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Ortalamalar
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
Genel Ortalama 6.78 7.40 4.31 6.11 3.53 4.93 5.65 3.79 4.38 5.05 4.06 3.70 7.06 6.07 5.04 6.67 7.34 4.22 37.31 32.19 26.58 231.191

İl Ortalaması 6.03 7.89 3.40 5.24 4.19 3.85 4.93 4.38 3.48 3.81 4.96 2.16 5.60 7.18 3.21 5.43 8.30 2.66 31.05 36.89 18.75 191.220
Okul Ortalaması 6.38 8.24 3.63 6.21 3.66 4.99 6.03 3.62 4.83 3.07 6.24 0.99 7.24 6.86 4.95 5.97 8.69 3.07 34.90 37.31 22.46 211.690

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra
1 38 - AHME TE *EM 5 / B 10 5 8.33 7 3 6.00 10 0 10.00 6 4 4.67 14 1 13.67 12 3 11.00 59.00 16.00 53.67 389.787 701 19 1 1
2 2 - AYŞE ONAY 5 / B 11 4 9.67 8 2 7.33 10 0 10.00 7 3 6.00 15 0 15.00 9 6 7.00 60.00 15.00 55.00 387.422 742 20 2 2
3 37 - ENNUR HAYKIR 5 / B 11 4 9.67 8 2 7.33 7 3 6.00 5 5 3.33 15 0 15.00 8 7 5.67 54.00 21.00 47.00 360.178 1296 41 4 3
4 34 - ASYA AZBAY 5 / B 10 5 8.33 9 1 8.67 8 2 7.33 5 4 3.67 11 3 10.00 11 3 10.00 54.00 18.00 48.00 353.911 1458 45 5 4
5 36 - HATİCE KARATAŞ 5 / B 10 5 8.33 8 2 7.33 8 2 7.33 6 4 4.67 12 3 11.00 9 5 7.33 53.00 21.00 46.00 341.129 1736 61 7 5
6 35 - NURSENA AYKAÇ 5 / B 8 6 6.00 9 1 8.67 9 1 8.67 2 6 0.00 11 2 10.33 11 4 9.67 50.00 20.00 43.33 331.129 1972 73 8 6
7 27 - ZEHRA TEKTAŞ 5 / B 9 5 7.33 7 3 6.00 10 0 10.00 2 7 -0.33 10 3 9.00 4 11 0.33 42.00 29.00 32.33 260.258 3913 161 23 7
8 19 - CEYLİN ER 5 / B 4 11 0.33 8 2 7.33 9 1 8.67 3 7 0.67 11 4 9.67 8 7 5.67 43.00 32.00 32.33 255.884 4043 162 24 8
9 30 - ÜMİT YILDIZ 5 / B 10 5 8.33 5 5 3.33 10 0 10.00 0 6 -2.00 6 6 4.00 7 7 4.67 38.00 29.00 28.33 251.102 4196 176 30 9

10 11 - SALİM KURT 5 / B 8 7 5.67 7 3 6.00 10 0 10.00 3 7 0.67 7 8 4.33 7 8 4.33 42.00 33.00 31.00 246.356 4365 182 31 10
11 16 - ELİF HONÇA 5 / B 7 8 4.33 8 2 7.33 8 2 7.33 5 5 3.33 7 8 4.33 7 8 4.33 42.00 33.00 31.00 240.347 4560 196 33 11
12 5 - YASİN YAMAN 5 / B 9 4 7.67 4 5 2.33 7 1 6.67 2 5 0.33 8 4 6.67 5 10 1.67 35.00 29.00 25.33 238.729 4606 200 34 12
13 31 - DEFNE DADAK 5 / B 4 9 1.00 5 5 3.33 5 4 3.67 5 4 3.67 10 4 8.67 6 7 3.67 35.00 33.00 24.00 223.316 5119 229 41 13
14 22 - HALİT HONÇA 5 / B 8 6 6.00 5 5 3.33 6 4 4.67 4 6 2.00 6 9 3.00 7 8 4.33 36.00 38.00 23.33 221.458 5177 232 42 14
15 63 - GÜLÜMSER DADAK 5 / A 3 12 -1.00 6 3 5.00 3 7 0.67 2 5 0.33 11 2 10.33 6 8 3.33 31.00 37.00 18.67 206.027 5668 274 52 15
16 75 - ZEYNEP AKKA Ş 5 / A 6 8 3.33 8 2 7.33 2 5 0.33 4 4 2.67 4 8 1.33 5 8 2.33 29.00 35.00 17.33 177.253 6676 357 66 16
17 56 - İPEK SOYLU 0 / 0 8 7 5.67 5 5 3.33 7 3 6.00 0 10 -3.33 6 7 3.67 2 13 -2.33 28.00 45.00 13.00 165.849 7103 398 78 17
18 32 - DERYA H TİCE ATALAY 5 / B 5 10 1.67 7 3 6.00 7 3 6.00 1 9 -2.00 6 9 3.00 4 11 0.33 30.00 45.00 15.00 162.222 7243 413 84 18
19 77 - UMUT Sİ M 5 / A 6 9 3.00 7 3 6.00 1 9 -2.00 1 9 -2.00 3 12 -1.00 7 8 4.33 25.00 50.00 8.33 150.347 7682 451 92 19
20 62 - BELİN* KÜLTE 5 / A 6 9 3.00 5 4 3.67 5 5 3.33 3 7 0.67 4 11 0.33 4 11 0.33 27.00 47.00 11.33 146.480 7831 461 95 20
21 78 - AZİZ ESER 5 / A 3 11 -0.67 6 4 4.67 4 6 2.00 2 8 -0.67 5 9 2.00 5 9 2.00 25.00 47.00 9.33 139.680 8107 478 98 21
22 32 - İNCİ SOYLU 5 / A 4 11 0.33 6 4 4.67 3 7 0.67 1 9 -2.00 3 12 -1.00 7 8 4.33 24.00 51.00 7.00 134.933 8293 500 105 22
23 79 - ONUR EFE EROL 5 / A 3 12 -1.00 6 4 4.67 7 2 6.33 4 4 2.67 2 10 -1.33 5 9 2.00 27.00 41.00 13.33 134.107 8316 502 107 23
24 60 - ZÜMRAL EFE 5 / A 6 9 3.00 6 4 4.67 3 7 0.67 3 7 0.67 5 10 1.67 2 13 -2.33 25.00 50.00 8.33 132.667 8367 507 110 24
25 14 - MUSTAFA TÜBLEK 5 / B 4 9 1.00 4 6 2.00 1 6 -1.00 4 6 2.00 6 9 3.00 3 12 -1.00 22.00 48.00 6.00 129.333 8523 523 113 25
26 30 - A*İ * NL*I ÇG J *H 5 / A 4 11 0.33 4 6 2.00 3 7 0.67 3 7 0.67 3 12 -1.00 4 11 0.33 21.00 54.00 3.00 106.489 9397 629 154 26
27 69 - ASMİN ŞAHİN 0 / 0 5 10 1.67 3 7 0.67 6 4 4.67 1 8 -1.67 2 13 -2.33 2 13 -2.33 19.00 55.00 0.67 88.524 9919 701 185 27
28 61 - BELENAY TETİK 5 / A 1 14 -3.67 4 5 2.33 2 8 -0.67 4 6 2.00 3 9 0.00 4 11 0.33 18.00 53.00 0.33 86.009 9970 711 190 28
29 73 - DAMLA SU SAĞLAM 0 / 0 2 13 -2.33 5 5 3.33 4 6 2.00 1 9 -2.00 4 11 0.33 2 13 -2.33 18.00 57.00 -1.00 78.089 10094 723 195 29


