
ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - PUAN SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Afyonkarahisar MERKEZ Anıtkaya Ortaokulu Bilfen 6.Sınıf Deneme Sınavı-3 9995 652 150 24

Ortalamalar
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
Genel Ortalama 7.96 5.97 5.97 7.40 2.24 6.65 5.42 3.88 4.12 6.07 2.78 5.14 7.69 4.93 6.04 8.21 5.53 6.37 42.73 25.32 34.29 275.577

İl Ortalaması 6.96 6.60 4.76 6.70 2.77 5.77 5.09 4.14 3.71 5.06 3.20 3.99 6.49 5.84 4.54 7.17 6.35 5.06 37.48 28.90 27.84 240.682
Okul Ortalaması 5.46 8.71 2.56 5.79 3.92 4.49 4.58 5.17 2.86 4.29 4.46 2.81 5.17 7.67 2.61 6.46 7.92 3.82 31.75 37.83 19.14 193.743

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra
1 45 - SUDE NAZ İDİS 6 / A 9 4 7.67 9 1 8.67 9 1 8.67 5 2 4.33 11 0 11.00 12 3 11.00 55.00 11.00 51.33 370.033 2366 83 10 1
2 72 - AHMET EFE ÖZTÜPK 6 / A 8 6 6.00 10 0 10.00 4 6 2.00 6 3 5.00 8 5 6.33 12 3 11.00 48.00 23.00 40.33 312.200 3867 166 24 2
3 41 - EYLÜL ÖZTÜRK 6 / A 9 6 7.00 10 0 10.00 8 2 7.33 7 3 6.00 5 10 1.67 10 5 8.33 49.00 26.00 40.33 291.100 4444 208 32 3
4 26 - ALİÖTER 6 / B 8 6 6.00 9 1 8.67 7 3 6.00 7 1 6.67 7 5 5.33 7 7 4.67 45.00 23.00 37.33 277.800 4806 227 39 4
5 44 - RAMAZ SEVİŞ 6 / A 8 7 5.67 9 1 8.67 4 4 2.67 5 2 4.33 5 6 3.00 11 4 9.67 42.00 24.00 34.00 274.500 4902 236 40 5
6 42 - CEYLİN DALGIÇ 6 / A 9 4 7.67 8 1 7.67 4 6 2.00 6 3 5.00 5 4 3.67 9 5 7.33 41.00 23.00 33.33 273.367 4930 239 41 6
7 43 - HATİCE MOLA 6 / A 9 5 7.33 7 3 6.00 6 4 4.67 4 6 2.00 6 7 3.67 9 5 7.33 41.00 30.00 31.00 264.433 5185 253 44 7
8 67 - AHMET ASAF DEMİR 6 / A 8 4 6.67 8 2 7.33 7 3 6.00 4 4 2.67 4 3 3.00 5 9 2.00 36.00 25.00 27.67 231.133 6191 330 62 8
9 12 - KADİR ILDIZ 6 / A 7 6 5.00 5 5 3.33 5 5 3.33 4 4 2.67 5 5 3.33 7 5 5.33 33.00 30.00 23.00 222.167 6458 346 67 9

10 12 - HÜSNİYE KOPAN 6 / B 5 9 2.00 5 4 3.67 4 6 2.00 4 6 2.00 7 6 5.00 9 5 7.33 34.00 36.00 22.00 221.100 6472 349 68 10
11 15 - NESLİHAN DEĞER 6 / B 3 10 -0.33 8 2 7.33 5 5 3.33 2 4 0.67 8 6 6.00 8 6 6.00 34.00 33.00 23.00 215.567 6641 364 72 11
12 71 - ÜZEYİR AYKAÇ 6 / A 6 9 3.00 9 1 8.67 5 5 3.33 4 6 2.00 4 6 2.00 7 8 4.33 35.00 35.00 23.33 208.867 6847 378 74 12
13 31 - EMİNE NİSA OZTÜRK 6 / A 2 9 -1.00 6 3 5.00 2 4 0.67 5 3 4.00 7 4 5.67 5 8 2.33 27.00 31.00 16.67 178.900 7756 446 84 13
14 50 - GÜLŞEN ÖNCÜL 6 / A 7 8 4.33 3 7 0.67 2 8 -0.67 2 8 -0.67 6 9 3.00 5 10 1.67 25.00 50.00 8.33 157.767 8359 494 96 14
15 21 - ÖZLEM NUR ÖNKAL 6 / B 2 13 -2.33 3 5 1.33 6 4 4.67 7 3 6.00 3 12 -1.00 8 7 5.67 29.00 44.00 14.33 155.600 8412 497 97 15
16 81 - GÖKT Ğ İDİS 6 / A 4 11 0.33 7 3 6.00 3 7 0.67 5 5 3.33 4 11 0.33 4 11 0.33 27.00 48.00 11.00 139.933 8869 539 108 16
17 29 - TEVFİK EROL 6 / B 4 11 0.33 1 9 -2.00 0 10 -3.33 3 7 0.67 7 8 4.33 6 9 3.00 21.00 54.00 3.00 135.533 8960 547 110 17
18 40 - MAHAMMED ELHEBBEL 6 / B 3 12 -1.00 7 3 6.00 6 4 4.67 3 7 0.67 6 8 3.33 1 14 -3.67 26.00 48.00 10.00 128.867 9095 558 116 18
19 16 - HÜSEYİN TEKTAŞ 6 / A 8 7 5.67 1 9 -2.00 2 8 -0.67 4 6 2.00 2 13 -2.33 4 11 0.33 21.00 54.00 3.00 122.233 9220 575 120 19
20 27 - AZ İZ KOPAN 6 / A 3 12 -1.00 4 6 2.00 6 4 4.67 1 9 -2.00 4 11 0.33 5 10 1.67 23.00 52.00 5.67 122.233 9220 575 120 19
21 25 - MEHMET KİRKİT 6 / B 1 14 -3.67 1 9 -2.00 5 5 3.33 5 5 3.33 6 9 3.00 4 11 0.33 22.00 53.00 4.33 113.267 9427 585 124 21
22 33 - HÜSEYİN BAYIR 6 / B 4 10 0.67 5 3 4.00 3 7 0.67 0 0 0.00 1 9 -2.00 2 9 -1.00 15.00 38.00 2.33 100.033 9611 602 127 22
23 18 - FURKAN KAYA 6 / B 4 11 0.33 2 8 -0.67 5 5 3.33 5 5 3.33 1 14 -3.67 1 14 -3.67 18.00 57.00 -1.00 73.233 9907 640 142 23
24 0 - MELİKE IRINIK 6 / B 0 15 -5.00 2 8 -0.67 2 8 -0.67 5 5 3.33 2 13 -2.33 4 11 0.33 15.00 60.00 -5.00 59.967 9967 646 146 24


