
ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - PUAN SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Afyonkarahisar MERKEZ Anıtkaya Ortaokulu Bilfen 7.Sınıf Deneme Sınavı-3 10813 855 313 28

Ortalamalar
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
Genel Ortalama 7.76 6.01 5.76 6.82 2.46 6.00 6.48 3.04 5.47 5.38 3.09 4.35 8.06 4.31 6.62 7.16 6.59 4.97 41.67 25.50 33.17 268.391

İl Ortalaması 6.79 6.48 4.63 6.29 2.68 5.40 6.16 3.24 5.07 4.14 3.41 3.00 6.68 5.03 5.00 6.04 7.07 3.68 36.10 27.92 26.79 233.688
Okul Ortalaması 5.57 8.43 2.76 5.71 3.68 4.49 6.29 3.54 5.11 2.96 4.82 1.36 4.32 6.68 2.10 5.46 8.54 2.62 30.32 35.68 18.43 186.345

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra
1 7 - AYDAN ÖTER 7 / B 13 1 12.67 8 1 7.67 10 0 10.00 9 0 9.00 11 2 10.33 12 3 11.00 63.00 7.00 60.67 415.567 1119 55 23 1
2 42 - CENK RUHİ TAŞKIN 7 / B 10 5 8.33 10 0 10.00 10 0 10.00 7 1 6.67 7 4 5.67 8 7 5.67 52.00 17.00 46.34 320.033 3668 189 79 2
3 9 - DENİZ OMAK 7 / A 8 6 6.00 6 4 4.67 8 2 7.33 6 3 5.00 8 3 7.00 12 3 11.00 48.00 21.00 41.00 316.667 3780 198 82 3
4 45 - ZÜLAL ÖZÜ RK 7 / B 10 5 8.33 8 2 7.33 9 1 8.67 1 3 0.00 2 5 0.33 8 5 6.33 38.00 21.00 30.99 253.267 5656 332 122 4
5 0 - BİLGE ELA SANCAK 7 / A 8 5 6.33 5 5 3.33 8 2 7.33 5 5 3.33 8 5 6.33 5 9 2.00 39.00 31.00 28.65 244.367 5956 354 126 5
6 10 - ALPER N AZBAY 7 / A 5 10 1.67 7 3 6.00 7 3 6.00 3 7 0.67 9 6 7.00 7 8 4.33 38.00 37.00 25.67 228.900 6446 388 136 6
7 25 - HÜSEYİN DADAK 7 / A 7 8 4.33 6 4 4.67 7 3 6.00 1 9 -2.00 8 6 6.00 7 7 4.67 36.00 37.00 23.67 228.900 6446 388 136 6
8 6 - SÜMEYYE SAKİ 7 / B 6 7 3.67 5 4 3.67 8 2 7.33 0 1 -0.33 4 1 3.67 8 7 5.67 31.00 22.00 23.68 222.300 6667 402 141 8
9 11 - IRAZ SAÇAK 7 / A 7 8 4.33 6 3 5.00 9 1 8.67 3 7 0.67 5 6 3.00 6 9 3.00 36.00 34.00 24.67 216.667 6871 412 146 9

10 41 - SEFA ERDEM 7 / B 7 7 4.67 9 1 8.67 8 2 7.33 3 2 2.33 1 3 0.00 6 8 3.33 34.00 23.00 26.33 214.433 6951 422 151 10
11 1 - ELİF ESER 7 / B 4 10 0.67 8 2 7.33 7 3 6.00 2 6 0.00 7 4 5.67 6 7 3.67 34.00 32.00 23.34 211.167 7034 433 156 11
12 6 - HİLALSU K LTE 7 / A 7 8 4.33 7 3 6.00 6 4 4.67 6 4 4.67 4 8 1.33 6 9 3.00 36.00 36.00 24.00 208.867 7116 438 159 12
13 10 - YASİN SAĞLAM 7 / B 6 8 3.33 10 0 10.00 5 5 3.33 3 2 2.33 4 10 0.67 5 10 1.67 33.00 35.00 21.33 190.000 7781 511 181 13
14 4 - RAFİA KOPAN 7 / A 6 9 3.00 7 3 6.00 7 3 6.00 3 7 0.67 2 12 -2.00 6 9 3.00 31.00 43.00 16.67 168.900 8536 584 204 14
15 23 - GAMZE NUR SALMAN 7 / A 4 10 0.67 6 2 5.33 4 6 2.00 5 5 3.33 6 9 3.00 4 9 1.00 29.00 41.00 15.33 166.667 8613 593 207 15
16 15 - YUNUS DEĞER 7 / A 4 8 1.33 1 9 -2.00 6 3 5.00 3 7 0.67 4 11 0.33 8 7 5.67 26.00 45.00 11.00 161.100 8810 615 216 16
17 2 - HATİCE KÖK 7 / A 4 9 1.00 6 3 5.00 4 5 2.33 5 4 3.67 5 8 2.33 3 9 0.00 27.00 38.00 14.33 158.867 8881 624 219 17
18 39 - FADİK ÖNCÜL 7 / A 2 9 -1.00 5 2 4.33 8 2 7.33 2 3 1.00 1 4 -0.33 3 8 0.33 21.00 28.00 11.66 135.533 9630 690 241 18
19 28 - ZEYNEP ÜN 7 / A 3 10 -0.33 4 4 2.67 6 3 5.00 2 3 1.00 3 5 1.33 3 11 -0.67 21.00 36.00 9.00 131.100 9757 707 247 19
20 21 - İBRAHİ YAMAN 7 / A 6 8 3.33 3 4 1.67 5 5 3.33 0 10 -3.33 3 8 0.33 3 9 0.00 20.00 44.00 5.33 129.967 9793 715 250 20
21 4 - KÜBRAKAYNAR 7 / B 3 11 -0.67 5 5 3.33 5 5 3.33 1 9 -2.00 1 8 -1.67 7 8 4.33 22.00 46.00 6.65 128.800 9839 720 254 21
22 7 - EREN TÜPLEK 7 / A 5 10 1.67 5 3 4.00 6 4 4.67 0 0 0.00 0 4 -1.33 3 12 -1.00 19.00 33.00 8.01 124.500 9939 733 259 22
23 14 - BEKİR GENÇ 7 / A 3 9 0.00 4 6 2.00 4 4 2.67 2 5 0.33 3 9 0.00 4 9 1.00 20.00 42.00 6.00 123.333 9972 741 263 23
24 36 - UMUT TÜPLEK 7 / A 5 10 1.67 3 7 0.67 5 5 3.33 2 6 0.00 1 5 -0.67 3 10 -0.33 19.00 43.00 4.67 117.800 10110 754 268 24
25 8 - ORHAN OMAK 7 / A 4 11 0.33 7 3 6.00 2 8 -0.67 3 7 0.67 3 12 -1.00 4 11 0.33 23.00 52.00 5.66 117.733 10136 757 271 25
26 5 - FADİME NUR KÜL * 7 / A 3 12 -1.00 5 5 3.33 5 5 3.33 4 6 2.00 3 12 -1.00 3 12 -1.00 23.00 52.00 5.66 108.867 10314 786 283 26
27 8 - CEYLİN ÖTE R 7 / B 3 10 -0.33 2 7 -0.33 4 6 2.00 0 5 -1.67 3 7 0.67 2 9 -1.00 14.00 44.00 -0.66 95.600 10520 820 300 27
28 13 - NEHİR EFE 7 / A 3 12 -1.00 2 8 -0.67 3 7 0.67 2 8 -0.67 5 10 1.67 1 14 -3.67 16.00 59.00 -3.67 77.767 10711 848 310 28


