
ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - PUAN SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Afyonkarahisar MERKEZ Anıtkaya Ortaokulu Bilfen 8.Sınıf Deneme Sınavı-3 18179 2034 1513 19

Ortalamalar
TÜRKÇE T.C. İNK. TAR. DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
Genel Ortalama 10.90 6.83 8.62 6.15 2.75 5.23 6.35 2.54 5.51 4.84 2.88 3.88 7.01 4.59 5.48 7.64 8.31 4.88 42.89 27.89 33.60 234.101

İl Ortalaması 6.92 7.95 4.27 4.23 3.46 3.08 3.44 1.94 2.80 2.62 3.70 1.39 4.03 3.78 2.76 4.09 5.31 2.32 25.34 26.15 16.62 166.223
Okul Ortalaması 8.05 10.32 4.61 5.47 4.16 4.09 6.63 3.26 5.54 3.95 4.42 2.47 3.37 8.74 0.46 7.89 10.95 4.25 35.37 41.84 21.42 173.131

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE T.C. İNK. TAR. DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra
1 57 - BEYZA KIZILYER 8 / A 15 5 13.33 10 0 10.00 8 2 7.33 8 2 7.33 7 8 4.33 16 4 14.67 64.00 21.00 56.99 328.119 3858 153 93 1
2 92 - ZEYNEP SELİME YIRGAL 8 / A 14 4 12.67 9 1 8.67 10 0 10.00 9 1 8.67 1 5 -0.67 15 5 13.33 58.00 16.00 52.67 290.607 5386 238 141 2
3 68 - EBRAR TETİK 8 / A 14 6 12.00 7 3 6.00 10 0 10.00 8 1 7.67 3 4 1.67 13 5 11.33 55.00 19.00 48.67 283.215 5682 256 148 3
4 70 - ELÇİN KÜLTE 8 / A 9 10 5.67 8 2 7.33 8 2 7.33 8 2 7.33 4 6 2.00 15 5 13.33 52.00 27.00 42.99 257.022 7030 344 195 4
5 87 - MUSTAFA ERDEM 8 / A 14 6 12.00 8 2 7.33 9 1 8.67 3 7 0.67 6 10 2.67 8 12 4.00 48.00 38.00 35.34 235.333 8187 410 235 5
6 84 - ENES ÖZDEMİR 8 / A 9 8 6.33 6 4 4.67 6 4 4.67 1 9 -2.00 8 2 7.33 9 10 5.67 39.00 37.00 26.67 225.422 8779 445 249 6
7 85 - ENNUR ÖNKAL 8 / A 8 11 4.33 9 1 8.67 9 0 9.00 1 4 -0.33 3 3 2.00 5 8 2.33 35.00 27.00 26.00 177.007 11721 640 334 7
8 20 - FATMA TOK 8 / A 9 8 6.33 7 3 6.00 9 1 8.67 2 5 0.33 3 5 1.33 5 11 1.33 35.00 33.00 23.99 175.496 11823 646 339 8
9 74 - ELİF BOZKURT 0 / A 8 9 5.00 3 6 1.00 7 3 6.00 3 6 1.00 3 9 0.00 9 10 5.67 33.00 43.00 18.67 175.081 11825 647 340 9

10 88 - RÜYA ÖZTÜRK 8 / A 9 10 5.67 5 5 3.33 8 2 7.33 4 6 2.00 1 7 -1.33 7 12 3.00 34.00 42.00 20.00 162.252 12693 717 374 10
11 86 - KÜBRA 8 / A 5 8 2.33 3 5 1.33 6 3 5.00 0 0 0.00 0 2 -0.67 6 13 1.67 20.00 31.00 9.66 129.111 14886 905 477 11
12 0 - AYŞEGÜL ÖZTÜRK 8 / A 7 13 2.67 3 7 0.67 2 8 -0.67 5 5 3.33 3 17 -2.67 7 12 3.00 27.00 62.00 6.33 122.711 15363 1025 576 12
13 90 - VEYSEL ILDIZ 8 / A 4 12 0.00 4 2 3.33 5 5 3.33 1 1 0.67 3 3 2.00 4 13 -0.33 21.00 36.00 9.00 120.756 15498 1065 612 13
14 55 - BERRA NUR İLERİ 0 / A 6 14 1.33 4 6 2.00 5 5 3.33 4 6 2.00 4 16 -1.33 6 14 1.33 29.00 61.00 8.66 118.741 15672 1124 663 14
15 65 - CEYLİN ERDEM 8 / A 5 11 1.33 8 2 7.33 7 3 6.00 2 5 0.33 1 6 -1.00 4 15 -1.00 27.00 42.00 12.99 116.267 15849 1177 712 15
16 0 - SATI NUR KÜLTE 0 / A 4 16 -1.33 4 6 2.00 3 7 0.67 7 3 6.00 4 16 -1.33 5 15 0.00 27.00 63.00 6.01 97.081 17314 1815 1315 16
17 72 - ÖZKAN ÖNKAL 8 / B 5 15 0.00 1 9 -2.00 4 6 2.00 1 9 -2.00 5 15 0.00 5 15 0.00 21.00 69.00 -2.00 97.037 17325 1818 1318 17
18 56 - SULTAN SAÇAK 8 / B 4 14 -0.67 2 8 -0.67 6 4 4.67 4 6 2.00 3 14 -1.67 5 15 0.00 24.00 61.00 3.66 95.022 17437 1852 1348 18
19 52 - ALİ ATAY 8 / A 4 16 -1.33 3 7 0.67 4 6 2.00 4 6 2.00 2 18 -4.00 6 14 1.33 23.00 67.00 0.67 83.215 17882 2004 1489 19


