
OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

AFYONKARAHİSARAFYONKARAHİSAR MERKEZANITKAYA ORTAOKULU 8. SINIF LGS 3.DENEME 23 109 187 21233

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 11 7 8,08 5 4 3,35 6 3 4,52 6 2 4,87 6 5 4,38 10 7 7,73 43 30 32,93 301,810

Okul Ortalaması 11 8 8,17 5 5 3,20 6 3 4,99 5 2 4,30 2 6 0,64 11 7 8,77 40 30 30,07 290,480

KATILIMLAR

1 42 CEN  TAŞKIN 8A 16 4 14,67 7 3 6,00 8 2 7,33 6 4 4,67 11 6 9,00 17 3 16,00 65 22 57,67 393,766 1 1 4 8 3099
% 15

2 7 AYDAN ÖTER 8A 15 5 13,33 8 2 7,33 8 2 7,33 10 0 10,00 5 3 4,00 18 2 17,33 64 14 59,32 382,465 2 2 7 15 3727
% 18

3 10 AZBAY ALPEREN 8A 11 6 9,00 9 1 8,67 9 1 8,67 8 1 7,67 3 3 2,00 19 1 18,67 59 13 54,68 361,851 3 3 12 22 4921
% 23

4 9 OMAK DENİZ 8A 15 4 13,67 6 3 5,00 7 2 6,33 10 0 10,00 4 9 1,00 17 3 16,00 59 21 52,00 359,875 4 4 14 24 5052
% 24

5 45 ZÜLAL ÖZTÜRK 8A 13 3 12,00 6 3 5,00 6 1 5,67 3 3 2,00 17 3 16,00 45 13 40,67 340,534 5 5 22 37 6409
% 30

6 1 ELİF ESER 8A 12 6 10,00 6 3 5,00 8 1 7,67 4 1 3,67 5 4 3,67 12 7 9,67 47 22 39,68 322,123 6 6 25 47 7795
% 37

7 6 KÜLTE HİLALSU 8A 15 4 13,67 4 5 2,33 7 3 6,00 10 0 10,00 0 8 -2,67 12 8 9,33 48 28 38,66 311,706 7 7 33 62 8627
% 41

8 9 ZEYNEP EROL 8A 15 4 13,67 6 3 5,00 6 3 5,00 6 2 5,33 1 2 0,33 10 10 6,67 44 24 36,00 308,956 8 8 35 67 8918
% 42

9 10 AHMED YASİN SAĞLAM8A 11 9 8,00 4 6 2,00 7 3 6,00 0 1 -0,33 3 4 1,67 14 6 12,00 39 29 29,34 300,365 9 9 39 77 9691
% 46

10 28 ÜN ZEYNEP 8A 13 6 11,00 5 4 3,67 7 2 6,33 7 0 7,00 1 3 0,00 9 10 5,67 42 25 33,67 294,649 10 10 41 82 10290
% 48

11 41 SEFA ERDEM 8A 11 8 8,33 5 5 3,33 8 1 7,67 3 2 2,33 1 2 0,33 12 8 9,33 40 26 31,32 294,543 11 11 43 84 10304
% 49

12 6 SÜMEYYE SAKİ 8A 11 7 8,67 3 3 2,00 9 0 9,00 2 3 1,00 1 5 -0,67 12 7 9,67 38 25 29,67 291,420 12 12 48 93 10615
% 50

13 11 SAÇAK IRAZ 8A 11 8 8,33 4 3 3,00 4 3 3,00 8 1 7,67 2 4 0,67 8 7 5,67 37 26 28,34 279,456 13 13 56 108 11806
% 56

14 3 SERKAN TETİK 8A 10 9 7,00 5 5 3,33 6 4 4,67 0 1 -0,33 1 0 1,00 11 7 8,67 33 26 24,34 279,111 14 14 58 110 11840
% 56

15 4 KAYNAR KÜBRA 8A 8 11 4,33 5 5 3,33 8 2 7,33 1 5 -0,67 2 7 -0,33 13 7 10,67 37 37 24,66 274,662 15 15 61 113 12301
% 58

16 39 ÖNCÜL FADİK 8A 8 9 5,00 7 3 6,00 7 3 6,00 3 3 2,00 3 5 1,33 9 8 6,33 37 31 26,66 272,689 16 16 63 116 12535
% 59

17 23 SALMAN GAMZENUR 8A 8 10 4,67 0 8 -2,67 1 9 -2,00 6 2 5,33 3 3 2,00 10 8 7,33 28 40 14,66 253,628 17 17 75 136 14618
% 69

18 36 TÜPLEK UMUT 8A 8 8 5,33 4 6 2,00 5 5 3,33 3 0 3,00 1 3 0,00 7 10 3,67 28 32 17,33 247,258 18 18 81 147 15336
% 72

19 4 KOPAN RAFİA 8A 5 10 1,67 3 7 0,67 5 3 4,00 5 3 4,00 4 7 1,67 7 8 4,33 29 38 16,34 241,715 19 19 87 158 15933
% 75

20 2 KÖK HATİCE 8A 9 9 6,00 5 5 3,33 4 6 2,00 8 2 7,33 0 12 -4,00 8 12 4,00 34 46 18,66 240,739 20 20 90 161 16030
% 75

21 5 KÜLTE NUR FADİME 8A 7 12 3,00 3 7 0,67 4 6 2,00 6 4 4,67 2 6 0,00 7 8 4,33 29 43 14,67 237,630 21 21 92 163 16363
% 77

22 25 DADAK HÜREYİN 8A 10 10 6,67 2 8 -0,67 4 6 2,00 5 5 3,33 1 19 -5,33 3 17 -2,67 25 65 3,33 197,775 22 22 104 181 19970
% 94

23 13 EFE NEHİR 8A 5 15 0,00 2 8 -0,67 2 8 -0,67 2 2 1,33 0 9 -3,00 5 6 3,00 16 48 -0,01 194,017 23 23 107 184 20220
% 95
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