
OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

AFYONKARAHİSARAFYONKARAHİSAR MERKEZANITKAYA İMAM HATİP ORTAOKULU 8 SINIF NEON CDS 03 (CP00-08.01CDS03)21 21 21 21

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 13 5 11,16 6 3 5,37 8 2 6,89 4 3 2,67 4 4 2,43 9 7 6,92 43 23 35,44 308,180

Okul Ortalaması 13 5 11,16 6 3 5,37 8 2 6,89 4 3 2,67 4 4 2,43 9 7 6,92 43 23 35,44 308,180

KATILIMLAR

1 7 AYDAN ÖTER 8B 20 0 20,00 9 0 9,00 8 0 8,00 7 0 7,00 7 4 5,67 19 1 18,67 70 5 68,34 423,551 1 1 1 1 1
% 4,76

2 42 CENK TAK IN 8B 18 2 17,33 9 1 8,67 9 1 8,67 6 4 4,67 11 8 8,33 18 2 17,33 71 18 65,00 414,991 2 2 2 2 2
% 9,52

3 9 DENİZ OMAK 8A 19 1 18,67 6 3 5,00 10 0 10,00 9 1 8,67 7 5 5,33 10 6 8,00 61 16 55,67 371,986 1 3 3 3 3
% 14

4 1 ELİF ESER 8B 16 2 15,33 6 3 5,00 9 1 8,67 1 5 -0,67 7 4 5,67 13 5 11,33 52 20 45,33 356,057 3 4 4 4 4
% 19

5 9 ZEYNEP EROL 8B 16 3 15,00 7 3 6,00 8 1 7,67 4 2 3,33 1 6 -1,00 16 3 15,00 52 18 46,00 347,180 4 5 5 5 5
% 24

6 6 HİLALSU KÜLTE 8A 16 4 14,67 9 1 8,67 7 3 6,00 10 0 10,00 6 3 5,00 9 11 5,33 57 22 49,67 342,682 2 6 6 6 6
% 29

7 45 ZÜLAL ÖZTÜRK 8B 14 2 13,33 9 1 8,67 10 0 10,00 1 0 1,00 14 4 12,67 48 7 45,67 342,649 5 7 7 7 7
% 33

8 41 SEFA ERDEM 8B 13 3 12,00 6 3 5,00 9 1 8,67 2 4 0,67 3 1 2,67 12 6 10,00 45 18 39,01 325,315 6 8 8 8 8
% 38

9 6 SÜMEYYE SAKİ 8B 15 2 14,33 7 0 7,00 7 3 6,00 0 1 -0,33 4 5 2,33 9 8 6,33 42 19 35,66 315,662 7 9 9 9 9
% 43

10 3 SERKAN TETİK 8B 14 4 12,67 6 2 5,33 7 2 6,33 3 1 2,67 1 1 0,67 11 6 9,00 42 16 36,67 314,719 8 10 10 10 10
% 48

11 2 HATİCE KÖK 8A 12 6 10,00 8 2 7,33 8 2 7,33 9 0 9,00 5 4 3,67 8 9 5,00 50 23 42,33 314,155 3 11 11 11 11
% 52

12 10 ALPEREN AZBAY 8A 9 5 7,33 8 0 8,00 7 2 6,33 3 3 2,00 4 2 3,33 12 6 10,00 43 18 36,99 310,427 4 12 12 12 12
% 57

13 10 AHMED YASİN SAĞLAM8B 14 4 12,67 5 4 3,67 8 2 7,33 2 6 0,00 8 7 5,67 37 23 29,34 293,237 9 13 13 13 13
% 62

14 28 ZEYNEP ÜN 8A 13 5 11,33 4 6 2,00 8 2 7,33 2 4 0,67 4 3 3,00 7 8 4,33 38 28 28,66 292,933 5 14 14 14 14
% 67

15 39 FADİK ÖNCÜL 8A 10 8 7,33 6 3 5,00 9 1 8,67 1 5 -0,67 3 6 1,00 5 6 3,00 34 29 24,33 267,042 6 15 15 15 15
% 71

16 4 RAFİA KOPAN 8A 9 7 6,67 8 0 8,00 7 1 6,67 3 4 1,67 3 5 1,33 5 11 1,33 35 28 25,67 263,391 7 16 16 16 16
% 76

17 36 UMUT TÜPLEK 8A 10 4 8,67 6 2 5,33 8 2 7,33 3 3 2,00 1 2 0,33 4 11 0,33 32 24 23,99 261,043 8 17 17 17 17
% 81

18 11 IRAZ SAÇAK 8A 9 8 6,33 3 4 1,67 4 1 3,67 5 3 4,00 4 7 1,67 5 8 2,33 30 31 19,67 254,780 9 18 18 18 18
% 86

19 4 KÜBRA KAYNAR 8B 8 11 4,33 2 6 0,00 7 3 6,00 3 2 2,33 3 5 1,33 6 9 3,00 29 36 16,99 246,566 10 19 19 19 19
% 90

20 5 FADİME NUR KÜLTE 8A 7 10 3,67 1 7 -1,33 6 4 4,67 2 8 -0,67 1 2 0,33 3 11 -0,67 20 42 6,00 215,011 10 20 20 20 20
% 95

21 13 NEHİR EFE 8A 7 13 2,67 6 4 4,67 2 8 -0,67 1 4 -0,33 2 8 -0,67 0 8 -2,67 18 45 3,00 198,502 11 21 21 21 21
% 100
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