
OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

AFYONKARAHİSARAFYONKARAHİSAR MERKEZANITKAYA ORTAOKULU 8. SINIF GOLD SERİSİ DENEME 5 (8G523) 12 151 151 8225

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 12 6 9,97 6 3 4,76 7 3 5,89 6 2 5,07 6 5 4,67 9 8 6,07 45 27 36,43 309,530

Okul Ortalaması 10 7 7,83 5 3 4,19 6 2 5,69 4 2 3,64 2 6 0,17 6 9 2,64 34 29 24,16 263,690

KATILIMLAR

1 9 DENİZ OMAK 8A 16 4 14,67 8 2 7,33 10 0 10,00 9 1 8,67 3 7 0,67 10 7 7,67 56 21 49,01 337,251 1 1 72 72 2924
% 36

2 2 HATİCE KÖK 8A 13 4 11,67 8 1 7,67 6 3 5,00 8 2 7,33 3 4 1,67 8 5 6,33 46 19 39,67 312,005 2 2 100 100 3837
% 47

3 28 ZEYNEP ÜN 8A 16 3 15,00 9 1 8,67 8 2 7,33 6 1 5,67 0 6 -2,00 8 10 4,67 47 23 39,34 307,606 3 3 102 102 4017
% 49

4 6 HİLALSU KÜLTE 8A 10 7 7,67 7 2 6,33 8 2 7,33 9 1 8,67 2 3 1,00 7 11 3,33 43 26 34,33 283,627 4 4 122 122 4967
% 60

5 11 IRAZ SAÇAK 8A 10 8 7,33 4 3 3,00 6 0 6,00 6 3 5,00 2 3 1,00 7 6 5,00 35 23 27,33 275,452 5 5 124 124 5340
% 65

6 4 RAFİA KOPAN 8A 7 6 5,00 6 2 5,33 7 0 7,00 3 3 2,00 3 2 2,33 4 7 1,67 30 20 23,33 258,477 6 6 133 133 5988
% 73

7 39 FADİK ÖNCÜL  8 9 5,00 6 3 5,00 7 1 6,67 3 3 2,00 2 2 1,33 5 12 1,00 31 30 21,00 250,286 1 7 136 136 6270
% 76

8 23 GAMZENUR SALMAN 8A 10 9 7,00 2 3 1,00 5 3 4,00 4 1 3,67 0 5 -1,67 4 5 2,33 25 26 16,33 242,523 7 8 138 138 6509
% 79

9 25 HÜSEYİN DADAK 8A 10 7 7,67 1 6 -1,00 6 2 5,33 1 1 0,67 4 9 1,00 3 12 -1,00 25 37 12,67 237,692 8 9 140 140 6657
% 81

10 10 ALPEREN AZBAY 8A 9 5 7,33 6 4 4,67 4 3 3,00 1 4 -0,33 3 16 -2,33 6 13 1,67 29 45 14,01 236,548 9 10 141 141 6692
% 81

11 5 FADİME NUR KÜLTE 8A 6 12 2,00 2 8 -0,67 6 4 4,67 3 7 0,67 1 2 0,33 5 15 0,00 23 48 7,00 213,635 10 11 150 150 7336
% 89

12 13 NEHİ  EFE 8 6 7 3,67 4 3 3,00 3 3 2,00 0 1 -0,33 1 7 -1,33 1 6 -1,00 15 27 6,01 209,187 1 12 151 151 7451
% 91
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