
OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

AFYONKARAHİSARAFYONKARAHİSAR MERKEZANITKAYA İMAM HATİP ORTAOKULU 5. SINIF 4.DENEME 29 42 42 15737

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TÜR SOS DİN İNG MAT FEN

Türkçe Sosyal BilgilerDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 7 7 4,47 6 4 4,77 5 4 3,58 6 3 4,56 6 7 3,20 6 7 4,04 36 33 24,62 214,440

Okul Ortalaması 8 7 5,20 6 4 4,83 7 3 5,41 5 4 3,86 6 7 4,07 8 7 5,24 39 33 28,61 237,840

KATILIMLAR

1 37 ENNUR HAYKI 5A 11 4 9,67 10 0 10,00 9 1 8,67 9 1 8,67 11 2 10,33 14 1 13,67 64 9 61,01 410,927 1 1 2 2 574
% 3,65

2 2 AYŞE ONAY 5A 13 2 12,33 10 0 10,00 9 1 8,67 10 0 10,00 11 2 10,33 11 3 10,00 64 8 61,33 405,296 2 2 3 3 668
% 4,24

3 38 AHMET ERDEM 5A 13 2 12,33 10 0 10,00 10 0 10,00 10 0 10,00 9 6 7,00 13 2 12,33 65 10 61,66 396,880 3 3 4 4 799
% 5,08

4 35 NURSENA AY AÇ 5A 12 2 11,33 10 0 10,00 10 0 10,00 8 1 7,67 9 2 8,33 13 2 12,33 62 7 59,66 395,386 4 4 5 5 836
% 5,31

5 36 HATİCE KARA *Ş 5A 13 1 12,67 10 0 10,00 9 1 8,67 9 0 9,00 8 4 6,67 12 3 11,00 61 9 58,01 381,078 5 5 6 6 1113
% 7,07

6 34 ASYA AZBAY 5A 11 2 10,33 10 0 10,00 10 0 10,00 9 1 8,67 8 4 6,67 13 2 12,33 61 9 58,00 377,759 6 6 7 7 1184
% 7,52

7 19 CEYLİN ER 5A 11 4 9,67 8 2 7,33 10 0 10,00 9 1 8,67 9 6 7,00 12 3 11,00 59 16 53,67 360,684 7 7 9 9 1618
% 10

8 80 SEYDİAHMET PİYAN 5A 8 7 5,67 6 4 4,67 7 3 6,00 5 5 3,33 10 5 8,33 9 6 7,00 45 30 35,00 288,648 8 8 10 10 3787
% 24

9 11 SALİM KURT 5A 9 6 7,00 9 1 8,67 7 3 6,00 8 2 7,33 6 9 3,00 10 5 8,33 49 26 40,33 281,908 9 9 12 12 4036
% 26

10 14 ELİF HONÇA 5A 9 6 7,00 8 2 7,33 9 1 8,67 7 3 6,00 5 10 1,67 11 4 9,67 49 26 40,34 279,345 10 10 14 14 4145
% 26

11 0 ÜMİT YILDIZ 5A 10 5 8,33 8 2 7,33 7 3 6,00 5 4 3,67 6 6 4,00 9 6 7,00 45 26 36,33 276,247 11 11 15 15 4257
% 27

12 31 DEFNE DADAK 5A 9 5 7,33 4 5 2,33 5 5 3,33 4 6 2,00 8 5 6,33 8 7 5,67 38 33 26,99 258,195 12 12 17 17 4986
% 32

13 59 ONUR EFE EROL 5A 9 5 7,33 4 6 2,00 8 2 7,33 4 5 2,33 6 5 4,33 7 7 4,67 38 30 27,99 243,070 13 13 18 18 5623
% 36

14 22 HALİT HONÇA 5A 9 6 7,00 7 3 6,00 8 2 7,33 5 5 3,33 5 10 1,67 8 6 6,00 42 32 31,33 239,980 14 14 19 19 5772
% 37

15 14 MUSTAFA TÜBLEK 5A 7 6 5,00 8 1 7,67 9 1 8,67 8 1 7,67 2 10 -1,33 6 6 4,00 40 25 31,68 206,271 15 15 23 23 7381
% 47

16 5 YASİN YAMAN 5A 4 8 1,33 4 5 2,33 8 2 7,33 3 3 2,00 4 7 1,67 9 5 7,33 32 30 21,99 201,478 16 16 24 24 7626
% 48

17 0 AZİZ ESER 5A 8 7 5,67 4 6 2,00 7 3 6,00 1 9 -2,00 9 6 7,00 3 12 -1,00 32 43 17,67 199,740 17 17 25 25 7725
% 49

18 32 DERYA HATİCE ATALAY 8 7 5,67 8 2 7,33 7 3 6,00 6 4 4,67 5 9 2,00 4 11 0,33 38 36 26,00 197,613 1 18 26 26 7832
% 50

19 63 GÜLÜMSER DADAK  6 9 3,00 6 2 5,33 5 4 3,67 1 7 -1,33 6 4 4,67 3 8 0,33 27 34 15,67 177,137 2 19 27 27 8978
% 57

20 62 BELİNAY KÜLTE 5A 6 9 3,00 2 7 -0,33 4 6 2,00 6 4 4,67 6 9 3,00 5 10 1,67 29 45 14,01 172,352 18 20 28 28 9274
% 59

21 73 DAMLA SU SAĞLAM 5A 6 9 3,00 2 8 -0,67 3 7 0,67 5 5 3,33 7 8 4,33 4 11 0,33 27 48 10,99 166,749 19 21 29 29 9614
% 61

22 61 BELENAY  TETİK 5A 5 10 1,67 5 5 3,33 7 3 6,00 2 8 -0,67 5 9 2,00 5 10 1,67 29 45 14,00 158,089 20 22 30 30 10178
% 65

23 77 UMUT SİM 5A 5 10 1,67 4 6 2,00 2 8 -0,67 6 4 4,67 4 11 0,33 5 10 1,67 26 49 9,67 141,079 21 23 32 32 11347
% 72

24 69 ASMİN ŞAHİN  5 10 1,67 3 7 0,67 3 7 0,67 3 4 1,67 4 11 0,33 5 10 1,67 23 49 6,68 132,773 3 24 35 35 11915
% 76

25 0 ZEYNEP AKKAŞ 5A 2 13 -2,33 5 5 3,33 5 5 3,33 3 7 0,67 4 9 1,00 6 9 3,00 25 48 9,00 131,649 22 25 36 36 11989
% 76

26 58 GİZEM BOZKURT 5A 3 12 -1,00 2 8 -0,67 2 8 -0,67 0 10 -3,33 5 10 1,67 6 9 3,00 18 57 -1,00 117,039 23 26 37 37 12994
% 83

27 32 İNCİ SOYLU 5A 2 13 -2,33 5 5 3,33 2 8 -0,67 3 7 0,67 6 9 3,00 3 12 -1,00 21 54 3,00 111,199 24 27 38 38 13390
% 85

28 56 İPEK SOYLU 5A 3 12 -1,00 2 8 -0,67 3 7 0,67 1 9 -2,00 5 8 2,33 3 12 -1,00 17 56 -1,67 100,563 25 28 41 41 14061
% 89

29 0 **M    U  2 13 -2,33 2 8 -0,67 5 5 3,33 3 7 0,67 4 11 0,33 3 12 -1,00 19 56 0,33 88,315 4 29 42 42 14694
% 93
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OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

AFYONKARAHİSARAFYONKARAHİSAR MERKEZANITKAYA İMAM HATİP ORTAOKULU 6. SINIF 4.DENEME 24 40 40 14529

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TÜR SOS DİN İNG MAT FEN

Türkçe Sosyal BilgilerDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 6 7 3,99 6 4 4,46 5 4 3,98 5 4 4,18 5 7 2,55 5 7 2,93 33 32 22,09 196,680

Okul Ortalaması 6 8 3,83 4 5 2,69 5 5 3,24 4 5 2,90 5 8 2,14 5 9 1,51 29 39 16,31 174,160

KATILIMLAR

1 45 SUDE NAZ İDİS 6A 13 2 12,33 6 4 4,67 9 1 8,67 6 2 5,33 12 1 11,67 8 6 6,00 54 16 48,67 363,032 1 1 1 1 851
% 5,86

2 72 AHMET EFE ÖZTÜRK  A 9 3 8,00 5 5 3,33 6 3 5,00 5 5 3,33 11 2 10,33 7 8 4,33 43 26 34,32 295,987 1 2 4 4 2157
% 15

3 67 AHMET ASAF DEMİR 6A 10 5 8,33 8 2 7,33 6 4 4,67 7 3 6,00 5 7 2,67 10 5 8,33 46 26 37,33 278,024 2 3 5 5 2610
% 18

4 41 EYLÜL ÖZTÜRK 6A 10 5 8,33 8 2 7,33 4 6 2,00 10 0 10,00 4 7 1,67 6 8 3,33 42 28 32,66 238,993 3 4 6 6 3979
% 27

5 0 6A 8 5 6,33 1 9 -2,00 5 5 3,33 2 8 -0,67 7 5 5,33 6 6 4,00 29 38 16,32 214,381 4 5 7 7 5090
% 35

6 24 GÖRKEM SAMET TETİK 5 10 1,67 6 4 4,67 4 6 2,00 7 3 6,00 8 6 6,00 5 7 2,67 35 36 23,01 211,272 1 6 8 8 5264
% 36

7 44 RAMAZAN SEVİŞ 6A 10 5 8,33 5 4 3,67 8 2 7,33 4 3 3,00 2 8 -0,67 7 8 4,33 36 30 25,99 210,716 5 7 9 9 5285
% 36

8 42 CEYLİN DALGIÇ 6A 4 11 0,33 6 2 5,33 6 3 5,00 8 1 7,67 4 9 1,00 7 5 5,33 35 31 24,66 192,436 6 8 11 11 6326
% 44

9 12 KADİR ILDIZ  10 5 8,33 2 7 -0,33 2 5 0,33 4 2 3,33 7 6 5,00 2 12 -2,00 27 37 14,66 189,607 2 9 12 12 6488
% 45

10 43000 HAİ CE MOLA 6A 5 8 2,33 6 2 5,33 5 3 4,00 2 8 -0,67 5 6 3,00 6 9 3,00 29 36 16,99 180,494 7 10 14 14 7035
% 48

11 26 ALİ ÖTER 6A 6 5 4,33 6 3 5,00 6 4 4,67 6 4 4,67 3 6 1,00 4 8 1,33 31 30 21,00 179,658 8 11 15 15 7085
% 49

12 81 G Ö K T U Ğ İ D İ 6A 5 10 1,67 4 6 2,00 2 8 -0,67 4 6 2,00 8 7 5,67 4 11 0,33 27 48 11,00 169,075 9 12 17 17 7896
% 54

13 26 ECE KOPAN 6A 8 7 5,67 6 4 4,67 7 3 6,00 8 2 7,33 3 9 0,00 2 12 -2,00 34 37 21,67 165,284 10 13 18 18 8167
% 56

14 12 HÜSNİYE KOPAN 6A 7 5 5,33 5 5 3,33 6 2 5,33 4 6 2,00 3 9 0,00 4 11 0,33 29 38 16,32 160,870 11 14 19 19 8492
% 58

15 71 ÜZEYİR AYKAÇ 6A 6 9 3,00 7 3 6,00 7 2 6,33 0 3 -1,00 4 10 0,67 4 11 0,33 28 38 15,33 151,779 12 15 21 21 9196
% 63

16 31 EMİNE NİSA ÖZTÜRK 6A 3 8 0,33 4 3 3,00 5 3 4,00 3 5 1,33 5 6 3,00 2 10 -1,33 22 35 10,33 136,909 13 16 23 23 10386
% 71

17 25 MEHMET KİRKİT 6A 3 12 -1,00 1 9 -2,00 3 7 0,67 4 6 2,00 4 11 0,33 7 8 4,33 22 53 4,33 129,669 14 17 24 24 10938
% 75

18 13 MELİKE IRINIK 6A 5 10 1,67 3 7 0,67 4 6 2,00 5 5 3,33 3 12 -1,00 5 10 1,67 25 50 8,34 128,992 15 18 25 25 10992
% 76

19 16 HÜSEYİN TEKTAŞ 6A 5 8 2,33 3 6 1,00 4 6 2,00 1 9 -2,00 5 9 2,00 3 12 -1,00 21 50 4,33 125,653 16 19 26 26 11263
% 78

20 50 GÜLŞEN ÖNCÜL 6A 5 10 1,67 2 8 -0,67 5 5 3,33 3 7 0,67 5 10 1,67 3 12 -1,00 23 52 5,67 124,919 17 20 28 28 11322
% 78

21 15 NESLİHAN DEĞER 6A 3 9 0,00 4 3 3,00 4 5 2,33 3 5 1,33 4 9 1,00 1 8 -1,67 19 39 5,99 112,020 18 21 32 32 12321
% 85

22 33 HÜSEYİN BAYIR 6A 8 7 5,67 3 7 0,67 4 6 2,00 2 4 0,67 1 12 -3,00 2 9 -1,00 20 45 5,01 111,346 19 22 33 33 12366
% 85

23 18 FURKAN KAYA 6A 2 12 -2,00 2 8 -0,67 1 9 -2,00 3 7 0,67 2 13 -2,33 3 12 -1,00 13 61 -7,33 56,510 20 23 39 39 14424
% 99

24 29 TEVFİK EROL 6A 3 12 -1,00 2 8 -0,67 2 8 -0,67 5 5 3,33 1 14 -3,67 2 13 -2,33 15 60 -5,01 52,271 21 24 40 40 14455
% 99
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OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

AFYONKARAHİSARAFYONKARAHİSAR MERKEZANITKAYA İMAM HATİP ORTAOKULU 7. SINIF 4.DENEME 28 50 50 15295

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TÜR SOS DİN İNG MAT FEN

Türkçe Sosyal BilgilerDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 10 8 7,04 6 3 4,82 6 3 4,87 5 3 4,27 6 7 3,99 8 9 5,28 42 34 30,27 288,680

Okul Ortalaması 10 9 6,80 6 3 4,98 6 4 4,85 4 4 2,22 4 9 0,67 9 9 6,34 39 38 25,86 273,310

KATILIMLAR

1 7 AYDAN ÖTER 7A 17 2 16,33 9 0 9,00 9 1 8,67 9 1 8,67 11 3 10,00 18 2 17,33 73 9 70,00 420,559 1 1 2 2 741
% 4,84

2 42 CENK RUHİ TAŞKIN 7A 19 1 18,67 8 2 7,33 7 3 6,00 5 3 4,00 11 3 10,00 14 6 12,00 64 18 58,00 395,462 2 2 4 4 1384
% 9,05

3 9 DENİZ OMAK 7A 13 7 10,67 7 2 6,33 8 2 7,33 5 4 3,67 7 8 4,33 12 6 10,00 52 29 42,33 328,853 3 3 9 9 4244
% 28

4 45 ELİF ZÜLALÖZTÜRK 7A 12 4 10,67 9 1 8,67 8 2 7,33 1 0 1,00 1 0 1,00 13 6 11,00 44 13 39,67 316,155 4 4 10 10 4968
% 32

5 41 SEFA ERDEM 7A 10 9 7,00 8 2 7,33 7 3 6,00 4 3 3,00 4 3 3,00 12 5 10,33 45 25 36,66 307,710 5 5 11 11 5510
% 36

6 3 HALİL SERKAN TETİK  14 6 12,00 8 2 7,33 9 1 8,67 4 4 2,67 2 4 0,67 10 10 6,67 47 27 38,01 306,081 1 6 12 12 5624
% 37

7 9 ZEYNEP EROL 7A 12 7 9,67 8 1 7,67 9 1 8,67 5 2 4,33 0 5 -1,67 12 8 9,33 46 24 38,00 298,481 6 7 14 14 6134
% 40

8 11 IRAZ SAÇAK 7A 8 7 5,67 5 3 4,00 5 2 4,33 6 4 4,67 5 11 1,33 12 5 10,33 41 32 30,33 288,255 7 8 15 15 6825
% 45

9 6 HİLALSU KÜLTE 7A 14 6 12,00 8 2 7,33 8 2 7,33 6 4 4,67 0 12 -4,00 10 10 6,67 46 36 34,00 283,928 8 9 16 16 7179
% 47

10 10 AHMED  YASİN 7A 11 7 8,67 6 4 4,67 8 2 7,33 2 1 1,67 2 6 0,00 10 8 7,33 39 28 29,67 283,868 9 10 17 17 7185
% 47

11 1 ELİF ESER 7A 11 6 9,00 8 2 7,33 7 3 6,00 4 4 2,67 3 6 1,00 7 10 3,67 40 31 29,67 280,442 10 11 20 20 7450
% 49

12 2 HATİCE KÖK  11 9 8,00 6 2 5,33 9 1 8,67 8 2 7,33 2 15 -3,00 10 8 7,33 46 37 33,66 278,487 2 12 21 21 7594
% 50

13 39 MUSTAFAÇEKMEZ 7A 12 8 9,33 3 7 0,67 7 3 6,00 3 7 0,67 3 14 -1,67 11 9 8,00 39 48 23,00 270,037 11 13 23 23 8229
% 54

14 6 SÜMEYYE SAKİ 7A 6 11 2,33 8 2 7,33 7 3 6,00 1 1 0,67 2 7 -0,33 12 5 10,33 36 29 26,33 269,515 12 14 24 24 8274
% 54

15 28 ZEYNEP ÜN 7A 10 10 6,67 7 3 6,00 8 2 7,33 3 1 2,67 1 6 -1,00 8 11 4,33 37 33 26,00 263,845 13 15 25 25 8735
% 57

16 4 RAFİA KOPAN  12 8 9,33 5 5 3,33 4 6 2,00 5 5 3,33 2 16 -3,33 10 9 7,00 38 49 21,66 260,172 3 16 27 27 9028
% 59

17 5 FADİMEN UR KÜLTE 7A 8 12 4,00 4 6 2,00 5 5 3,33 2 8 -0,67 6 14 1,33 11 9 8,00 36 54 17,99 259,833 14 17 28 28 9059
% 59

18 25 HÜSEYİN DADAK 7A 11 8 8,33 7 3 6,00 6 4 4,67 1 7 -1,33 4 10 0,67 6 14 1,33 35 46 19,67 256,920 15 18 29 29 9303
% 61

19 23 GAMZE NUR SALMAN 7A 9 10 5,67 3 7 0,67 1 8 -1,67 5 5 3,33 6 12 2,00 8 9 5,00 32 51 15,00 253,953 16 19 30 30 9540
% 62

20 39 FADİK ÖNCÜL 7A 6 8 3,33 7 3 6,00 8 1 7,67 2 5 0,33 1 3 0,00 7 8 4,33 31 28 21,66 252,751 17 20 31 31 9660
% 63

21 21 İBRAHİM  YAMAN 7A 5 12 1,00 5 2 4,33 2 7 -0,33 1 9 -2,00 6 10 2,67 9 8 6,33 28 48 12,00 244,436 18 21 32 32 10364
% 68

22 36 UMUT TÜPLEK 7A 4 12 0,00 5 5 3,33 6 4 4,67 3 3 2,00 3 8 0,33 9 11 5,33 30 43 15,66 237,984 19 22 35 35 10919
% 71

23 7 ERENTÜPLEK 7A 5 14 0,33 5 3 4,00 5 5 3,33 1 1 0,67 6 9 3,00 22 32 11,33 228,176 20 23 39 39 11827
% 77

24 4 KÜBRA KAYNAR 7A 6 11 2,33 6 4 4,67 5 5 3,33 1 5 -0,67 1 8 -1,67 6 10 2,67 25 43 10,66 223,411 21 24 40 40 12289
% 80

25 15 YUNUS DEĞER 7A 9 7 6,67 4 4 2,67 2 7 -0,33 4 4 2,67 2 17 -3,67 6 14 1,33 27 53 9,34 221,042 22 25 42 42 12516
% 82

26 10 ALPER EN AZBAYY 7A 4 16 -1,33 7 3 6,00 5 5 3,33 3 7 0,67 6 14 1,33 5 15 0,00 30 60 10,00 218,316 23 26 44 44 12757
% 83

27 13 NEHİR E* 7A 8 12 4,00 2 8 -0,67 1 9 -2,00 3 7 0,67 5 15 0,00 4 16 -1,33 23 67 0,67 207,172 24 27 48 48 13740
% 90

28 8 ORHAN OMAK 7A 5 15 0,00 3 7 0,67 4 6 2,00 2 8 -0,67 4 16 -1,33 5 15 0,00 23 67 0,67 196,865 25 28 50 50 14462
% 95
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OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

AFYONKARAHİSARAFYONKARAHİSAR MERKEZANITKAYA İMAM HATİP ORTAOKULU 8. SINIF 4.DENEME 21 149 179 20495

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 11 7 8,65 5 3 4,22 7 3 5,99 6 2 4,93 5 6 3,53 11 6 8,71 45 27 36,03 305,110

Okul Ortalaması 8 10 4,62 4 5 2,84 6 3 5,22 4 4 3,08 5 8 1,98 9 9 5,98 37 39 23,72 268,280

KATILIMLAR

1 68 EBRAR TETİK 8A 14 2 13,33 9 1 8,67 9 0 9,00 10 0 10,00 4 2 3,33 16 2 15,33 62 7 59,66 370,595 1 1 34 38 4249
% 21

2 92 ZEYNEP SELİME YIRGAL8A 15 3 14,00 10 0 10,00 10 0 10,00 9 1 8,67 2 5 0,33 18 2 17,33 64 11 60,33 367,801 2 2 35 39 4396
% 21

3 57 BEYZA KIZILYER 8A 17 3 16,00 7 3 6,00 9 1 8,67 10 0 10,00 6 7 3,67 14 6 12,00 63 20 56,34 365,095 3 3 41 45 4557
% 22

4 70 ELÇİN KÜLTE 8A 13 6 11,00 9 1 8,67 9 1 8,67 9 1 8,67 4 5 2,33 15 4 13,67 59 18 53,01 347,791 4 4 49 54 5637
% 28

5 84 ENE  ÖZDEMİR 8A 12 4 10,67 8 2 7,33 7 3 6,00 2 1 1,67 8 7 5,67 14 5 12,33 51 22 43,67 340,556 5 5 52 58 6136
% 30

6 65 CEYLİN ERDEM 8A 6 7 3,67 7 2 6,33 6 3 5,00 6 2 5,33 3 2 2,33 11 2 10,33 39 18 32,99 291,550 6 6 83 96 10364
% 51

7 87 MUSTAFA * DEM 8A 8 11 4,33 7 3 6,00 8 2 7,33 7 3 6,00 4 10 0,67 12 7 9,67 46 36 34,00 287,787 7 7 88 101 10743
% 52

8 88 RÜYA ÖZTÜRK 8A 11 7 8,67 1 9 -2,00 6 4 4,67 6 4 4,67 5 2 4,33 8 10 4,67 37 36 25,01 283,839 8 8 91 105 11156
% 54

9 85 ENNUR ÖNKAL 8A 6 12 2,00 7 2 6,33 10 0 10,00 5 2 4,33 2 2 1,33 10 6 8,00 40 24 31,99 278,249 9 9 97 114 11766
% 57

10 20 FATMA TOK 8A 8 10 4,67 4 6 2,00 8 2 7,33 3 5 1,33 4 1 3,67 9 9 6,00 36 33 25,00 276,199 10 10 99 116 11947
% 58

11 74 ELİF BOZKURT 8A 8 9 5,00 2 8 -0,67 6 4 4,67 3 6 1,00 4 4 2,67 8 8 5,33 31 39 18,00 260,523 11 11 111 130 13669
% 67

12 90 VEYSEL ILDIZ 8A 3 10 -0,33 2 2 1,33 4 6 2,00 3 2 2,33 5 2 4,33 8 5 6,33 25 27 15,99 252,680 12 12 115 135 14496
% 71

13 86 KÜBRA KOPAN 8A 5 10 1,67 3 5 1,33 6 2 5,33 1 1 0,67 1 5 -0,67 7 12 3,00 23 35 11,33 226,515 13 13 128 154 17172
% 84

14 54 MUSTAFA CENGİZ 8A 8 12 4,00 3 7 0,67 5 5 3,33 2 8 -0,67 4 16 -1,33 7 13 2,67 29 61 8,67 224,600 14 14 130 156 17389
% 85

15 52 ŞEVVAL KAYA 8A 5 15 0,00 2 8 -0,67 4 6 2,00 1 9 -2,00 7 13 2,67 7 13 2,67 26 64 4,67 222,103 15 15 131 158 17633
% 86

16 56 SULTAN SAÇAK 8A 8 10 4,67 3 6 1,00 7 2 6,33 5 5 3,33 2 16 -3,33 4 14 -0,67 29 53 11,33 216,644 16 16 133 161 18156
% 89

17 52 ALİ ATAY 8A 1 14 -3,67 2 6 0,00 2 6 0,00 1 5 -0,67 7 4 5,67 4 9 1,00 17 44 2,33 216,232 17 17 134 162 18193
% 89

18 89 SATI NUR KÜLTE 8A 3 17 -2,67 4 6 2,00 4 6 2,00 4 6 2,00 6 14 1,33 7 13 2,67 28 62 7,33 215,845 18 18 135 163 18243
% 89

19 72 ÖZKANÖNKAL 8A 4 16 -1,33 2 8 -0,67 3 7 0,67 2 8 -0,67 8 12 4,00 3 17 -2,67 22 68 -0,67 203,489 19 19 144 173 19222
% 94

20 91 YASİN ENES ER 8 7 13 2,67 1 9 -2,00 6 4 4,67 1 9 -2,00 5 15 0,00 2 18 -4,00 22 68 -0,66 196,775 1 20 147 176 19665
% 96

21 54 AYŞEGÜL ÖZTÜRK 8A 4 16 -1,33 1 9 -2,00 4 6 2,00 3 7 0,67 4 16 -1,33 5 15 0,00 21 69 -1,99 189,041 20 21 148 178 20044
% 98
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