
OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

AFYONKARAHİSARAFYONKARAHİSAR MERKEZAnıtkaya Ortaokulu 5. SINIF 2023_LGS 3.DENEME 29 325 325 9177

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 7 7 4,56 6 4 4,16 6 3 5,09 3 5 1,87 5 8 2,32 7 7 4,24 33 33 22,24 279,720

Okul Ortalaması 8 7 5,74 6 4 4,64 7 2 6,62 4 6 1,67 5 8 2,60 7 7 4,54 37 34 25,81 293,110

KATILIMLAR

1 34 ASYA AZBAY 5A 14 0 14,00 10 0 10,00 10 0 10,00 5 3 4,00 10 4 8,67 14 1 13,67 63 8 60,34 437,855 1 1 9 9 232
% 2,53

2 38 AHME TERDEM 5A 14 1 13,67 9 1 8,67 10 0 10,00 5 3 4,00 12 3 11,00 11 4 9,67 61 12 57,01 429,045 2 2 12 12 304
% 3,31

3 19 CEYLİN ER 5A 14 1 13,67 9 1 8,67 10 0 10,00 5 3 4,00 12 3 11,00 11 4 9,67 61 12 57,01 429,045 2 2 12 12 304
% 3,31

4 35 NURSENA AYKAÇ 5A 14 1 13,67 9 1 8,67 10 0 10,00 6 3 5,00 11 4 9,67 11 3 10,00 61 12 57,01 424,232 4 4 15 15 344
% 3,75

5 2 AYŞE ONAY 5A 12 1 11,67 9 1 8,67 10 0 10,00 5 2 4,33 8 6 6,00 12 3 11,00 56 13 51,67 394,940 5 5 30 30 704
% 7,67

6 37 ENNUR HAYKIR 5A 13 2 12,33 6 4 4,67 10 0 10,00 5 2 4,33 11 3 10,00 7 8 4,33 52 19 45,66 383,071 6 6 42 42 890
% 9,70

7 36 KARATAŞ HATİCE 5A 13 2 12,33 8 2 7,33 9 1 8,67 3 5 1,33 5 10 1,67 8 6 6,00 46 26 37,33 336,317 7 7 79 79 1920
% 21

8 30 ÜMİT YILDIZ 5A 10 5 8,33 9 1 8,67 9 1 8,67 2 6 0,00 5 6 3,00 10 5 8,33 45 24 37,00 336,173 8 8 80 80 1925
% 21

9 27 ZEHRA TEKTAŞ 5A 10 3 9,00 6 4 4,67 7 3 6,00 5 5 3,33 5 6 3,00 9 6 7,00 42 27 33,00 325,217 9 9 91 91 2243
% 24

10 16 ELİF HONÇA 5A 7 8 4,33 6 4 4,67 10 0 10,00 3 6 1,00 6 9 3,00 11 4 9,67 43 31 32,67 318,592 10 10 101 101 2440
% 27

11 22 HALİT HONÇA 5A 8 6 6,00 8 2 7,33 9 0 9,00 4 6 2,00 6 7 3,67 7 8 4,33 42 29 32,33 311,660 11 11 107 107 2679
% 29

12 0 YASİN YAMAN 5A 9 5 7,33 7 2 6,33 8 0 8,00 2 5 0,33 3 8 0,33 10 4 8,67 39 24 30,99 310,305 12 12 110 110 2744
% 30

13 31 DEFNE DADAK 5A 8 6 6,00 8 2 7,33 6 4 4,67 3 6 1,00 5 6 3,00 8 6 6,00 38 30 28,00 304,296 13 13 121 121 2994
% 33

14 11 SALİM KURT 5A 10 5 8,33 8 2 7,33 7 3 6,00 3 7 0,67 2 12 -2,00 10 5 8,33 40 34 28,66 297,797 14 14 135 135 3236
% 35

15 7800 ESER AZİZ 5A 8 7 5,67 7 3 6,00 7 3 6,00 2 8 -0,67 7 8 4,33 6 9 3,00 37 38 24,33 293,547 15 15 143 143 3400
% 37

16 14 MUSTAFA TÜBLEK 5A 7 4 5,67 6 3 5,00 5 3 4,00 4 3 3,00 5 6 3,00 5 6 3,00 32 25 23,67 285,896 16 16 154 154 3721
% 41

17 62 KÜLTE BELİNAY 5A 7 8 4,33 4 6 2,00 6 4 4,67 4 6 2,00 3 9 0,00 6 7 3,67 30 40 16,67 256,640 17 17 220 220 5167
% 56

18 6 SOYLU İPEK 5A 6 9 3,00 7 3 6,00 7 3 6,00 2 8 -0,67 3 12 -1,00 6 9 3,00 31 44 16,33 247,184 18 18 232 232 5691
% 62

19 76 YAMANAHMETMUHAMMED5A 5 10 1,67 6 4 4,67 7 3 6,00 4 6 2,00 3 12 -1,00 6 9 3,00 31 44 16,34 242,793 19 19 240 240 5932
% 65

20 32 DERYA HATİCE ATALAY5A 4 11 0,33 6 4 4,67 9 1 8,67 3 6 1,00 4 11 0,33 5 10 1,67 31 43 16,67 241,937 20 20 241 241 5982
% 65

21 73 SAĞLAM DAMLASU 5A 6 9 3,00 5 5 3,33 4 6 2,00 6 3 5,00 3 12 -1,00 4 11 0,33 28 46 12,66 231,306 21 21 255 255 6579
% 72

22 77 SİM UMUT 5A 6 9 3,00 2 8 -0,67 8 2 7,33 3 7 0,67 2 13 -2,33 6 9 3,00 27 48 11,00 229,577 22 22 259 259 6667
% 73

23 63 DADAK GÜLÜMSER 5A 3 10 -0,33 4 6 2,00 7 2 6,33 1 9 -2,00 3 8 0,33 4 7 1,67 22 42 8,00 222,104 23 23 270 270 7097
% 77

24 61 TETİK BELENAY 5A 4 11 0,33 4 6 2,00 7 3 6,00 2 8 -0,67 3 12 -1,00 5 10 1,67 25 50 8,33 218,961 24 24 275 275 7306
% 80

25 0 ÖZA ĞIL EDAA 5B 4 11 0,33 1 9 -2,00 4 6 2,00 1 9 -2,00 4 11 0,33 5 10 1,67 19 56 0,33 207,488 1 25 295 295 7937
% 86

26 69 ŞAHİN ASMİN 4 11 0,33 2 8 -0,67 1 9 -2,00 4 6 2,00 4 11 0,33 4 11 0,33 19 56 0,32 203,460 1 26 299 299 8125
% 89

27 0 M 5A 2 13 -2,33 2 8 -0,67 7 3 6,00 2 8 -0,67 6 9 3,00 1 14 -3,67 20 55 1,66 199,817 25 27 303 303 8300
% 90

28 32 SOYLU İNCİ 5A 5 10 1,67 3 7 0,67 4 6 2,00 4 6 2,00 2 13 -2,33 2 13 -2,33 20 55 1,68 192,284 26 28 310 310 8650
% 94

29 58 BOZKURT GİZEM 5A 3 12 -1,00 2 8 -0,67 7 3 6,00 4 6 2,00 4 11 0,33 0 15 -5,00 20 55 1,66 188,681 27 29 312 312 8773
% 96

                                                1 / 2



 

2     41    Eylül ÖZTÜRK         6A 12    2   11,33 7     3    6,00 7     3    6,00 9     1    8,66 7     4    5,66 9     5    7,33 51   18 44,98 365,97    2      2       -           -           
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TÜRKÇE SOSYAL BİL. DKB İNG MATEMATİK FEN TOPLAM 

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N PUAN 
 

 

1 Aydan ÖTER 18 1 17,67 10 0 10,00 10 0 10,00 8 0 8,00 9 3 8,00 18 1 17,67 73 5 71,34 420,099 

2 Cenk Ruhi TAŞKIN 18 2 17,33 9 1 8,67 9 1 8,67 7 0 7,00 13 3 12,00 15 5 13,33 71 12 67,00 416,362 

3 Elif ESER 10 8 7,33 8 2 7,33 9 1 8,67 5 0 5,00 4 4 2,67 14 4 12,67 50 19 43,67 323,499 

4 Halil Serkan TETİK 15 4 13,67 10 0 10,00 9 1 8,67 1 3 0,00 2 7 -0,33 12 6 10,00 49 21 42,01 320,618 

5 Elif Zülal ÖZTÜRK 13 5 11,33 8 1 7,67 8 1 7,67 1 3 0,00 2 2 1,33 12 4 10,67 44 16 38,67 316,457 

6 Sefa ERDEM 11 8 8,33 6 4 4,67 10 0 10,00 3 2 2,33 2 4 0,67 15 3 14,00 47 21 40,00 316,021 

7 Zeynep EROL 16 3 15,00 7 2 6,33 9 1 8,67 2 4 0,67 1 5 -0,67 10 7 7,67 45 22 37,67 310,162 

8 Zeynep ÜN 17 3 16,00 7 3 6,00 9 1 8,67 0 4 -1,33 1 4 -0,33 8 8 5,33 42 23 34,34 303,434 

9 Iraz SAÇAK 9 5 7,33 6 2 5,33 7 1 6,67 5 3 4,00 7 7 4,67 7 8 4,33 41 26 32,33 294,112 

10 Deniz OMAK 13 7 10,67 9 1 8,67 8 2 7,33 5 5 3,33 5 11 1,33 7 10 3,67 47 36 35 290,455 

11 Yasin SAĞLAM 10 3 9,00 4 5 2,33 7 2 6,33    1 3 0,00 11 7 8,67 33 20 26,33 281,856 

12 Hüseyin DADAK 13 7 10,67 5 5 3,33 8 2 7,33 3 5 1,33 5 12 1,00 7 9 4,00 41 40 27,66 281,414 

13 Fadik ÖNCÜL 10 4 8,67 9 1 8,67 8 1 7,67 2 1 1,67 2 1 1,67 3 3 2,00 37 11 30,35 279,811 

14 Eren TÜPLEK 15 4 13,67 5 3 4,00 7 3 6,00    0 2 -0,67 5 7 2,67 32 19 25,67 271,781 

15 Rafia KOPAN 11 8 8,33 7 3 6,00 8 1 7,67 4 5 2,33 6 12 2,00 5 11 1,33 41 40 27,66 270,370 

16 Alperen AZBAY 15 5 13,33 5 4 3,67 9 1 8,67 0 10 -3,33 4 16 -1,33 7 13 2,67 40 49 23,68 270,096 

17 Hatice KÖK 11 8 8,33 6 3 5,00 8 1 7,67 7 2 6,33 3 9 0,00 4 9 1,00 39 32 28,33 267,307 

18 Hilal Su KÜLTE 13 7 10,67 4 5 2,33 7 3 6,00 8 2 7,33 4 15 -1,00 6 14 1,33 42 46 26,66 266,823 

19 Sümeyye SAKİ 9 10 5,67 5 3 4,00 4 4 2,67    3 3 2,00 9 10 5,67 30 30 20,01 264,361 

20 Umut TÜPLEK 11 9 8,00 8 2 7,33 6 4 4,67 1 4 -0,33 2 9 -1,00 6 8 3,33 34 36 22,00 258,672 

21 Ceylin ÖTER 7 7 4,67 4 3 3,00 4 3 3,00    4 4 2,67 4 10 0,67 23 27 14,01 239,929 

22 Dinçer ÖZAĞIL 8 7 5,67 7 1 6,67 2 6 0,00 0 5 -1,67 3 12 -1,00 8 10 4,67 28 41 14,34 239,3583 



 

23 Nehir EFE 7 10 3,67 1 7 -1,33 5 3 4,00 3 4 1,67 4 10 0,67 5 10 1,67 25 44 10,35 230,612 

24 Kübra KAYNAR 7 13 2,67 4 5 2,33 2 4 0,67 2 3 1,00 2 9 -1,00 7 7 4,67 24 41 10,34 226,804 

25 Orhan OMAK 9 11 5,33 4 6 2,00 3 7 0,67 7 3 6,00 6 14 1,33 3 17 -2,67 32 58 12,66 225,831 

26 Yunus DEĞER 7 13 2,67 5 5 3,33 3 7 0,67 1 6 -1,00 5 10 1,67 5 12 1,00 26 53 8,34 223,535 

27 İbrahim YAMAN 5 12 1,00 2 7 -0,33 5 2 4,33 1 8 -1,67 7 11 3,33 4 13 -0,33 24 53 6,33 220,081 

28 Gamze Nur SALMAN 10 9 7,00 3 7 0,67 5 5 3,33 2 8 -0,67 3 13 -1,33 3 14 -1,67 26 56 7,33 214,999 



OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

AFYONKARAHİSARAFYONKARAHİSAR MERKEZAnıtkaya Ortaokulu 8. SINIF 2023_LGS 5.DENEME 21 1165 1165 13949

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 12 6 9,94 6 3 4,92 6 3 4,58 4 2 3,66 6 4 4,64 8 7 5,33 42 25 33,07 302,210

Okul Ortalaması 9 8 6,60 4 4 3,05 6 3 5,52 4 4 2,19 5 6 2,43 7 9 4,29 36 35 24,08 271,430

KATILIMLAR

1 92 ZEYNEPSELİME YIRGAL8A 16 2 15,33 8 2 7,33 8 2 7,33 9 1 8,67 3 2 2,33 17 1 16,67 61 10 57,66 371,311 1 1 263 263 2632
% 19

2 70 ELÇİN KÜLTE  17 3 16,00 7 3 6,00 9 1 8,67 8 2 7,33 6 1 5,67 12 7 9,67 59 17 53,34 362,232 1 2 299 299 2988
% 21

3 57 BEYZA KIZILYER 8A 16 4 14,67 9 1 8,67 9 1 8,67 8 2 7,33 3 5 1,33 16 3 15,00 61 16 55,67 360,110 2 3 311 311 3085
% 22

4 68 EBRAR TE* K 8A 15 3 14,00 10 0 10,00 8 0 8,00 7 1 6,67 4 1 3,67 11 4 9,67 55 9 52,01 349,412 3 4 342 342 3563
% 26

5 84 ENES ÖZDEMİR 8A 11 6 9,00 7 3 6,00 7 3 6,00 4 6 2,00 12 2 11,33 9 6 7,00 50 26 41,33 340,351 4 5 368 368 3994
% 29

6 87 MUSTAFA ERDEM 8A 13 7 10,67 9 1 8,67 8 1 7,67 4 6 2,00 7 6 5,00 12 7 9,67 53 28 43,68 332,981 5 6 408 408 4389
% 31

7 85 ENNUR ÖNKAL 8A 12 8 9,33 5 4 3,67 8 1 7,67 3 2 2,33 1 2 0,33 7 6 5,00 36 23 28,33 279,286 6 7 712 712 7941
% 57

8 20 FATMA TOK 8A 12 6 10,00 6 2 5,33 6 3 5,00 2 3 1,00 3 4 1,67 6 9 3,00 35 27 26,00 277,480 7 8 721 721 8088
% 58

9 65 CEYLİN ERDEM 8A 9 3 8,00 6 2 5,33 5 5 3,33 5 4 3,67 1 0 1,00 6 10 2,67 32 24 24,00 266,433 8 9 767 767 8954
% 64

10 88 RÜYA ÖZTÜRK 8A 9 10 5,67 4 5 2,33 7 3 6,00 4 5 2,33 5 5 3,33 6 11 2,33 35 39 21,99 264,751 9 10 774 774 9073
% 65

11 74 ELİF BOZKURT 8A 7 12 3,00 2 6 0,00 8 2 7,33 3 5 1,33 3 7 0,67 9 10 5,67 32 42 18,00 250,197 10 11 851 851 10239
% 73

12 89 SATI NUR KÜLTE 8A 9 11 5,33 1 9 -2,00 5 5 3,33 3 7 0,67 7 13 2,67 7 13 2,67 32 58 12,67 246,891 11 12 869 869 10488
% 75

13 86 KÜBRA KOPAN 8A 4 11 0,33 4 3 3,00 8 1 7,67 2 3 1,00 1 0 1,00 7 8 4,33 26 26 17,33 241,745 12 13 898 898 10871
% 78

14 90 VEYSEL ILDIZ 8A 10 4 8,67 1 4 -0,33 5 3 4,00 1 3 0,00 1 2 0,33 3 11 -0,67 21 27 12,00 239,057 13 14 909 909 11080
% 79

15 56 SULTAN SAÇAK 8A 9 9 6,00 3 7 0,67 6 4 4,67 0 10 -3,33 6 13 1,67 4 16 -1,33 28 59 8,35 230,510 14 15 947 947 11667
% 84

16 55 BERRA NUR İLERİ 8A 6 14 1,33 2 8 -0,67 3 7 0,67 2 8 -0,67 9 11 5,33 5 15 0,00 27 63 5,99 230,364 15 16 950 950 11676
% 84

17 72 ÖZKAN ÖNKAL 8A 7 13 2,67 1 9 -2,00 8 2 7,33 5 5 3,33 6 14 1,33 4 16 -1,33 31 59 11,33 225,775 16 17 971 971 11988
% 86

18 91 YASİN ENES ER 8A 5 15 0,00 5 5 3,33 7 3 6,00 4 3 3,00 4 16 -1,33 6 14 1,33 31 56 12,33 218,678 17 18 1000 1000 12418
% 89

19 52 ALİ ATAYY 8A 6 14 1,33 3 7 0,67 2 8 -0,67 0 10 -3,33 5 15 0,00 6 14 1,33 22 68 -0,67 205,097 18 19 1083 1083 13149
% 94

20 0  1 0 1,00 1 0 1,00 204,884 2 20 1085 1085 13157
% 94

21 54 MUSTAFA CENGİZ 8A 3 17 -2,67 1 9 -2,00 8 2 7,33 3 7 0,67 7 13 2,67 3 17 -2,67 25 65 3,33 202,501 19 21 1104 1104 13306
% 95
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