
OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

AFYONKARAHİSARAFYONKARAHİSAR MERKEZAnıtkaya Ortaokulu 5. BAŞARI BELİRLEME SINAVI 20 227 348 43202

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 12 6 10,08 5 4 3,67 6 3 5,35 5 3 3,84 7 5 5,71 11 6 9,24 47 26 37,89 320,040

Okul Ortalaması 9 9 5,55 4 5 2,78 6 4 4,45 4 4 2,42 4 7 1,95 10 8 6,87 36 37 24,02 272,500

KATILIMLAR

1 92 ZEYNEP SELİME YIRGAL8A 14 2 13,33 10 0 10,00 10 0 10,00 7 3 6,00 6 0 6,00 19 1 18,67 66 6 64,00 393,936 1 1 67 98 9342
% 22

2 57 BEYZA KIZILYER 8A 16 4 14,67 8 2 7,33 10 0 10,00 7 3 6,00 6 7 3,67 19 1 18,67 66 17 60,34 383,006 2 2 74 113 10875
% 25

3 84 ENES ÖZDEMİR 8A 14 5 12,33 7 3 6,00 8 1 7,67 2 8 -0,67 11 2 10,33 14 4 12,67 56 23 48,33 368,099 3 3 83 130 13090
% 30

4 70 ELÇİN KÜLTE 8A 13 6 11,00 7 3 6,00 7 3 6,00 8 2 7,33 5 0 5,00 15 4 13,67 55 18 49,00 349,737 4 4 94 155 15856
% 37

5 87 MUSTAFA ERDEM 8A 11 8 8,33 3 7 0,67 9 1 8,67 6 3 5,00 9 1 8,67 11 8 8,33 49 28 39,67 329,170 5 5 111 189 19117
% 44

6 68 EBRAR TETİK 8A 10 9 7,00 5 3 4,00 6 1 5,67 7 2 6,33 3 3 2,00 17 3 16,00 48 21 41,00 322,418 6 6 115 199 20218
% 47

7 88 RÜYA ÖZTÜRK 8A 12 6 10,00 6 4 4,67 6 2 5,33 7 3 6,00 4 1 3,67 8 9 5,00 43 25 34,67 301,634 7 7 128 221 23707
% 55

8 65 CEYLİN ERDEM 8A 10 5 8,33 3 4 1,67 6 2 5,33 4 5 2,33 1 2 0,33 13 3 12,00 37 21 29,99 293,862 8 8 137 233 25047
% 58

9 20 FATMA TOK 8A 13 5 11,33 6 4 4,67 6 3 5,00 4 3 3,00 2 2 1,33 7 9 4,00 38 26 29,33 286,517 9 9 144 244 26325
% 61

10 85 ENNUR ÖN AL 8A 14 4 12,67 5 5 3,33 5 4 3,67 2 1 1,67 0 1 -0,33 7 6 5,00 33 21 26,01 280,657 10 10 149 251 27413
% 63

11 74 ELİF BOZKURT 8A 5 14 0,33 3 6 1,00 4 6 2,00 2 6 0,00 2 10 -1,33 13 6 11,00 29 48 13,00 240,407 11 11 180 297 34754
% 80

12 90 VEYSEL ILDIZ 8A 6 9 3,00 1 5 -0,67 5 3 4,00 0 5 -1,67 2 4 0,67 8 7 5,67 22 33 11,00 238,776 12 12 181 298 35066
% 81

13 86 KÜBRA KOPAN 8A 5 10 1,67 6 4 4,67 2 8 -0,67 2 0 2,00 1 0 1,00 7 13 2,67 23 35 11,34 231,188 13 13 186 304 36396
% 84

14 52 ŞEVVAL KAYA 8A 4 15 -1,00 4 6 2,00 2 8 -0,67 8 2 7,33 8 12 4,00 4 16 -1,33 30 59 10,33 224,172 14 14 189 310 37530
% 87

15 72 ÖZKAN ÖNKAL 8A 6 14 1,33 5 5 3,33 7 3 6,00 3 7 0,67 3 17 -2,67 8 12 4,00 32 58 12,66 223,509 15 15 190 311 37630
% 87

16 54 MUSTAFA CENGİZ 8A 5 15 0,00 2 8 -0,67 7 3 6,00 3 7 0,67 5 15 0,00 5 15 0,00 27 63 6,00 209,617 16 16 204 325 39868
% 92

17 55 NAGİHAN ÖDEMİŞ 8A 5 15 0,00 5 5 3,33 4 6 2,00 2 8 -0,67 4 16 -1,33 6 14 1,33 26 64 4,66 206,283 17 17 207 328 40369
% 93

18 56 SULTAN SAÇAK 8A 5 10 1,67 0 7 -2,33 2 5 0,33 2 6 0,00 3 12 -1,00 3 10 -0,33 15 50 -1,66 196,620 18 18 219 340 41619
% 96

19 89 SATI NUR KÜLTE 8A 2 18 -4,00 2 8 -0,67 0 10 -3,33 2 8 -0,67 6 14 1,33 7 13 2,67 19 71 -4,67 192,884 19 19 221 342 42012
% 97

20 91 YASİN ENES ER  3 12 -1,00 0 8 -2,67 7 3 6,00 0 7 -2,33 2 13 -2,33 2 13 -2,33 14 56 -4,66 177,500 1 20 226 347 42930
% 99
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  SINIFI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

AFYONKARAHİSARAFYONKARAHİSAR MERKEZAnıtkaya Ortaokulu 5. BAŞARI BELİRLEME SINAVI 20 227 348 43202

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 12 6 10,08 5 4 3,67 6 3 5,35 5 3 3,84 7 5 5,71 11 6 9,24 47 26 37,89 320,040

Okul Ortalaması 9 9 5,55 4 5 2,78 6 4 4,45 4 4 2,42 4 7 1,95 10 8 6,87 36 37 24,02 272,500

SINIF:  

KATILIMLAR

1 91 YASİN ENES ER  3 12 -1,00 0 8 -2,67 7 3 6,00 0 7 -2,33 2 13 -2,33 2 13 -2,33 14 56 -4,66 177,500 1 20 226 347 42930
% 99
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8A SINIFI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

AFYONKARAHİSARAFYONKARAHİSAR MERKEZAnıtkaya Ortaokulu 5. BAŞARI BELİRLEME SINAVI 20 227 348 43202

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 12 6 10,08 5 4 3,67 6 3 5,35 5 3 3,84 7 5 5,71 11 6 9,24 47 26 37,89 320,040

Okul Ortalaması 9 9 5,55 4 5 2,78 6 4 4,45 4 4 2,42 4 7 1,95 10 8 6,87 36 37 24,02 272,500

SINIF: 8A

KATILIMLAR

1 92 ZEYNEP SELİME YIRGAL8A 14 2 13,33 10 0 10,00 10 0 10,00 7 3 6,00 6 0 6,00 19 1 18,67 66 6 64,00 393,936 1 1 67 98 9342
% 22

2 57 BEYZA KIZILYER 8A 16 4 14,67 8 2 7,33 10 0 10,00 7 3 6,00 6 7 3,67 19 1 18,67 66 17 60,34 383,006 2 2 74 113 10875
% 25

3 84 ENES ÖZDEMİR 8A 14 5 12,33 7 3 6,00 8 1 7,67 2 8 -0,67 11 2 10,33 14 4 12,67 56 23 48,33 368,099 3 3 83 130 13090
% 30

4 70 ELÇİN KÜLTE 8A 13 6 11,00 7 3 6,00 7 3 6,00 8 2 7,33 5 0 5,00 15 4 13,67 55 18 49,00 349,737 4 4 94 155 15856
% 37

5 87 MUSTAFA ERDEM 8A 11 8 8,33 3 7 0,67 9 1 8,67 6 3 5,00 9 1 8,67 11 8 8,33 49 28 39,67 329,170 5 5 111 189 19117
% 44

6 68 EBRAR TETİK 8A 10 9 7,00 5 3 4,00 6 1 5,67 7 2 6,33 3 3 2,00 17 3 16,00 48 21 41,00 322,418 6 6 115 199 20218
% 47

7 88 RÜYA ÖZTÜRK 8A 12 6 10,00 6 4 4,67 6 2 5,33 7 3 6,00 4 1 3,67 8 9 5,00 43 25 34,67 301,634 7 7 128 221 23707
% 55

8 65 CEYLİN ERDEM 8A 10 5 8,33 3 4 1,67 6 2 5,33 4 5 2,33 1 2 0,33 13 3 12,00 37 21 29,99 293,862 8 8 137 233 25047
% 58

9 20 FATMA TOK 8A 13 5 11,33 6 4 4,67 6 3 5,00 4 3 3,00 2 2 1,33 7 9 4,00 38 26 29,33 286,517 9 9 144 244 26325
% 61

10 85 ENNUR ÖN AL 8A 14 4 12,67 5 5 3,33 5 4 3,67 2 1 1,67 0 1 -0,33 7 6 5,00 33 21 26,01 280,657 10 10 149 251 27413
% 63

11 74 ELİF BOZKURT 8A 5 14 0,33 3 6 1,00 4 6 2,00 2 6 0,00 2 10 -1,33 13 6 11,00 29 48 13,00 240,407 11 11 180 297 34754
% 80

12 90 VEYSEL ILDIZ 8A 6 9 3,00 1 5 -0,67 5 3 4,00 0 5 -1,67 2 4 0,67 8 7 5,67 22 33 11,00 238,776 12 12 181 298 35066
% 81

13 86 KÜBRA KOPAN 8A 5 10 1,67 6 4 4,67 2 8 -0,67 2 0 2,00 1 0 1,00 7 13 2,67 23 35 11,34 231,188 13 13 186 304 36396
% 84

14 52 ŞEVVAL KAYA 8A 4 15 -1,00 4 6 2,00 2 8 -0,67 8 2 7,33 8 12 4,00 4 16 -1,33 30 59 10,33 224,172 14 14 189 310 37530
% 87

15 72 ÖZKAN ÖNKAL 8A 6 14 1,33 5 5 3,33 7 3 6,00 3 7 0,67 3 17 -2,67 8 12 4,00 32 58 12,66 223,509 15 15 190 311 37630
% 87

16 54 MUSTAFA CENGİZ 8A 5 15 0,00 2 8 -0,67 7 3 6,00 3 7 0,67 5 15 0,00 5 15 0,00 27 63 6,00 209,617 16 16 204 325 39868
% 92

17 55 NAGİHAN ÖDEMİŞ 8A 5 15 0,00 5 5 3,33 4 6 2,00 2 8 -0,67 4 16 -1,33 6 14 1,33 26 64 4,66 206,283 17 17 207 328 40369
% 93

18 56 SULTAN SAÇAK 8A 5 10 1,67 0 7 -2,33 2 5 0,33 2 6 0,00 3 12 -1,00 3 10 -0,33 15 50 -1,66 196,620 18 18 219 340 41619
% 96

19 89 SATI NUR KÜLTE 8A 2 18 -4,00 2 8 -0,67 0 10 -3,33 2 8 -0,67 6 14 1,33 7 13 2,67 19 71 -4,67 192,884 19 19 221 342 42012
% 97
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SINAV SONUÇ BELGESİ 5. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

AFYONKARAHİSAR / AFYONKARAHİSAR MERKEZ / Anıtkaya Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
YASİN ENES ER 91  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
177,500 320,040 1 20 226 347 42930

Puanı Hesaplanan: 20 226 347 43175

Katılımlar: 1 20 227 348 43202

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 3 12 -1,00 -5 -1,00 5,55 10,08

Tarih 10 0 8 -2,67 -27 -2,67 2,78 3,67

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 6,00 4,45 5,35

İngilizce 10 0 7 -2,33 -23 -2,33 2,42 3,84

Matematik 20 2 13 -2,33 -12 -2,33 1,95 5,71

Fen 20 2 13 -2,33 -12 -2,33 6,87 9,24

Toplam: 90 14 56 -4,67 -5 -4,67 24,02 36,99

Sözel (TÜR) dcDBcccdDaddbbc     

Cevap Anh. A BADBDDDADDBACADABCBB

Sözel (TAR) babdbccd  

Cevap Anh. A DBCACDBABA

Sözel (DİN) bADCCAcdBC

Cevap Anh. A DADCCADBBC

Sözel (İNG) cbcdbcd   

Cevap Anh. A BCDACBADBD

Sayısal (MAT) DbcbccbBcdcbccb     

Cevap Anh. A DCACBDABDCACBDADCBCB

Sayısal (FEN) abCcDbbcdcbccbc     

Cevap Anh. A BCCADDDDCBABAABBCDBB

Soru No 12345678901234567890
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DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 3 12 15

Türkçe 20 3 12 15

T.8.3.5. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını (Sözcükte Anlam tahmin eder.) 1 0 1 0
T.8.3.5. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını (Söz Öbeğinde Anlam tahmin eder.)1 0 1 0
T.7.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
T.8.3.25. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
T.8.3.11. Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 2 0 2 0
T.8.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
T.8.3.16. Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
T.8.3.10. Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
T.8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
T.8.3.32. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 0 1 0
T.8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
T.8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. 2 0 2 0
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. 2 0 0 0
T.8.3.30. Bilgi kaynaklarını etkili bir şekilde kullanır. 1 0 0 0
T.8.3.27. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 0 0

Sözel (TAR) 10 0 8 0

Tarih 10 0 8 0

8.1.1. Avrupa’daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti’nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
8.1.3. Gençlik döneminde Mustafa Kemal’in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 1 0
8.2.4. Kuvâ-yı Millîye’nin oluşum su¨recini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
8.3.2. Millî Mücadele Dönemi’nde Batı Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 0 2 0
8.3.5. Sakarya Meydan Savaşı’nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz’un başarılı olmasında Mustafa Kemal’in rolü-ne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
8.3.4. Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusun-da yapılan uygulamaları analiz eder.1 0 1 0
8.2.8. Mustafa Kemal’in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması’na karşı  tepkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
8.2.7. Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 0 0 0
8.2.6. Misakımilli’nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile “ulusal egemenlik” ve “tam bağımsızlık” ilkeleri ile ilişkilendirir.1 0 0 0

Sözel (DİN) 10 7 3 70

Din K.ve A.B. 10 7 3 70

8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 0 2 0
8.2.4. Hz. Şuayb’in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
8.3.2. İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
8.1.6. Ayet el-Kürsi’yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
8.1.3. Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
8.2.3. Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
8.2.5. Maûn suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 0 7 0

İngilizce 10 0 7 0

Making simple inquiries/Vocabulary 1 0 1 0
Accepting and refusing 1 0 1 0
Stating personal opinions 1 0 1 0
Expressing preferences 2 0 2 0
Making simple inquiries 1 0 1 0
Following phone conversations 2 0 1 0
Internet related phrases and vocabulary 1 0 0 0
Talking about Internet habits 1 0 0 0

Sayısal (MAT) 20 2 13 10

Matematik 20 2 13 10

8.1.1.1 Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanla-rını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
8.5.1.1 Bir olaya ait olası durumları belirler. 1 0 1 0
8.4.1.2 Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 1 0
8.1.2.1 Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0
8.1.3.3 Kareköklü bir ifadeyi aÃb şeklinde yazar ve aÃb şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 1 0
8.5.1.2 “Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 0 1 0
8.1.1.2 İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer.2 0 1 0
8.1.3.7 Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
8.1.2.2 Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 1 0
8.1.2.5 Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
8.2.1.2 Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 1 0
8.5.1.5 Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 0 1 0
8.1.3.5 Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
8.1.1.3 Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
8.2.1.4 Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır 1 0 1 0
8.2.1.4 Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0 0 0
8.4.1.1 En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0

Sayısal (FEN) 20 2 13 10

Fen 20 2 13 10

F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 0 2 0
F.8.1.2.1. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0
F.8.2.1.3. DNA’nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
F.8.2.2.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 0 1 0
F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
F.8.2.3.3. Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
F.8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 3 0 2 0
F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 2 0 1 0
F.8.2.5.1. Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
F.8.4.4.7. Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 0 1 0
F.8.4.3.1. Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 2 0 1 0
F.8.4.4.3. Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 0 1 0
F.8.4.1.1. Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 2 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

AFYONKARAHİSAR / AFYONKARAHİSAR MERKEZ / Anıtkaya Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
BEYZA KIZILYER 57 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
383,006 320,040 2 2 74 113 10875

Puanı Hesaplanan: 20 226 347 43175

Katılımlar: 19 20 227 348 43202

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 5,89 5,55 10,08

Tarih 10 8 2 7,33 73 3,07 2,78 3,67

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 4,37 4,45 5,35

İngilizce 10 7 3 6,00 60 2,67 2,42 3,84

Matematik 20 6 7 3,67 18 2,18 1,95 5,71

Fen 20 19 1 18,67 93 7,35 6,87 9,24

Toplam: 90 66 17 60,33 67 25,53 24,02 36,99

Sözel (TÜR) BBCBADcdABaDADaDBDAB

Cevap Anh. B BBCBADACABDDADDDBDAB

Sözel (TAR) dBABDCcCBD

Cevap Anh. B ABABDCACBD

Sözel (DİN) CBBDACCDAD

Cevap Anh. B CBBDACCDAD

Sözel (İNG) DccABbADCB

Cevap Anh. B DBDABCADCB

Sayısal (MAT) B Bd   d bC abccC CD

Cevap Anh. B BCBCDADBCACDBADBCACD

Sayısal (FEN) BBDCBBAABABaDDDDACCB

Cevap Anh. B BBDCBBAABABCDDDDACCB

Soru No 12345678901234567890
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40

60
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 16 4 80

Türkçe 20 16 4 80

T.8.3.32. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
T.8.3.27. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
T.8.3.30. Bilgi kaynaklarını etkili bir şekilde kullanır. 1 1 0 100
T.8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. 2 1 1 50
T.8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
T.8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
T.8.3.10. Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
T.8.3.16. Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
T.8.3.11. Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 2 2 0 100
T.8.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
T.8.3.25. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
T.7.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
T.8.3.5. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını (Söz Öbeğinde Anlam tahmin eder.)1 1 0 100
T.8.3.5. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını (Sözcükte Anlam tahmin eder.) 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 8 2 80

Tarih 10 8 2 80

8.2.6. Misakımilli’nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile “ulusal egemenlik” ve “tam bağımsızlık” ilkeleri ile ilişkilendirir.1 0 1 0
8.2.7. Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
8.2.8. Mustafa Kemal’in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması’na karşı  tepkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
8.3.4. Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusun-da yapılan uygulamaları analiz eder.1 1 0 100
8.3.5. Sakarya Meydan Savaşı’nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz’un başarılı olmasında Mustafa Kemal’in rolü-ne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
8.3.2. Millî Mücadele Dönemi’nde Batı Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
8.2.4. Kuvâ-yı Millîye’nin oluşum su¨recini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
8.1.3. Gençlik döneminde Mustafa Kemal’in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
8.1.1. Avrupa’daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti’nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 10 0 100

Din K.ve A.B. 10 10 0 100

8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
8.2.5. Maûn suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
8.2.3. Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
8.1.3. Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
8.1.6. Ayet el-Kürsi’yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
8.3.2. İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
8.2.4. Hz. Şuayb’in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 7 3 70

İngilizce 10 7 3 70

Talking about Internet habits 1 1 0 100
Internet related phrases and vocabulary 1 0 1 0
Following phone conversations 2 1 1 50
Expressing preferences 2 2 0 100
Making simple inquiries 1 0 1 0
Stating personal opinions 1 1 0 100
Accepting and refusing 1 1 0 100
Making simple inquiries/Vocabulary 1 1 0 100

Sayısal (MAT) 20 6 7 30

Matematik 20 6 7 30

8.1.1.2 İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer.2 1 1 50
8.1.2.2 Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 0 0
8.5.1.5 Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 1 0 50
8.4.1.1 En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
8.2.1.4 Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0 0 0
8.2.1.4 Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır 1 0 0 0
8.1.1.3 Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
8.1.3.5 Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
8.2.1.2 Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 1 0
8.1.2.5 Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
8.1.3.7 Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 1 0
8.5.1.2 “Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 0 1 0
8.1.3.3 Kareköklü bir ifadeyi aÃb şeklinde yazar ve aÃb şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 1 0
8.1.2.1 Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
8.4.1.2 Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0
8.5.1.1 Bir olaya ait olası durumları belirler. 1 1 0 100
8.1.1.1 Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanla-rını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100

Sayısal (FEN) 20 19 1 95

Fen 20 19 1 95

F.8.4.1.1. Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 2 2 0 100
F.8.4.3.1. Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 2 2 0 100
F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 2 2 0 100
F.8.2.2.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 2 0 100
F.8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 3 3 0 100
F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 2 0 100
F.8.4.4.3. Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100
F.8.4.4.7. Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 1 0 100
F.8.2.5.1. Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
F.8.2.3.3. Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
F.8.2.1.3. DNA’nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
F.8.1.2.1. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

AFYONKARAHİSAR / AFYONKARAHİSAR MERKEZ / Anıtkaya Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
CEYLİN ERDEM 65 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
293,862 320,040 8 8 137 233 25047

Puanı Hesaplanan: 20 226 347 43175

Katılımlar: 19 20 227 348 43202

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 10 5 8,33 42 5,89 5,55 10,08

Tarih 10 3 4 1,67 17 3,07 2,78 3,67

Din K.ve A.B. 10 6 2 5,33 53 4,37 4,45 5,35

İngilizce 10 4 5 2,33 23 2,67 2,42 3,84

Matematik 20 1 2 0,33 2 2,18 1,95 5,71

Fen 20 13 3 12,00 60 7,35 6,87 9,24

Toplam: 90 37 21 30,00 33 25,53 24,02 36,99

Sözel (TÜR) BcCBc Ab BD c DaBD B

Cevap Anh. B BBCBADACABDDADDDBDAB

Sözel (TAR)   bBcdbCB 

Cevap Anh. B ABABDCACBD

Sözel (DİN) CBBcAC Db 

Cevap Anh. B CBBDACCDAD

Sözel (İNG) DcaA CdDbd

Cevap Anh. B DBDABCADCB

Sayısal (MAT)      b     c       D

Cevap Anh. B BCBCDADBCACDBADBCACD

Sayısal (FEN)   DCBB  cABCDDbDAbCB

Cevap Anh. B BBDCBBAABABCDDDDACCB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 10 5 50

Türkçe 20 10 5 50

T.8.3.32. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 0 50
T.8.3.27. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
T.8.3.30. Bilgi kaynaklarını etkili bir şekilde kullanır. 1 1 0 100
T.8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. 2 1 0 50
T.8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
T.8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
T.8.3.10. Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
T.8.3.16. Metnin konusunu belirler. 1 0 0 0
T.8.3.11. Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 2 0 2 0
T.8.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 0 0
T.8.3.25. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
T.7.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
T.8.3.5. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını (Söz Öbeğinde Anlam tahmin eder.)1 0 0 0
T.8.3.5. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını (Sözcükte Anlam tahmin eder.) 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 3 4 30

Tarih 10 3 4 30

8.2.6. Misakımilli’nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile “ulusal egemenlik” ve “tam bağımsızlık” ilkeleri ile ilişkilendirir.1 0 0 0
8.2.7. Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 0 0 0
8.2.8. Mustafa Kemal’in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması’na karşı  tepkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
8.3.4. Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusun-da yapılan uygulamaları analiz eder.1 1 0 100
8.3.5. Sakarya Meydan Savaşı’nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz’un başarılı olmasında Mustafa Kemal’in rolü-ne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
8.3.2. Millî Mücadele Dönemi’nde Batı Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 0 2 0
8.2.4. Kuvâ-yı Millîye’nin oluşum su¨recini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
8.1.3. Gençlik döneminde Mustafa Kemal’in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
8.1.1. Avrupa’daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti’nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 0 0

Sözel (DİN) 10 6 2 60

Din K.ve A.B. 10 6 2 60

8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
8.2.5. Maûn suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 0 50
8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
8.2.3. Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
8.1.3. Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
8.1.6. Ayet el-Kürsi’yi okur, anlamını söyler. 1 0 0 0
8.3.2. İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
8.2.4. Hz. Şuayb’in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0

Sözel (İNG) 10 4 5 40

İngilizce 10 4 5 40

Talking about Internet habits 1 1 0 100
Internet related phrases and vocabulary 1 0 1 0
Following phone conversations 2 1 1 50
Expressing preferences 2 0 1 0
Making simple inquiries 1 1 0 100
Stating personal opinions 1 1 0 100
Accepting and refusing 1 0 1 0
Making simple inquiries/Vocabulary 1 0 1 0

Sayısal (MAT) 20 1 2 5

Matematik 20 1 2 5

8.1.1.2 İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer.2 0 0 0
8.1.2.2 Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 1 0
8.5.1.5 Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 0 0 0
8.4.1.1 En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
8.2.1.4 Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0 0 0
8.2.1.4 Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır 1 0 1 0
8.1.1.3 Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
8.1.3.5 Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
8.2.1.2 Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 0 0
8.1.2.5 Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
8.1.3.7 Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 0 0
8.5.1.2 “Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 0 0 0
8.1.3.3 Kareköklü bir ifadeyi aÃb şeklinde yazar ve aÃb şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 0 0
8.1.2.1 Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
8.4.1.2 Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0
8.5.1.1 Bir olaya ait olası durumları belirler. 1 0 0 0
8.1.1.1 Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanla-rını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100

Sayısal (FEN) 20 13 3 65

Fen 20 13 3 65

F.8.4.1.1. Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 2 0 0 0
F.8.4.3.1. Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 2 1 0 50
F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 2 2 0 100
F.8.2.2.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 2 0 100
F.8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 3 2 0 67
F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 2 0 100
F.8.4.4.3. Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 0 1 0
F.8.4.4.7. Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 1 0 100
F.8.2.5.1. Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
F.8.2.3.3. Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
F.8.2.1.3. DNA’nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 1 0
F.8.1.2.1. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

AFYONKARAHİSAR / AFYONKARAHİSAR MERKEZ / Anıtkaya Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
EBRAR TETİK 68 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
322,418 320,040 6 6 115 199 20218

Puanı Hesaplanan: 20 226 347 43175

Katılımlar: 19 20 227 348 43202

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 10 9 7,00 35 5,89 5,55 10,08

Tarih 10 5 3 4,00 40 3,07 2,78 3,67

Din K.ve A.B. 10 6 1 5,67 57 4,37 4,45 5,35

İngilizce 10 7 2 6,33 63 2,67 2,42 3,84

Matematik 20 3 3 2,00 10 2,18 1,95 5,71

Fen 20 17 3 16,00 80 7,35 6,87 9,24

Toplam: 90 48 21 41,00 46 25,53 24,02 36,99

Sözel (TÜR) BB BcDdddaDDAcDDcDda

Cevap Anh. B BBCBADACABDDADDDBDAB

Sözel (TAR)  aABDd CcD

Cevap Anh. B ABABDCACBD

Sözel (DİN)  BBcAC DA 

Cevap Anh. B CBBDACCDAD

Sözel (İNG) DBDAB ADba

Cevap Anh. B DBDABCADCB

Sayısal (MAT)    d      Ca    C Ca

Cevap Anh. B BCBCDADBCACDBADBCACD

Sayısal (FEN) daDCBaAABABCDDDDACCB

Cevap Anh. B BBDCBBAABABCDDDDACCB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 10 9 50

Türkçe 20 10 9 50

T.8.3.32. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
T.8.3.27. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. 2 0 1 0
T.8.3.30. Bilgi kaynaklarını etkili bir şekilde kullanır. 1 1 0 100
T.8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. 2 1 1 50
T.8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
T.8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
T.8.3.10. Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
T.8.3.16. Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
T.8.3.11. Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 2 2 0 100
T.8.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
T.8.3.25. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
T.7.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
T.8.3.5. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını (Söz Öbeğinde Anlam tahmin eder.)1 0 1 0
T.8.3.5. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını (Sözcükte Anlam tahmin eder.) 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 5 3 50

Tarih 10 5 3 50

8.2.6. Misakımilli’nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile “ulusal egemenlik” ve “tam bağımsızlık” ilkeleri ile ilişkilendirir.1 0 0 0
8.2.7. Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 0 1 0
8.2.8. Mustafa Kemal’in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması’na karşı  tepkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
8.3.4. Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusun-da yapılan uygulamaları analiz eder.1 1 0 100
8.3.5. Sakarya Meydan Savaşı’nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz’un başarılı olmasında Mustafa Kemal’in rolü-ne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
8.3.2. Millî Mücadele Dönemi’nde Batı Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 0 1 0
8.2.4. Kuvâ-yı Millîye’nin oluşum su¨recini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
8.1.3. Gençlik döneminde Mustafa Kemal’in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 1 0
8.1.1. Avrupa’daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti’nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 6 1 60

Din K.ve A.B. 10 6 1 60

8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 0 0
8.2.5. Maûn suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 0 50
8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
8.2.3. Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
8.1.3. Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
8.1.6. Ayet el-Kürsi’yi okur, anlamını söyler. 1 0 0 0
8.3.2. İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
8.2.4. Hz. Şuayb’in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 7 2 70

İngilizce 10 7 2 70

Talking about Internet habits 1 1 0 100
Internet related phrases and vocabulary 1 1 0 100
Following phone conversations 2 2 0 100
Expressing preferences 2 2 0 100
Making simple inquiries 1 0 0 0
Stating personal opinions 1 1 0 100
Accepting and refusing 1 0 1 0
Making simple inquiries/Vocabulary 1 0 1 0

Sayısal (MAT) 20 3 3 15

Matematik 20 3 3 15

8.1.1.2 İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer.2 0 0 0
8.1.2.2 Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 1 0
8.5.1.5 Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 0 0 0
8.4.1.1 En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
8.2.1.4 Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0 0 0
8.2.1.4 Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır 1 0 0 0
8.1.1.3 Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
8.1.3.5 Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
8.2.1.2 Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 0 0
8.1.2.5 Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
8.1.3.7 Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 0 0
8.5.1.2 “Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 0 0 0
8.1.3.3 Kareköklü bir ifadeyi aÃb şeklinde yazar ve aÃb şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 0 0
8.1.2.1 Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
8.4.1.2 Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0
8.5.1.1 Bir olaya ait olası durumları belirler. 1 1 0 100
8.1.1.1 Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanla-rını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0

Sayısal (FEN) 20 17 3 85

Fen 20 17 3 85

F.8.4.1.1. Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 2 1 1 50
F.8.4.3.1. Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 2 1 1 50
F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 2 2 0 100
F.8.2.2.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 2 0 100
F.8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 3 3 0 100
F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 1 1 50
F.8.4.4.3. Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100
F.8.4.4.7. Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 1 0 100
F.8.2.5.1. Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
F.8.2.3.3. Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
F.8.2.1.3. DNA’nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
F.8.1.2.1. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

AFYONKARAHİSAR / AFYONKARAHİSAR MERKEZ / Anıtkaya Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ELÇİN KÜLTE 70 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
349,737 320,040 4 4 94 155 15856

Puanı Hesaplanan: 20 226 347 43175

Katılımlar: 19 20 227 348 43202

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 6 11,00 55 5,89 5,55 10,08

Tarih 10 7 3 6,00 60 3,07 2,78 3,67

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 4,37 4,45 5,35

İngilizce 10 8 2 7,33 73 2,67 2,42 3,84

Matematik 20 5 0 5,00 25 2,18 1,95 5,71

Fen 20 15 4 13,67 68 7,35 6,87 9,24

Toplam: 90 55 18 49,00 54 25,53 24,02 36,99

Sözel (TÜR) abDBDDcADaBACcDcBC B

Cevap Anh. A BADBDDDADDBACADABCBB

Sözel (TAR) DBCAdbBABd

Cevap Anh. A DBCACDBABA

Sözel (DİN) DbDaCAcBBC

Cevap Anh. A DADCCADBBC

Sözel (İNG) BCDAbBADBc

Cevap Anh. A BCDACBADBD

Sayısal (MAT) DC  B    C  B       

Cevap Anh. A DCACBDABDCACBDADCBCB

Sayısal (FEN) BCCADaDb BABAAaBCDaB

Cevap Anh. A BCCADDDDCBABAABBCDBB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 13 6 65

Türkçe 20 13 6 65

T.8.3.5. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını (Sözcükte Anlam tahmin eder.) 1 0 1 0
T.8.3.5. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını (Söz Öbeğinde Anlam tahmin eder.)1 0 1 0
T.7.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
T.8.3.25. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
T.8.3.11. Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 2 2 0 100
T.8.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
T.8.3.16. Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
T.8.3.10. Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
T.8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
T.8.3.32. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
T.8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
T.8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. 2 1 1 50
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
T.8.3.30. Bilgi kaynaklarını etkili bir şekilde kullanır. 1 1 0 100
T.8.3.27. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 0 0

Sözel (TAR) 10 7 3 70

Tarih 10 7 3 70

8.1.1. Avrupa’daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti’nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
8.1.3. Gençlik döneminde Mustafa Kemal’in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
8.2.4. Kuvâ-yı Millîye’nin oluşum su¨recini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
8.3.2. Millî Mücadele Dönemi’nde Batı Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
8.3.5. Sakarya Meydan Savaşı’nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz’un başarılı olmasında Mustafa Kemal’in rolü-ne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
8.3.4. Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusun-da yapılan uygulamaları analiz eder.1 1 0 100
8.2.8. Mustafa Kemal’in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması’na karşı  tepkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
8.2.7. Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
8.2.6. Misakımilli’nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile “ulusal egemenlik” ve “tam bağımsızlık” ilkeleri ile ilişkilendirir.1 0 1 0

Sözel (DİN) 10 7 3 70

Din K.ve A.B. 10 7 3 70

8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
8.2.4. Hz. Şuayb’in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
8.3.2. İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
8.1.6. Ayet el-Kürsi’yi okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
8.1.3. Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
8.2.3. Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
8.2.5. Maûn suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 8 2 80

İngilizce 10 8 2 80

Making simple inquiries/Vocabulary 1 1 0 100
Accepting and refusing 1 1 0 100
Stating personal opinions 1 1 0 100
Expressing preferences 2 2 0 100
Making simple inquiries 1 0 1 0
Following phone conversations 2 2 0 100
Internet related phrases and vocabulary 1 1 0 100
Talking about Internet habits 1 0 1 0

Sayısal (MAT) 20 5 0 25

Matematik 20 5 0 25

8.1.1.1 Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanla-rını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
8.5.1.1 Bir olaya ait olası durumları belirler. 1 1 0 100
8.4.1.2 Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0
8.1.2.1 Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
8.1.3.3 Kareköklü bir ifadeyi aÃb şeklinde yazar ve aÃb şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
8.5.1.2 “Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 0 0 0
8.1.1.2 İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer.2 0 0 0
8.1.3.7 Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 0 0
8.1.2.2 Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 0 0
8.1.2.5 Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
8.2.1.2 Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 0 0
8.5.1.5 Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 0 0 0
8.1.3.5 Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
8.1.1.3 Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
8.2.1.4 Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır 1 0 0 0
8.2.1.4 Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0 0 0
8.4.1.1 En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0

Sayısal (FEN) 20 15 4 75

Fen 20 15 4 75

F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 1 1 50
F.8.1.2.1. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
F.8.2.1.3. DNA’nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
F.8.2.2.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 2 0 100
F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
F.8.2.3.3. Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
F.8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 3 3 0 100
F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 2 1 1 50
F.8.2.5.1. Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 0 0
F.8.4.4.7. Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 1 0 100
F.8.4.3.1. Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 2 1 1 50
F.8.4.4.3. Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100
F.8.4.1.1. Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 2 2 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

AFYONKARAHİSAR / AFYONKARAHİSAR MERKEZ / Anıtkaya Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF BOZKURT 74 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
240,407 320,040 11 11 180 297 34754

Puanı Hesaplanan: 20 226 347 43175

Katılımlar: 19 20 227 348 43202

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 5 14 0,33 2 5,89 5,55 10,08

Tarih 10 3 6 1,00 10 3,07 2,78 3,67

Din K.ve A.B. 10 4 6 2,00 20 4,37 4,45 5,35

İngilizce 10 2 6 0,00 0 2,67 2,42 3,84

Matematik 20 2 10 -1,33 -7 2,18 1,95 5,71

Fen 20 13 6 11,00 55 7,35 6,87 9,24

Toplam: 90 29 48 13,00 14 25,53 24,02 36,99

Sözel (TÜR) adbcaDcA baAbdcbcdBB

Cevap Anh. A BADBDDDADDBACADABCBB

Sözel (TAR) DcCdbcBbd 

Cevap Anh. A DBCACDBABA

Sözel (DİN) cdDaCdcBdC

Cevap Anh. A DADCCADBBC

Sözel (İNG) Bacb ccDd 

Cevap Anh. A BCDACBADBD

Sayısal (MAT) Ddbaac  cb  dc    aB

Cevap Anh. A DCACBDABDCACBDADCBCB

Sayısal (FEN) BaCADcDD BAcAcdBCDBa

Cevap Anh. A BCCADDDDCBABAABBCDBB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 5 14 25

Türkçe 20 5 14 25

T.8.3.5. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını (Sözcükte Anlam tahmin eder.) 1 0 1 0
T.8.3.5. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını (Söz Öbeğinde Anlam tahmin eder.)1 0 1 0
T.7.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
T.8.3.25. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
T.8.3.11. Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 2 1 1 50
T.8.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
T.8.3.16. Metnin konusunu belirler. 1 0 0 0
T.8.3.10. Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
T.8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
T.8.3.32. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
T.8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
T.8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. 2 0 2 0
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
T.8.3.30. Bilgi kaynaklarını etkili bir şekilde kullanır. 1 0 1 0
T.8.3.27. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 3 6 30

Tarih 10 3 6 30

8.1.1. Avrupa’daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti’nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
8.1.3. Gençlik döneminde Mustafa Kemal’in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 1 0
8.2.4. Kuvâ-yı Millîye’nin oluşum su¨recini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
8.3.2. Millî Mücadele Dönemi’nde Batı Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 0 2 0
8.3.5. Sakarya Meydan Savaşı’nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz’un başarılı olmasında Mustafa Kemal’in rolü-ne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
8.3.4. Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusun-da yapılan uygulamaları analiz eder.1 1 0 100
8.2.8. Mustafa Kemal’in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması’na karşı  tepkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
8.2.7. Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 0 1 0
8.2.6. Misakımilli’nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile “ulusal egemenlik” ve “tam bağımsızlık” ilkeleri ile ilişkilendirir.1 0 0 0

Sözel (DİN) 10 4 6 40

Din K.ve A.B. 10 4 6 40

8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
8.2.4. Hz. Şuayb’in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
8.3.2. İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
8.1.6. Ayet el-Kürsi’yi okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
8.1.3. Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
8.2.3. Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 0 1 0
8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
8.2.5. Maûn suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 2 6 20

İngilizce 10 2 6 20

Making simple inquiries/Vocabulary 1 1 0 100
Accepting and refusing 1 0 1 0
Stating personal opinions 1 0 1 0
Expressing preferences 2 0 2 0
Making simple inquiries 1 0 0 0
Following phone conversations 2 1 1 50
Internet related phrases and vocabulary 1 0 1 0
Talking about Internet habits 1 0 0 0

Sayısal (MAT) 20 2 10 10

Matematik 20 2 10 10

8.1.1.1 Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanla-rını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
8.5.1.1 Bir olaya ait olası durumları belirler. 1 0 1 0
8.4.1.2 Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 1 0
8.1.2.1 Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0
8.1.3.3 Kareköklü bir ifadeyi aÃb şeklinde yazar ve aÃb şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 1 0
8.5.1.2 “Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 0 1 0
8.1.1.2 İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer.2 1 0 50
8.1.3.7 Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 0 0
8.1.2.2 Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 2 0
8.1.2.5 Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
8.2.1.2 Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 0 0
8.5.1.5 Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 0 0 0
8.1.3.5 Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
8.1.1.3 Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
8.2.1.4 Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır 1 0 0 0
8.2.1.4 Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0 0 0
8.4.1.1 En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0

Sayısal (FEN) 20 13 6 65

Fen 20 13 6 65

F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 1 1 50
F.8.1.2.1. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0
F.8.2.1.3. DNA’nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
F.8.2.2.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 2 0 100
F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
F.8.2.3.3. Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
F.8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 3 3 0 100
F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 2 2 0 100
F.8.2.5.1. Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 0 0
F.8.4.4.7. Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 1 0 100
F.8.4.3.1. Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 2 2 0 100
F.8.4.4.3. Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 0 1 0
F.8.4.1.1. Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 2 0 2 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

AFYONKARAHİSAR / AFYONKARAHİSAR MERKEZ / Anıtkaya Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ENES ÖZDEMİR 84 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
368,099 320,040 3 3 83 130 13090

Puanı Hesaplanan: 20 226 347 43175

Katılımlar: 19 20 227 348 43202

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 5 12,33 62 5,89 5,55 10,08

Tarih 10 7 3 6,00 60 3,07 2,78 3,67

Din K.ve A.B. 10 8 1 7,67 77 4,37 4,45 5,35

İngilizce 10 2 8 -0,67 -7 2,67 2,42 3,84

Matematik 20 11 2 10,33 52 2,18 1,95 5,71

Fen 20 14 4 12,67 63 7,35 6,87 9,24

Toplam: 90 56 23 48,33 54 25,53 24,02 36,99

Sözel (TÜR) BBda DAdABDDcbDDBDAB

Cevap Anh. B BBCBADACABDDADDDBDAB

Sözel (TAR) dBABDdACBa

Cevap Anh. B ABABDCACBD

Sözel (DİN) CBBDACbD D

Cevap Anh. B CBBDACCDAD

Sözel (İNG) aabbcCcDdd

Cevap Anh. B DBDABCADCB

Sayısal (MAT) BCBC  bB  C BAaB  CD

Cevap Anh. B BCBCDADBCACDBADBCACD

Sayısal (FEN) dBDCBBAA caC DaDACCB

Cevap Anh. B BBDCBBAABABCDDDDACCB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 14 5 70

Türkçe 20 14 5 70

T.8.3.32. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
T.8.3.27. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. 2 0 1 0
T.8.3.30. Bilgi kaynaklarını etkili bir şekilde kullanır. 1 0 1 0
T.8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. 2 2 0 100
T.8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
T.8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
T.8.3.10. Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
T.8.3.16. Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
T.8.3.11. Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 2 1 1 50
T.8.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
T.8.3.25. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
T.7.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
T.8.3.5. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını (Söz Öbeğinde Anlam tahmin eder.)1 1 0 100
T.8.3.5. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını (Sözcükte Anlam tahmin eder.) 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 7 3 70

Tarih 10 7 3 70

8.2.6. Misakımilli’nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile “ulusal egemenlik” ve “tam bağımsızlık” ilkeleri ile ilişkilendirir.1 0 1 0
8.2.7. Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
8.2.8. Mustafa Kemal’in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması’na karşı  tepkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
8.3.4. Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusun-da yapılan uygulamaları analiz eder.1 1 0 100
8.3.5. Sakarya Meydan Savaşı’nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz’un başarılı olmasında Mustafa Kemal’in rolü-ne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
8.3.2. Millî Mücadele Dönemi’nde Batı Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
8.2.4. Kuvâ-yı Millîye’nin oluşum su¨recini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
8.1.3. Gençlik döneminde Mustafa Kemal’in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
8.1.1. Avrupa’daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti’nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0

Sözel (DİN) 10 8 1 80

Din K.ve A.B. 10 8 1 80

8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
8.2.5. Maûn suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
8.2.3. Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
8.1.3. Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
8.1.6. Ayet el-Kürsi’yi okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
8.3.2. İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
8.2.4. Hz. Şuayb’in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 0 0

Sözel (İNG) 10 2 8 20

İngilizce 10 2 8 20

Talking about Internet habits 1 0 1 0
Internet related phrases and vocabulary 1 0 1 0
Following phone conversations 2 0 2 0
Expressing preferences 2 0 2 0
Making simple inquiries 1 1 0 100
Stating personal opinions 1 1 0 100
Accepting and refusing 1 0 1 0
Making simple inquiries/Vocabulary 1 0 1 0

Sayısal (MAT) 20 11 2 55

Matematik 20 11 2 55

8.1.1.2 İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer.2 2 0 100
8.1.2.2 Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 1 0 50
8.5.1.5 Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 1 0 50
8.4.1.1 En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
8.2.1.4 Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0 0 0
8.2.1.4 Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır 1 0 0 0
8.1.1.3 Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
8.1.3.5 Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
8.2.1.2 Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 0 0
8.1.2.5 Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
8.1.3.7 Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
8.5.1.2 “Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 0 1 0
8.1.3.3 Kareköklü bir ifadeyi aÃb şeklinde yazar ve aÃb şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
8.1.2.1 Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
8.4.1.2 Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0
8.5.1.1 Bir olaya ait olası durumları belirler. 1 1 0 100
8.1.1.1 Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanla-rını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100

Sayısal (FEN) 20 14 4 70

Fen 20 14 4 70

F.8.4.1.1. Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 2 1 1 50
F.8.4.3.1. Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 2 1 1 50
F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 2 1 0 50
F.8.2.2.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 2 0 100
F.8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 3 3 0 100
F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 2 0 100
F.8.4.4.3. Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 0 0 0
F.8.4.4.7. Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 0 1 0
F.8.2.5.1. Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
F.8.2.3.3. Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
F.8.2.1.3. DNA’nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
F.8.1.2.1. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

AFYONKARAHİSAR / AFYONKARAHİSAR MERKEZ / Anıtkaya Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ENNUR ÖN AL 85 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
280,657 320,040 10 10 149 251 27413

Puanı Hesaplanan: 20 226 347 43175

Katılımlar: 19 20 227 348 43202

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 4 12,67 63 5,89 5,55 10,08

Tarih 10 5 5 3,33 33 3,07 2,78 3,67

Din K.ve A.B. 10 5 4 3,67 37 4,37 4,45 5,35

İngilizce 10 2 1 1,67 17 2,67 2,42 3,84

Matematik 20 0 1 -0,33 -2 2,18 1,95 5,71

Fen 20 7 6 5,00 25 7,35 6,87 9,24

Toplam: 90 33 21 26,00 29 25,53 24,02 36,99

Sözel (TÜR) cADBDcDADDBAbcD B BB

Cevap Anh. A BADBDDDADDBACADABCBB

Sözel (TAR) aBCbdbBABb

Cevap Anh. A DBCACDBABA

Sözel (DİN) cADCCdcdB 

Cevap Anh. A DADCCADBBC

Sözel (İNG) B   b   B 

Cevap Anh. A BCDACBADBD

Sayısal (MAT) a                   

Cevap Anh. A DCACBDABDCACBDADCBCB

Sayısal (FEN) BabdDcD   Acd BB D  

Cevap Anh. A BCCADDDDCBABAABBCDBB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 14 4 70

Türkçe 20 14 4 70

T.8.3.5. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını (Sözcükte Anlam tahmin eder.) 1 0 1 0
T.8.3.5. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını (Söz Öbeğinde Anlam tahmin eder.)1 1 0 100
T.7.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
T.8.3.25. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
T.8.3.11. Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 2 2 0 100
T.8.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
T.8.3.16. Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
T.8.3.10. Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
T.8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
T.8.3.32. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
T.8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
T.8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. 2 1 1 50
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. 2 0 0 0
T.8.3.30. Bilgi kaynaklarını etkili bir şekilde kullanır. 1 1 0 100
T.8.3.27. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 5 5 50

Tarih 10 5 5 50

8.1.1. Avrupa’daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti’nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
8.1.3. Gençlik döneminde Mustafa Kemal’in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
8.2.4. Kuvâ-yı Millîye’nin oluşum su¨recini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
8.3.2. Millî Mücadele Dönemi’nde Batı Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 0 2 0
8.3.5. Sakarya Meydan Savaşı’nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz’un başarılı olmasında Mustafa Kemal’in rolü-ne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
8.3.4. Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusun-da yapılan uygulamaları analiz eder.1 1 0 100
8.2.8. Mustafa Kemal’in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması’na karşı  tepkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
8.2.7. Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
8.2.6. Misakımilli’nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile “ulusal egemenlik” ve “tam bağımsızlık” ilkeleri ile ilişkilendirir.1 0 1 0

Sözel (DİN) 10 5 4 50

Din K.ve A.B. 10 5 4 50

8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 0 2 0
8.2.4. Hz. Şuayb’in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
8.3.2. İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
8.1.6. Ayet el-Kürsi’yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
8.1.3. Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
8.2.3. Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 0 1 0
8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
8.2.5. Maûn suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 0 0

Sözel (İNG) 10 2 1 20

İngilizce 10 2 1 20

Making simple inquiries/Vocabulary 1 1 0 100
Accepting and refusing 1 0 0 0
Stating personal opinions 1 0 0 0
Expressing preferences 2 0 0 0
Making simple inquiries 1 0 1 0
Following phone conversations 2 0 0 0
Internet related phrases and vocabulary 1 1 0 100
Talking about Internet habits 1 0 0 0

Sayısal (MAT) 20 0 1 0

Matematik 20 0 1 0

8.1.1.1 Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanla-rını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
8.5.1.1 Bir olaya ait olası durumları belirler. 1 0 0 0
8.4.1.2 Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0
8.1.2.1 Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
8.1.3.3 Kareköklü bir ifadeyi aÃb şeklinde yazar ve aÃb şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 0 0
8.5.1.2 “Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 0 0 0
8.1.1.2 İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer.2 0 0 0
8.1.3.7 Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 0 0
8.1.2.2 Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 0 0
8.1.2.5 Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
8.2.1.2 Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 0 0
8.5.1.5 Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 0 0 0
8.1.3.5 Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
8.1.1.3 Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
8.2.1.4 Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır 1 0 0 0
8.2.1.4 Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0 0 0
8.4.1.1 En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0

Sayısal (FEN) 20 7 6 35

Fen 20 7 6 35

F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 2 0 100
F.8.1.2.1. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0
F.8.2.1.3. DNA’nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 1 0
F.8.2.2.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 0 1 0
F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
F.8.2.3.3. Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
F.8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 3 2 1 67
F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 2 1 0 50
F.8.2.5.1. Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 0 0
F.8.4.4.7. Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 0 0 0
F.8.4.3.1. Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 2 1 0 50
F.8.4.4.3. Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 0 1 0
F.8.4.1.1. Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

AFYONKARAHİSAR / AFYONKARAHİSAR MERKEZ / Anıtkaya Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
FATMA TOK 20 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
286,517 320,040 9 9 144 244 26325

Puanı Hesaplanan: 20 226 347 43175

Katılımlar: 19 20 227 348 43202

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 5 11,33 57 5,89 5,55 10,08

Tarih 10 6 4 4,67 47 3,07 2,78 3,67

Din K.ve A.B. 10 6 3 5,00 50 4,37 4,45 5,35

İngilizce 10 4 3 3,00 30 2,67 2,42 3,84

Matematik 20 2 2 1,33 7 2,18 1,95 5,71

Fen 20 7 9 4,00 20 7,35 6,87 9,24

Toplam: 90 38 26 29,33 33 25,53 24,02 36,99

Sözel (TÜR) BBdBdD b BDDbDDDBDAa

Cevap Anh. B BBCBADACABDDADDDBDAB

Sözel (TAR) cBABDdcCcD

Cevap Anh. B ABABDCACBD

Sözel (DİN) aBBccC DAD

Cevap Anh. B CBBDACCDAD

Sözel (İNG) D cAB A bd

Cevap Anh. B DBDABCADCB

Sayısal (MAT) B cC  a             

Cevap Anh. B BCBCDADBCACDBADBCACD

Sayısal (FEN)   adBd cB BCccaDbbCB

Cevap Anh. B BBDCBBAABABCDDDDACCB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 13 5 65

Türkçe 20 13 5 65

T.8.3.32. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 0 50
T.8.3.27. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
T.8.3.30. Bilgi kaynaklarını etkili bir şekilde kullanır. 1 1 0 100
T.8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. 2 1 0 50
T.8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
T.8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
T.8.3.10. Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
T.8.3.16. Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
T.8.3.11. Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 2 1 1 50
T.8.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
T.8.3.25. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
T.7.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
T.8.3.5. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını (Söz Öbeğinde Anlam tahmin eder.)1 1 0 100
T.8.3.5. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını (Sözcükte Anlam tahmin eder.) 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 6 4 60

Tarih 10 6 4 60

8.2.6. Misakımilli’nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile “ulusal egemenlik” ve “tam bağımsızlık” ilkeleri ile ilişkilendirir.1 0 1 0
8.2.7. Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
8.2.8. Mustafa Kemal’in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması’na karşı  tepkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
8.3.4. Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusun-da yapılan uygulamaları analiz eder.1 1 0 100
8.3.5. Sakarya Meydan Savaşı’nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz’un başarılı olmasında Mustafa Kemal’in rolü-ne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
8.3.2. Millî Mücadele Dönemi’nde Batı Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 0 2 0
8.2.4. Kuvâ-yı Millîye’nin oluşum su¨recini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
8.1.3. Gençlik döneminde Mustafa Kemal’in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 1 0
8.1.1. Avrupa’daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti’nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 6 3 60

Din K.ve A.B. 10 6 3 60

8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
8.2.5. Maûn suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
8.2.3. Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 0 1 0
8.1.3. Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
8.1.6. Ayet el-Kürsi’yi okur, anlamını söyler. 1 0 0 0
8.3.2. İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
8.2.4. Hz. Şuayb’in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 4 3 40

İngilizce 10 4 3 40

Talking about Internet habits 1 1 0 100
Internet related phrases and vocabulary 1 0 0 0
Following phone conversations 2 1 1 50
Expressing preferences 2 2 0 100
Making simple inquiries 1 0 0 0
Stating personal opinions 1 0 0 0
Accepting and refusing 1 0 1 0
Making simple inquiries/Vocabulary 1 0 1 0

Sayısal (MAT) 20 2 2 10

Matematik 20 2 2 10

8.1.1.2 İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer.2 1 0 50
8.1.2.2 Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 0 0
8.5.1.5 Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 0 1 0
8.4.1.1 En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
8.2.1.4 Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0 0 0
8.2.1.4 Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır 1 0 0 0
8.1.1.3 Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
8.1.3.5 Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
8.2.1.2 Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 0 0
8.1.2.5 Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
8.1.3.7 Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 0 0
8.5.1.2 “Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 0 0 0
8.1.3.3 Kareköklü bir ifadeyi aÃb şeklinde yazar ve aÃb şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 0 0
8.1.2.1 Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
8.4.1.2 Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0
8.5.1.1 Bir olaya ait olası durumları belirler. 1 0 0 0
8.1.1.1 Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanla-rını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 0 0

Sayısal (FEN) 20 7 9 35

Fen 20 7 9 35

F.8.4.1.1. Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 2 0 0 0
F.8.4.3.1. Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 2 0 0 0
F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 2 0 2 0
F.8.2.2.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 0 2 0
F.8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 3 1 2 33
F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 1 1 50
F.8.4.4.3. Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100
F.8.4.4.7. Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 1 0 100
F.8.2.5.1. Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
F.8.2.3.3. Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
F.8.2.1.3. DNA’nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 1 0
F.8.1.2.1. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

AFYONKARAHİSAR / AFYONKARAHİSAR MERKEZ / Anıtkaya Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
KÜBRA KOPAN 86 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
231,188 320,040 13 13 186 304 36396

Puanı Hesaplanan: 20 226 347 43175

Katılımlar: 19 20 227 348 43202

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 5 10 1,67 8 5,89 5,55 10,08

Tarih 10 6 4 4,67 47 3,07 2,78 3,67

Din K.ve A.B. 10 2 8 -0,67 -7 4,37 4,45 5,35

İngilizce 10 2 0 2,00 20 2,67 2,42 3,84

Matematik 20 1 0 1,00 5 2,18 1,95 5,71

Fen 20 7 13 2,67 13 7,35 6,87 9,24

Toplam: 90 23 35 11,33 13 25,53 24,02 36,99

Sözel (TÜR)  bDBcaDb c cadDb b B

Cevap Anh. A BADBDDDADDBACADABCBB

Sözel (TAR) bBbcCDBABd

Cevap Anh. A DBCACDBABA

Sözel (DİN) cbadacaaBC

Cevap Anh. A DADCCADBBC

Sözel (İNG)  C  C     

Cevap Anh. A BCDACBADBD

Sayısal (MAT)             B       

Cevap Anh. A DCACBDABDCACBDADCBCB

Sayısal (FEN) abCdbDbcadbaAcBdCDcB

Cevap Anh. A BCCADDDDCBABAABBCDBB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 5 10 25

Türkçe 20 5 10 25

T.8.3.5. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını (Sözcükte Anlam tahmin eder.) 1 0 0 0
T.8.3.5. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını (Söz Öbeğinde Anlam tahmin eder.)1 0 1 0
T.7.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
T.8.3.25. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
T.8.3.11. Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 2 0 2 0
T.8.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
T.8.3.16. Metnin konusunu belirler. 1 0 0 0
T.8.3.10. Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
T.8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. 1 0 0 0
T.8.3.32. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
T.8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
T.8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. 2 1 1 50
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
T.8.3.30. Bilgi kaynaklarını etkili bir şekilde kullanır. 1 0 0 0
T.8.3.27. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 0 0

Sözel (TAR) 10 6 4 60

Tarih 10 6 4 60

8.1.1. Avrupa’daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti’nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
8.1.3. Gençlik döneminde Mustafa Kemal’in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
8.2.4. Kuvâ-yı Millîye’nin oluşum su¨recini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
8.3.2. Millî Mücadele Dönemi’nde Batı Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
8.3.5. Sakarya Meydan Savaşı’nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz’un başarılı olmasında Mustafa Kemal’in rolü-ne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
8.3.4. Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusun-da yapılan uygulamaları analiz eder.1 1 0 100
8.2.8. Mustafa Kemal’in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması’na karşı  tepkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
8.2.7. Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
8.2.6. Misakımilli’nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile “ulusal egemenlik” ve “tam bağımsızlık” ilkeleri ile ilişkilendirir.1 0 1 0

Sözel (DİN) 10 2 8 20

Din K.ve A.B. 10 2 8 20

8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 0 2 0
8.2.4. Hz. Şuayb’in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
8.3.2. İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 0 1 0
8.1.6. Ayet el-Kürsi’yi okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
8.1.3. Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 0 1 0
8.2.3. Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 0 1 0
8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
8.2.5. Maûn suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 2 0 20

İngilizce 10 2 0 20

Making simple inquiries/Vocabulary 1 0 0 0
Accepting and refusing 1 1 0 100
Stating personal opinions 1 0 0 0
Expressing preferences 2 0 0 0
Making simple inquiries 1 1 0 100
Following phone conversations 2 0 0 0
Internet related phrases and vocabulary 1 0 0 0
Talking about Internet habits 1 0 0 0

Sayısal (MAT) 20 1 0 5

Matematik 20 1 0 5

8.1.1.1 Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanla-rını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 0 0
8.5.1.1 Bir olaya ait olası durumları belirler. 1 0 0 0
8.4.1.2 Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0
8.1.2.1 Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
8.1.3.3 Kareköklü bir ifadeyi aÃb şeklinde yazar ve aÃb şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 0 0
8.5.1.2 “Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 0 0 0
8.1.1.2 İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer.2 0 0 0
8.1.3.7 Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 0 0
8.1.2.2 Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 0 0
8.1.2.5 Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
8.2.1.2 Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 0 0
8.5.1.5 Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 0 0 0
8.1.3.5 Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
8.1.1.3 Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
8.2.1.4 Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır 1 0 0 0
8.2.1.4 Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0 0 0
8.4.1.1 En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0

Sayısal (FEN) 20 7 13 35

Fen 20 7 13 35

F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 1 1 50
F.8.1.2.1. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0
F.8.2.1.3. DNA’nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
F.8.2.2.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 1 1 50
F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 1 0
F.8.2.3.3. Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
F.8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 3 1 2 33
F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 2 1 1 50
F.8.2.5.1. Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
F.8.4.4.7. Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 0 1 0
F.8.4.3.1. Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 2 0 2 0
F.8.4.4.3. Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 0 1 0
F.8.4.1.1. Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

AFYONKARAHİSAR / AFYONKARAHİSAR MERKEZ / Anıtkaya Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
MUSTAFA CENGİZ 54 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
209,617 320,040 16 16 204 325 39868

Puanı Hesaplanan: 20 226 347 43175

Katılımlar: 19 20 227 348 43202

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 5 15 0,00 0 5,89 5,55 10,08

Tarih 10 2 8 -0,67 -7 3,07 2,78 3,67

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 4,37 4,45 5,35

İngilizce 10 3 7 0,67 7 2,67 2,42 3,84

Matematik 20 5 15 0,00 0 2,18 1,95 5,71

Fen 20 5 15 0,00 0 7,35 6,87 9,24

Toplam: 90 27 63 6,00 7 25,53 24,02 36,99

Sözel (TÜR) adDBaaDbcaacdbaAdbBc

Cevap Anh. A BADBDDDADDBACADABCBB

Sözel (TAR) cdaAbcBbac

Cevap Anh. A DBCACDBABA

Sözel (DİN) DAaCCADBcd

Cevap Anh. A DADCCADBBC

Sözel (İNG) BacbadADca

Cevap Anh. A BCDACBADBD

Sayısal (MAT) cabdabcBaaACdcAbCaba

Cevap Anh. A DCACBDABDCACBDADCBCB

Sayısal (FEN) cabbcbacCBbBAcdadccB

Cevap Anh. A BCCADDDDCBABAABBCDBB

Soru No 12345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 5 15 25

Türkçe 20 5 15 25

T.8.3.5. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını (Sözcükte Anlam tahmin eder.) 1 0 1 0
T.8.3.5. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını (Söz Öbeğinde Anlam tahmin eder.)1 0 1 0
T.7.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
T.8.3.25. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
T.8.3.11. Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 2 0 2 0
T.8.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
T.8.3.16. Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
T.8.3.10. Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
T.8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
T.8.3.32. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 0 2 0
T.8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
T.8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. 2 0 2 0
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
T.8.3.30. Bilgi kaynaklarını etkili bir şekilde kullanır. 1 0 1 0
T.8.3.27. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 2 8 20

Tarih 10 2 8 20

8.1.1. Avrupa’daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti’nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
8.1.3. Gençlik döneminde Mustafa Kemal’in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 1 0
8.2.4. Kuvâ-yı Millîye’nin oluşum su¨recini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
8.3.2. Millî Mücadele Dönemi’nde Batı Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
8.3.5. Sakarya Meydan Savaşı’nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz’un başarılı olmasında Mustafa Kemal’in rolü-ne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
8.3.4. Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusun-da yapılan uygulamaları analiz eder.1 1 0 100
8.2.8. Mustafa Kemal’in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması’na karşı  tepkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
8.2.7. Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 0 1 0
8.2.6. Misakımilli’nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile “ulusal egemenlik” ve “tam bağımsızlık” ilkeleri ile ilişkilendirir.1 0 1 0

Sözel (DİN) 10 7 3 70

Din K.ve A.B. 10 7 3 70

8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
8.2.4. Hz. Şuayb’in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
8.3.2. İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 0 1 0
8.1.6. Ayet el-Kürsi’yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
8.1.3. Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
8.2.3. Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
8.2.5. Maûn suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0

Sözel (İNG) 10 3 7 30

İngilizce 10 3 7 30

Making simple inquiries/Vocabulary 1 1 0 100
Accepting and refusing 1 0 1 0
Stating personal opinions 1 0 1 0
Expressing preferences 2 0 2 0
Making simple inquiries 1 0 1 0
Following phone conversations 2 2 0 100
Internet related phrases and vocabulary 1 0 1 0
Talking about Internet habits 1 0 1 0

Sayısal (MAT) 20 5 15 25

Matematik 20 5 15 25

8.1.1.1 Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanla-rını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
8.5.1.1 Bir olaya ait olası durumları belirler. 1 0 1 0
8.4.1.2 Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 1 0
8.1.2.1 Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0
8.1.3.3 Kareköklü bir ifadeyi aÃb şeklinde yazar ve aÃb şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 1 0
8.5.1.2 “Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 0 1 0
8.1.1.2 İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer.2 0 2 0
8.1.3.7 Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
8.1.2.2 Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 2 0
8.1.2.5 Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
8.2.1.2 Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
8.5.1.5 Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 1 1 50
8.1.3.5 Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
8.1.1.3 Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
8.2.1.4 Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır 1 1 0 100
8.2.1.4 Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0 1 0
8.4.1.1 En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN) 20 5 15 25

Fen 20 5 15 25

F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 0 2 0
F.8.1.2.1. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0
F.8.2.1.3. DNA’nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 1 0
F.8.2.2.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 0 2 0
F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 1 0
F.8.2.3.3. Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
F.8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 3 1 2 33
F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 2 0 2 0
F.8.2.5.1. Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
F.8.4.4.7. Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 1 0 100
F.8.4.3.1. Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 2 0 2 0
F.8.4.4.3. Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100
F.8.4.1.1. Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

AFYONKARAHİSAR / AFYONKARAHİSAR MERKEZ / Anıtkaya Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
MUSTAFA ERDEM 87 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
329,170 320,040 5 5 111 189 19117

Puanı Hesaplanan: 20 226 347 43175

Katılımlar: 19 20 227 348 43202

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 11 8 8,33 42 5,89 5,55 10,08

Tarih 10 3 7 0,67 7 3,07 2,78 3,67

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 4,37 4,45 5,35

İngilizce 10 6 3 5,00 50 2,67 2,42 3,84

Matematik 20 9 1 8,67 43 2,18 1,95 5,71

Fen 20 11 8 8,33 42 7,35 6,87 9,24

Toplam: 90 49 28 39,67 44 25,53 24,02 36,99

Sözel (TÜR) BADdDcbcDaB CAccaCBB

Cevap Anh. A BADBDDDADDBACADABCBB

Sözel (TAR) adCbdDcbBb

Cevap Anh. A DBCACDBABA

Sözel (DİN) DADbCADBBC

Cevap Anh. A DADCCADBBC

Sözel (İNG) BC bCBcDcD

Cevap Anh. A BCDACBADBD

Sayısal (MAT) DC  BD  DCACB   d   

Cevap Anh. A DCACBDABDCACBDADCBCB

Sayısal (FEN) B dADaDcCBdBcbaBCDBd

Cevap Anh. A BCCADDDDCBABAABBCDBB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 11 8 55

Türkçe 20 11 8 55

T.8.3.5. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını (Sözcükte Anlam tahmin eder.) 1 1 0 100
T.8.3.5. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını (Söz Öbeğinde Anlam tahmin eder.)1 1 0 100
T.7.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
T.8.3.25. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
T.8.3.11. Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 2 1 1 50
T.8.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
T.8.3.16. Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
T.8.3.10. Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
T.8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
T.8.3.32. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 0 50
T.8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
T.8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. 2 1 1 50
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
T.8.3.30. Bilgi kaynaklarını etkili bir şekilde kullanır. 1 0 1 0
T.8.3.27. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 3 7 30

Tarih 10 3 7 30

8.1.1. Avrupa’daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti’nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
8.1.3. Gençlik döneminde Mustafa Kemal’in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 1 0
8.2.4. Kuvâ-yı Millîye’nin oluşum su¨recini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
8.3.2. Millî Mücadele Dönemi’nde Batı Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 0 2 0
8.3.5. Sakarya Meydan Savaşı’nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz’un başarılı olmasında Mustafa Kemal’in rolü-ne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
8.3.4. Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusun-da yapılan uygulamaları analiz eder.1 0 1 0
8.2.8. Mustafa Kemal’in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması’na karşı  tepkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
8.2.7. Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
8.2.6. Misakımilli’nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile “ulusal egemenlik” ve “tam bağımsızlık” ilkeleri ile ilişkilendirir.1 0 1 0

Sözel (DİN) 10 9 1 90

Din K.ve A.B. 10 9 1 90

8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
8.2.4. Hz. Şuayb’in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
8.3.2. İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
8.1.6. Ayet el-Kürsi’yi okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
8.1.3. Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
8.2.3. Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
8.2.5. Maûn suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 6 3 60

İngilizce 10 6 3 60

Making simple inquiries/Vocabulary 1 1 0 100
Accepting and refusing 1 1 0 100
Stating personal opinions 1 0 0 0
Expressing preferences 2 1 1 50
Making simple inquiries 1 1 0 100
Following phone conversations 2 1 1 50
Internet related phrases and vocabulary 1 0 1 0
Talking about Internet habits 1 1 0 100

Sayısal (MAT) 20 9 1 45

Matematik 20 9 1 45

8.1.1.1 Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanla-rını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
8.5.1.1 Bir olaya ait olası durumları belirler. 1 1 0 100
8.4.1.2 Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0
8.1.2.1 Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
8.1.3.3 Kareköklü bir ifadeyi aÃb şeklinde yazar ve aÃb şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
8.5.1.2 “Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 1 0 100
8.1.1.2 İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer.2 0 0 0
8.1.3.7 Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 0 0
8.1.2.2 Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 1 0 50
8.1.2.5 Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
8.2.1.2 Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
8.5.1.5 Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 1 0 50
8.1.3.5 Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
8.1.1.3 Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
8.2.1.4 Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır 1 0 0 0
8.2.1.4 Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0 0 0
8.4.1.1 En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN) 20 11 8 55

Fen 20 11 8 55

F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 1 1 50
F.8.1.2.1. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 0 0
F.8.2.1.3. DNA’nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 1 0
F.8.2.2.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 2 0 100
F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
F.8.2.3.3. Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
F.8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 3 2 1 67
F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 2 1 1 50
F.8.2.5.1. Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
F.8.4.4.7. Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 1 0 100
F.8.4.3.1. Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 2 1 1 50
F.8.4.4.3. Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100
F.8.4.1.1. Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 2 0 2 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

AFYONKARAHİSAR / AFYONKARAHİSAR MERKEZ / Anıtkaya Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
NAGİHAN ÖDEMİŞ 55 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
206,283 320,040 17 17 207 328 40369

Puanı Hesaplanan: 20 226 347 43175

Katılımlar: 19 20 227 348 43202

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 5 15 0,00 0 5,89 5,55 10,08

Tarih 10 5 5 3,33 33 3,07 2,78 3,67

Din K.ve A.B. 10 4 6 2,00 20 4,37 4,45 5,35

İngilizce 10 2 8 -0,67 -7 2,67 2,42 3,84

Matematik 20 4 16 -1,33 -7 2,18 1,95 5,71

Fen 20 6 14 1,33 7 7,35 6,87 9,24

Toplam: 90 26 64 4,67 5 25,53 24,02 36,99

Sözel (TÜR) dBCcdbdacBacdDccabdB

Cevap Anh. B BBCBADACABDDADDDBDAB

Sözel (TAR) cabBDCAbaD

Cevap Anh. B ABABDCACBD

Sözel (DİN) dcBadCbcAD

Cevap Anh. B CBBDACCDAD

Sözel (İNG) DabcdbcbCd

Cevap Anh. B DBDABCADCB

Sayısal (MAT) dadacbbcbAdDBAccbbac

Cevap Anh. B BCBCDADBCACDBADBCACD

Sayısal (FEN) BcbdcBdcacBdDbaabCdB

Cevap Anh. B BBDCBBAABABCDDDDACCB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 5 15 25

Türkçe 20 5 15 25

T.8.3.32. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 0 2 0
T.8.3.27. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
T.8.3.30. Bilgi kaynaklarını etkili bir şekilde kullanır. 1 0 1 0
T.8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. 2 0 2 0
T.8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
T.8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
T.8.3.10. Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
T.8.3.16. Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
T.8.3.11. Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 2 0 2 0
T.8.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
T.8.3.25. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
T.7.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
T.8.3.5. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını (Söz Öbeğinde Anlam tahmin eder.)1 0 1 0
T.8.3.5. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını (Sözcükte Anlam tahmin eder.) 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 5 5 50

Tarih 10 5 5 50

8.2.6. Misakımilli’nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile “ulusal egemenlik” ve “tam bağımsızlık” ilkeleri ile ilişkilendirir.1 0 1 0
8.2.7. Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 0 1 0
8.2.8. Mustafa Kemal’in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması’na karşı  tepkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
8.3.4. Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusun-da yapılan uygulamaları analiz eder.1 1 0 100
8.3.5. Sakarya Meydan Savaşı’nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz’un başarılı olmasında Mustafa Kemal’in rolü-ne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
8.3.2. Millî Mücadele Dönemi’nde Batı Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
8.2.4. Kuvâ-yı Millîye’nin oluşum su¨recini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
8.1.3. Gençlik döneminde Mustafa Kemal’in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 1 0
8.1.1. Avrupa’daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti’nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 4 6 40

Din K.ve A.B. 10 4 6 40

8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
8.2.5. Maûn suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
8.2.3. Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 0 1 0
8.1.3. Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
8.1.6. Ayet el-Kürsi’yi okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
8.3.2. İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 0 1 0
8.2.4. Hz. Şuayb’in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 2 8 20

İngilizce 10 2 8 20

Talking about Internet habits 1 1 0 100
Internet related phrases and vocabulary 1 0 1 0
Following phone conversations 2 0 2 0
Expressing preferences 2 0 2 0
Making simple inquiries 1 0 1 0
Stating personal opinions 1 0 1 0
Accepting and refusing 1 1 0 100
Making simple inquiries/Vocabulary 1 0 1 0

Sayısal (MAT) 20 4 16 20

Matematik 20 4 16 20

8.1.1.2 İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer.2 1 1 50
8.1.2.2 Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 1 1 50
8.5.1.5 Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 0 2 0
8.4.1.1 En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
8.2.1.4 Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0 1 0
8.2.1.4 Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır 1 0 1 0
8.1.1.3 Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
8.1.3.5 Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
8.2.1.2 Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
8.1.2.5 Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
8.1.3.7 Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
8.5.1.2 “Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 0 1 0
8.1.3.3 Kareköklü bir ifadeyi aÃb şeklinde yazar ve aÃb şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 1 0
8.1.2.1 Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0
8.4.1.2 Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 1 0
8.5.1.1 Bir olaya ait olası durumları belirler. 1 0 1 0
8.1.1.1 Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanla-rını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0

Sayısal (FEN) 20 6 14 30

Fen 20 6 14 30

F.8.4.1.1. Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 2 1 1 50
F.8.4.3.1. Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 2 0 2 0
F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 2 1 1 50
F.8.2.2.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 0 2 0
F.8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 3 0 3 0
F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 2 0 100
F.8.4.4.3. Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 0 1 0
F.8.4.4.7. Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 1 0 100
F.8.2.5.1. Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
F.8.2.3.3. Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 1 0
F.8.2.1.3. DNA’nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
F.8.1.2.1. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

AFYONKARAHİSAR / AFYONKARAHİSAR MERKEZ / Anıtkaya Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ÖZKAN ÖNKAL 72 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
223,509 320,040 15 15 190 311 37630

Puanı Hesaplanan: 20 226 347 43175

Katılımlar: 19 20 227 348 43202

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 6 14 1,33 7 5,89 5,55 10,08

Tarih 10 5 5 3,33 33 3,07 2,78 3,67

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 4,37 4,45 5,35

İngilizce 10 3 7 0,67 7 2,67 2,42 3,84

Matematik 20 3 17 -2,67 -13 2,18 1,95 5,71

Fen 20 8 12 4,00 20 7,35 6,87 9,24

Toplam: 90 32 58 12,67 14 25,53 24,02 36,99

Sözel (TÜR) cBdBbabdcBccbDaaBDda

Cevap Anh. B BBCBADACABDDADDDBDAB

Sözel (TAR) cddabCACBD

Cevap Anh. B ABABDCACBD

Sözel (DİN) dcBDACCaAD

Cevap Anh. B CBBDACCDAD

Sözel (İNG) aBcdcbADaa

Cevap Anh. B DBDABCADCB

Sayısal (MAT) cddCbbbcaAdcBccdacdc

Cevap Anh. B BCBCDADBCACDBADBCACD

Sayısal (FEN) dBaCcdAcBdaCaaDbbdCB

Cevap Anh. B BBDCBBAABABCDDDDACCB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 6 14 30

Türkçe 20 6 14 30

T.8.3.32. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 0 2 0
T.8.3.27. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
T.8.3.30. Bilgi kaynaklarını etkili bir şekilde kullanır. 1 1 0 100
T.8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. 2 0 2 0
T.8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
T.8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
T.8.3.10. Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
T.8.3.16. Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
T.8.3.11. Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 2 0 2 0
T.8.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
T.8.3.25. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
T.7.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
T.8.3.5. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını (Söz Öbeğinde Anlam tahmin eder.)1 0 1 0
T.8.3.5. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını (Sözcükte Anlam tahmin eder.) 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 5 5 50

Tarih 10 5 5 50

8.2.6. Misakımilli’nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile “ulusal egemenlik” ve “tam bağımsızlık” ilkeleri ile ilişkilendirir.1 0 1 0
8.2.7. Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 0 1 0
8.2.8. Mustafa Kemal’in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması’na karşı  tepkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
8.3.4. Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusun-da yapılan uygulamaları analiz eder.1 0 1 0
8.3.5. Sakarya Meydan Savaşı’nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz’un başarılı olmasında Mustafa Kemal’in rolü-ne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
8.3.2. Millî Mücadele Dönemi’nde Batı Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
8.2.4. Kuvâ-yı Millîye’nin oluşum su¨recini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
8.1.3. Gençlik döneminde Mustafa Kemal’in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
8.1.1. Avrupa’daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti’nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 7 3 70

Din K.ve A.B. 10 7 3 70

8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
8.2.5. Maûn suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
8.2.3. Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
8.1.3. Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
8.1.6. Ayet el-Kürsi’yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
8.3.2. İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 0 1 0
8.2.4. Hz. Şuayb’in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 3 7 30

İngilizce 10 3 7 30

Talking about Internet habits 1 0 1 0
Internet related phrases and vocabulary 1 1 0 100
Following phone conversations 2 0 2 0
Expressing preferences 2 1 1 50
Making simple inquiries 1 0 1 0
Stating personal opinions 1 1 0 100
Accepting and refusing 1 0 1 0
Making simple inquiries/Vocabulary 1 0 1 0

Sayısal (MAT) 20 3 17 15

Matematik 20 3 17 15

8.1.1.2 İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer.2 0 2 0
8.1.2.2 Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 2 0
8.5.1.5 Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 0 2 0
8.4.1.1 En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
8.2.1.4 Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0 1 0
8.2.1.4 Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır 1 0 1 0
8.1.1.3 Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
8.1.3.5 Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
8.2.1.2 Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
8.1.2.5 Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
8.1.3.7 Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
8.5.1.2 “Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 0 1 0
8.1.3.3 Kareköklü bir ifadeyi aÃb şeklinde yazar ve aÃb şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 1 0
8.1.2.1 Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0
8.4.1.2 Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 1 0
8.5.1.1 Bir olaya ait olası durumları belirler. 1 0 1 0
8.1.1.1 Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanla-rını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0

Sayısal (FEN) 20 8 12 40

Fen 20 8 12 40

F.8.4.1.1. Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 2 1 1 50
F.8.4.3.1. Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 2 1 1 50
F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 2 0 2 0
F.8.2.2.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 1 1 50
F.8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 3 0 3 0
F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 1 1 50
F.8.4.4.3. Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100
F.8.4.4.7. Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 0 1 0
F.8.2.5.1. Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
F.8.2.3.3. Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 1 0
F.8.2.1.3. DNA’nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 1 0
F.8.1.2.1. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

AFYONKARAHİSAR / AFYONKARAHİSAR MERKEZ / Anıtkaya Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
RÜYA ÖZTÜRK 88 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
301,634 320,040 7 7 128 221 23707

Puanı Hesaplanan: 20 226 347 43175

Katılımlar: 19 20 227 348 43202

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 6 10,00 50 5,89 5,55 10,08

Tarih 10 6 4 4,67 47 3,07 2,78 3,67

Din K.ve A.B. 10 6 2 5,33 53 4,37 4,45 5,35

İngilizce 10 7 3 6,00 60 2,67 2,42 3,84

Matematik 20 4 1 3,67 18 2,18 1,95 5,71

Fen 20 8 9 5,00 25 7,35 6,87 9,24

Toplam: 90 43 25 34,67 39 25,53 24,02 36,99

Sözel (TÜR) BADBDaDADaBAC cba cB

Cevap Anh. A BADBDDDADDBACADABCBB

Sözel (TAR) DBCcdDBAab

Cevap Anh. A DBCACDBABA

Sözel (DİN) DdD CAcBB 

Cevap Anh. A DADCCADBBC

Sözel (İNG) dCDdCBAbBD

Cevap Anh. A BCDACBADBD

Sayısal (MAT) D  a     C    A C   

Cevap Anh. A DCACBDABDCACBDADCBCB

Sayısal (FEN) BbCAaDDcaBccc aB cB 

Cevap Anh. A BCCADDDDCBABAABBCDBB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 12 6 60

Türkçe 20 12 6 60

T.8.3.5. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını (Sözcükte Anlam tahmin eder.) 1 1 0 100
T.8.3.5. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını (Söz Öbeğinde Anlam tahmin eder.)1 1 0 100
T.7.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
T.8.3.25. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
T.8.3.11. Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 2 2 0 100
T.8.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
T.8.3.16. Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
T.8.3.10. Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
T.8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
T.8.3.32. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
T.8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
T.8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. 2 0 1 0
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. 2 0 1 0
T.8.3.30. Bilgi kaynaklarını etkili bir şekilde kullanır. 1 0 1 0
T.8.3.27. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 6 4 60

Tarih 10 6 4 60

8.1.1. Avrupa’daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti’nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
8.1.3. Gençlik döneminde Mustafa Kemal’in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
8.2.4. Kuvâ-yı Millîye’nin oluşum su¨recini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
8.3.2. Millî Mücadele Dönemi’nde Batı Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 0 2 0
8.3.5. Sakarya Meydan Savaşı’nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz’un başarılı olmasında Mustafa Kemal’in rolü-ne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
8.3.4. Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusun-da yapılan uygulamaları analiz eder.1 1 0 100
8.2.8. Mustafa Kemal’in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması’na karşı  tepkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
8.2.7. Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 0 1 0
8.2.6. Misakımilli’nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile “ulusal egemenlik” ve “tam bağımsızlık” ilkeleri ile ilişkilendirir.1 0 1 0

Sözel (DİN) 10 6 2 60

Din K.ve A.B. 10 6 2 60

8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
8.2.4. Hz. Şuayb’in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
8.3.2. İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
8.1.6. Ayet el-Kürsi’yi okur, anlamını söyler. 1 0 0 0
8.1.3. Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
8.2.3. Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
8.2.5. Maûn suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 0 0

Sözel (İNG) 10 7 3 70

İngilizce 10 7 3 70

Making simple inquiries/Vocabulary 1 0 1 0
Accepting and refusing 1 1 0 100
Stating personal opinions 1 1 0 100
Expressing preferences 2 1 1 50
Making simple inquiries 1 1 0 100
Following phone conversations 2 1 1 50
Internet related phrases and vocabulary 1 1 0 100
Talking about Internet habits 1 1 0 100

Sayısal (MAT) 20 4 1 20

Matematik 20 4 1 20

8.1.1.1 Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanla-rını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
8.5.1.1 Bir olaya ait olası durumları belirler. 1 0 0 0
8.4.1.2 Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0
8.1.2.1 Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0
8.1.3.3 Kareköklü bir ifadeyi aÃb şeklinde yazar ve aÃb şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 0 0
8.5.1.2 “Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 0 0 0
8.1.1.2 İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer.2 0 0 0
8.1.3.7 Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 0 0
8.1.2.2 Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 0 0
8.1.2.5 Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
8.2.1.2 Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 0 0
8.5.1.5 Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 0 0 0
8.1.3.5 Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
8.1.1.3 Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
8.2.1.4 Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır 1 1 0 100
8.2.1.4 Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0 0 0
8.4.1.1 En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN) 20 8 9 40

Fen 20 8 9 40

F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 1 1 50
F.8.1.2.1. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0
F.8.2.1.3. DNA’nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
F.8.2.2.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 1 0 50
F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 1 0
F.8.2.3.3. Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
F.8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 3 2 1 67
F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 2 0 2 0
F.8.2.5.1. Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
F.8.4.4.7. Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 1 0 100
F.8.4.3.1. Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 2 1 1 50
F.8.4.4.3. Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 0 1 0
F.8.4.1.1. Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

AFYONKARAHİSAR / AFYONKARAHİSAR MERKEZ / Anıtkaya Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
SATI NUR KÜLTE 89 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
192,884 320,040 19 19 221 342 42012

Puanı Hesaplanan: 20 226 347 43175

Katılımlar: 19 20 227 348 43202

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 2 18 -4,00 -20 5,89 5,55 10,08

Tarih 10 2 8 -0,67 -7 3,07 2,78 3,67

Din K.ve A.B. 10 0 10 -3,33 -33 4,37 4,45 5,35

İngilizce 10 2 8 -0,67 -7 2,67 2,42 3,84

Matematik 20 6 14 1,33 7 2,18 1,95 5,71

Fen 20 7 13 2,67 13 7,35 6,87 9,24

Toplam: 90 19 71 -4,67 -5 25,53 24,02 36,99

Sözel (TÜR) cBdacacdbabacDbadcbd

Cevap Anh. B BBCBADACABDDADDDBDAB

Sözel (TAR) AcbdaCbdac

Cevap Anh. B ABABDCACBD

Sözel (DİN) badbcadbca

Cevap Anh. B CBBDACCDAD

Sözel (İNG) DcabcadbCa

Cevap Anh. B DBDABCADCB

Sayısal (MAT) aCdbadcBdACDBcadbcab

Cevap Anh. B BCBCDADBCACDBADBCACD

Sayısal (FEN) acbadBdcadBCDbacACdB

Cevap Anh. B BBDCBBAABABCDDDDACCB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 2 18 10

Türkçe 20 2 18 10

T.8.3.32. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 0 2 0
T.8.3.27. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
T.8.3.30. Bilgi kaynaklarını etkili bir şekilde kullanır. 1 0 1 0
T.8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. 2 0 2 0
T.8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
T.8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
T.8.3.10. Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
T.8.3.16. Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
T.8.3.11. Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 2 0 2 0
T.8.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
T.8.3.25. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
T.7.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
T.8.3.5. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını (Söz Öbeğinde Anlam tahmin eder.)1 0 1 0
T.8.3.5. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını (Sözcükte Anlam tahmin eder.) 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 2 8 20

Tarih 10 2 8 20

8.2.6. Misakımilli’nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile “ulusal egemenlik” ve “tam bağımsızlık” ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
8.2.7. Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 0 1 0
8.2.8. Mustafa Kemal’in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması’na karşı  tepkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
8.3.4. Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusun-da yapılan uygulamaları analiz eder.1 0 1 0
8.3.5. Sakarya Meydan Savaşı’nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz’un başarılı olmasında Mustafa Kemal’in rolü-ne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
8.3.2. Millî Mücadele Dönemi’nde Batı Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
8.2.4. Kuvâ-yı Millîye’nin oluşum su¨recini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
8.1.3. Gençlik döneminde Mustafa Kemal’in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 1 0
8.1.1. Avrupa’daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti’nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0

Sözel (DİN) 10 0 10 0

Din K.ve A.B. 10 0 10 0

8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
8.2.5. Maûn suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 0 2 0
8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
8.2.3. Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 0 1 0
8.1.3. Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 0 1 0
8.1.6. Ayet el-Kürsi’yi okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
8.3.2. İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 0 1 0
8.2.4. Hz. Şuayb’in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0

Sözel (İNG) 10 2 8 20

İngilizce 10 2 8 20

Talking about Internet habits 1 1 0 100
Internet related phrases and vocabulary 1 0 1 0
Following phone conversations 2 0 2 0
Expressing preferences 2 0 2 0
Making simple inquiries 1 0 1 0
Stating personal opinions 1 0 1 0
Accepting and refusing 1 1 0 100
Making simple inquiries/Vocabulary 1 0 1 0

Sayısal (MAT) 20 6 14 30

Matematik 20 6 14 30

8.1.1.2 İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer.2 0 2 0
8.1.2.2 Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
8.5.1.5 Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 0 2 0
8.4.1.1 En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
8.2.1.4 Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0 1 0
8.2.1.4 Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır 1 0 1 0
8.1.1.3 Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
8.1.3.5 Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
8.2.1.2 Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
8.1.2.5 Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
8.1.3.7 Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
8.5.1.2 “Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 0 1 0
8.1.3.3 Kareköklü bir ifadeyi aÃb şeklinde yazar ve aÃb şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 1 0
8.1.2.1 Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0
8.4.1.2 Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 1 0
8.5.1.1 Bir olaya ait olası durumları belirler. 1 0 1 0
8.1.1.1 Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanla-rını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0

Sayısal (FEN) 20 7 13 35

Fen 20 7 13 35

F.8.4.1.1. Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 2 0 2 0
F.8.4.3.1. Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 2 0 2 0
F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 2 1 1 50
F.8.2.2.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 1 1 50
F.8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 3 0 3 0
F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 2 0 100
F.8.4.4.3. Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 0 1 0
F.8.4.4.7. Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 1 0 100
F.8.2.5.1. Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
F.8.2.3.3. Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 1 0
F.8.2.1.3. DNA’nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
F.8.1.2.1. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

AFYONKARAHİSAR / AFYONKARAHİSAR MERKEZ / Anıtkaya Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ŞEVVAL KAYA 52 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
224,172 320,040 14 14 189 310 37530

Puanı Hesaplanan: 20 226 347 43175

Katılımlar: 19 20 227 348 43202

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 4 15 -1,00 -5 5,89 5,55 10,08

Tarih 10 4 6 2,00 20 3,07 2,78 3,67

Din K.ve A.B. 10 2 8 -0,67 -7 4,37 4,45 5,35

İngilizce 10 8 2 7,33 73 2,67 2,42 3,84

Matematik 20 8 12 4,00 20 2,18 1,95 5,71

Fen 20 4 16 -1,33 -7 7,35 6,87 9,24

Toplam: 90 30 59 10,33 11 25,53 24,02 36,99

Sözel (TÜR) cdbacDbdcbacdbab CBB

Cevap Anh. A BADBDDDADDBACADABCBB

Sözel (TAR) DcaAbcdcBA

Cevap Anh. A DBCACDBABA

Sözel (DİN) cbcdCAacda

Cevap Anh. A DADCCADBBC

Sözel (İNG) BCDAbBADBa

Cevap Anh. A BCDACBADBD

Sayısal (MAT) DCAacDbcaadbdbADCBdd

Cevap Anh. A DCACBDABDCACBDADCBCB

Sayısal (FEN) aCbcbDcadBAcbddcbadc

Cevap Anh. A BCCADDDDCBABAABBCDBB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 4 15 20

Türkçe 20 4 15 20

T.8.3.5. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını (Sözcükte Anlam tahmin eder.) 1 0 1 0
T.8.3.5. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını (Söz Öbeğinde Anlam tahmin eder.)1 0 1 0
T.7.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
T.8.3.25. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
T.8.3.11. Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 2 0 2 0
T.8.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
T.8.3.16. Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
T.8.3.10. Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
T.8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
T.8.3.32. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
T.8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
T.8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. 2 0 2 0
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
T.8.3.30. Bilgi kaynaklarını etkili bir şekilde kullanır. 1 0 0 0
T.8.3.27. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 4 6 40

Tarih 10 4 6 40

8.1.1. Avrupa’daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti’nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
8.1.3. Gençlik döneminde Mustafa Kemal’in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 1 0
8.2.4. Kuvâ-yı Millîye’nin oluşum su¨recini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
8.3.2. Millî Mücadele Dönemi’nde Batı Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
8.3.5. Sakarya Meydan Savaşı’nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz’un başarılı olmasında Mustafa Kemal’in rolü-ne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
8.3.4. Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusun-da yapılan uygulamaları analiz eder.1 0 1 0
8.2.8. Mustafa Kemal’in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması’na karşı  tepkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
8.2.7. Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
8.2.6. Misakımilli’nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile “ulusal egemenlik” ve “tam bağımsızlık” ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 2 8 20

Din K.ve A.B. 10 2 8 20

8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 0 2 0
8.2.4. Hz. Şuayb’in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
8.3.2. İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 0 1 0
8.1.6. Ayet el-Kürsi’yi okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
8.1.3. Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
8.2.3. Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
8.2.5. Maûn suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0

Sözel (İNG) 10 8 2 80

İngilizce 10 8 2 80

Making simple inquiries/Vocabulary 1 1 0 100
Accepting and refusing 1 1 0 100
Stating personal opinions 1 1 0 100
Expressing preferences 2 2 0 100
Making simple inquiries 1 0 1 0
Following phone conversations 2 2 0 100
Internet related phrases and vocabulary 1 1 0 100
Talking about Internet habits 1 0 1 0

Sayısal (MAT) 20 8 12 40

Matematik 20 8 12 40

8.1.1.1 Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanla-rını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
8.5.1.1 Bir olaya ait olası durumları belirler. 1 1 0 100
8.4.1.2 Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
8.1.2.1 Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0
8.1.3.3 Kareköklü bir ifadeyi aÃb şeklinde yazar ve aÃb şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 1 0
8.5.1.2 “Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 1 0 100
8.1.1.2 İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer.2 0 2 0
8.1.3.7 Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 1 0
8.1.2.2 Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 2 0
8.1.2.5 Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
8.2.1.2 Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 1 0
8.5.1.5 Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 1 1 50
8.1.3.5 Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
8.1.1.3 Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
8.2.1.4 Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır 1 1 0 100
8.2.1.4 Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100
8.4.1.1 En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN) 20 4 16 20

Fen 20 4 16 20

F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 0 2 0
F.8.1.2.1. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
F.8.2.1.3. DNA’nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 1 0
F.8.2.2.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 0 2 0
F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 1 0
F.8.2.3.3. Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
F.8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 3 0 3 0
F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 2 0 2 0
F.8.2.5.1. Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
F.8.4.4.7. Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 1 0 100
F.8.4.3.1. Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 2 1 1 50
F.8.4.4.3. Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 0 1 0
F.8.4.1.1. Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 2 0 2 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

AFYONKARAHİSAR / AFYONKARAHİSAR MERKEZ / Anıtkaya Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
SULTAN SAÇAK 56 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
196,620 320,040 18 18 219 340 41619

Puanı Hesaplanan: 20 226 347 43175

Katılımlar: 19 20 227 348 43202

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 5 10 1,67 8 5,89 5,55 10,08

Tarih 10 0 7 -2,33 -23 3,07 2,78 3,67

Din K.ve A.B. 10 2 5 0,33 3 4,37 4,45 5,35

İngilizce 10 2 6 0,00 0 2,67 2,42 3,84

Matematik 20 3 12 -1,00 -5 2,18 1,95 5,71

Fen 20 3 10 -0,33 -2 7,35 6,87 9,24

Toplam: 90 15 50 -1,67 -2 25,53 24,02 36,99

Sözel (TÜR) BBCB cbaAd c ac aac 

Cevap Anh. B BBCBADACABDDADDDBDAB

Sözel (TAR) dad cac d 

Cevap Anh. B ABABDCACBD

Sözel (DİN) bB ac  bAc

Cevap Anh. B CBBDACCDAD

Sözel (İNG) aacddb  CB

Cevap Anh. B DBDABCADCB

Sayısal (MAT) dbaCc b bAdbdA   dac

Cevap Anh. B BCBCDADBCACDBADBCACD

Sayısal (FEN)   DaBc bcd abD c dd 

Cevap Anh. B BBDCBBAABABCDDDDACCB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 5 10 25

Türkçe 20 5 10 25

T.8.3.32. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
T.8.3.27. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. 2 1 0 50
T.8.3.30. Bilgi kaynaklarını etkili bir şekilde kullanır. 1 1 0 100
T.8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. 2 0 2 0
T.8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
T.8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
T.8.3.10. Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 0 0 0
T.8.3.16. Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
T.8.3.11. Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 2 0 0 0
T.8.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
T.8.3.25. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
T.7.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
T.8.3.5. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını (Söz Öbeğinde Anlam tahmin eder.)1 0 1 0
T.8.3.5. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını (Sözcükte Anlam tahmin eder.) 1 0 0 0

Sözel (TAR) 10 0 7 0

Tarih 10 0 7 0

8.2.6. Misakımilli’nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile “ulusal egemenlik” ve “tam bağımsızlık” ilkeleri ile ilişkilendirir.1 0 1 0
8.2.7. Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 0 1 0
8.2.8. Mustafa Kemal’in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması’na karşı  tepkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
8.3.4. Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusun-da yapılan uygulamaları analiz eder.1 0 0 0
8.3.5. Sakarya Meydan Savaşı’nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz’un başarılı olmasında Mustafa Kemal’in rolü-ne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
8.3.2. Millî Mücadele Dönemi’nde Batı Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 0 2 0
8.2.4. Kuvâ-yı Millîye’nin oluşum su¨recini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
8.1.3. Gençlik döneminde Mustafa Kemal’in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 1 0
8.1.1. Avrupa’daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti’nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 0 0

Sözel (DİN) 10 2 5 20

Din K.ve A.B. 10 2 5 20

8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
8.2.5. Maûn suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 0 1 0
8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
8.2.3. Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 0 1 0
8.1.3. Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 0 0 0
8.1.6. Ayet el-Kürsi’yi okur, anlamını söyler. 1 0 0 0
8.3.2. İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 0 1 0
8.2.4. Hz. Şuayb’in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 2 6 20

İngilizce 10 2 6 20

Talking about Internet habits 1 0 1 0
Internet related phrases and vocabulary 1 0 1 0
Following phone conversations 2 0 2 0
Expressing preferences 2 0 1 0
Making simple inquiries 1 0 1 0
Stating personal opinions 1 0 0 0
Accepting and refusing 1 1 0 100
Making simple inquiries/Vocabulary 1 1 0 100

Sayısal (MAT) 20 3 12 15

Matematik 20 3 12 15

8.1.1.2 İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer.2 1 1 50
8.1.2.2 Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 2 0
8.5.1.5 Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 0 2 0
8.4.1.1 En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
8.2.1.4 Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0 1 0
8.2.1.4 Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır 1 0 0 0
8.1.1.3 Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
8.1.3.5 Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
8.2.1.2 Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
8.1.2.5 Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
8.1.3.7 Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 1 0
8.5.1.2 “Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 0 0 0
8.1.3.3 Kareköklü bir ifadeyi aÃb şeklinde yazar ve aÃb şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 0 0
8.1.2.1 Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
8.4.1.2 Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 1 0
8.5.1.1 Bir olaya ait olası durumları belirler. 1 0 1 0
8.1.1.1 Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanla-rını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0

Sayısal (FEN) 20 3 10 15

Fen 20 3 10 15

F.8.4.1.1. Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 2 0 0 0
F.8.4.3.1. Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 2 0 1 0
F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 2 1 1 50
F.8.2.2.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 0 1 0
F.8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 3 2 1 67
F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 0 1 0
F.8.4.4.3. Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 0 1 0
F.8.4.4.7. Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 0 0 0
F.8.2.5.1. Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
F.8.2.3.3. Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 0 0 0
F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 1 0
F.8.2.1.3. DNA’nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 1 0
F.8.1.2.1. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

AFYONKARAHİSAR / AFYONKARAHİSAR MERKEZ / Anıtkaya Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
VEYSEL ILDIZ 90 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
238,776 320,040 12 12 181 298 35066

Puanı Hesaplanan: 20 226 347 43175

Katılımlar: 19 20 227 348 43202

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 6 9 3,00 15 5,89 5,55 10,08

Tarih 10 1 5 -0,67 -7 3,07 2,78 3,67

Din K.ve A.B. 10 5 3 4,00 40 4,37 4,45 5,35

İngilizce 10 0 5 -1,67 -17 2,67 2,42 3,84

Matematik 20 2 4 0,67 3 2,18 1,95 5,71

Fen 20 8 7 5,67 28 7,35 6,87 9,24

Toplam: 90 22 33 11,00 12 25,53 24,02 36,99

Sözel (TÜR) BBd c b Aaa  cDacDdB

Cevap Anh. B BBCBADACABDDADDDBDAB

Sözel (TAR)  B abd bc 

Cevap Anh. B ABABDCACBD

Sözel (DİN) aB aAC DbD

Cevap Anh. B CBBDACCDAD

Sözel (İNG)  c dab   c

Cevap Anh. B DBDABCADCB

Sayısal (MAT) dC d      C   a    c

Cevap Anh. B BCBCDADBCACDBADBCACD

Sayısal (FEN) Bc dBa Ad B cDDDAb c

Cevap Anh. B BBDCBBAABABCDDDDACCB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 6 9 30

Türkçe 20 6 9 30

T.8.3.32. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
T.8.3.27. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
T.8.3.30. Bilgi kaynaklarını etkili bir şekilde kullanır. 1 0 0 0
T.8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. 2 0 1 0
T.8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 0 0
T.8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
T.8.3.10. Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
T.8.3.16. Metnin konusunu belirler. 1 0 0 0
T.8.3.11. Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 2 0 1 0
T.8.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
T.8.3.25. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
T.7.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
T.8.3.5. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını (Söz Öbeğinde Anlam tahmin eder.)1 0 1 0
T.8.3.5. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını (Sözcükte Anlam tahmin eder.) 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 1 5 10

Tarih 10 1 5 10

8.2.6. Misakımilli’nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile “ulusal egemenlik” ve “tam bağımsızlık” ilkeleri ile ilişkilendirir.1 0 0 0
8.2.7. Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
8.2.8. Mustafa Kemal’in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması’na karşı  tepkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
8.3.4. Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusun-da yapılan uygulamaları analiz eder.1 0 1 0
8.3.5. Sakarya Meydan Savaşı’nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz’un başarılı olmasında Mustafa Kemal’in rolü-ne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
8.3.2. Millî Mücadele Dönemi’nde Batı Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 0 1 0
8.2.4. Kuvâ-yı Millîye’nin oluşum su¨recini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
8.1.3. Gençlik döneminde Mustafa Kemal’in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 1 0
8.1.1. Avrupa’daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti’nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 0 0

Sözel (DİN) 10 5 3 50

Din K.ve A.B. 10 5 3 50

8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
8.2.5. Maûn suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 0 50
8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
8.2.3. Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
8.1.3. Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
8.1.6. Ayet el-Kürsi’yi okur, anlamını söyler. 1 0 0 0
8.3.2. İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
8.2.4. Hz. Şuayb’in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0

Sözel (İNG) 10 0 5 0

İngilizce 10 0 5 0

Talking about Internet habits 1 0 0 0
Internet related phrases and vocabulary 1 0 1 0
Following phone conversations 2 0 1 0
Expressing preferences 2 0 1 0
Making simple inquiries 1 0 1 0
Stating personal opinions 1 0 0 0
Accepting and refusing 1 0 0 0
Making simple inquiries/Vocabulary 1 0 1 0

Sayısal (MAT) 20 2 4 10

Matematik 20 2 4 10

8.1.1.2 İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer.2 0 1 0
8.1.2.2 Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 1 0 50
8.5.1.5 Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 0 0 0
8.4.1.1 En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
8.2.1.4 Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0 0 0
8.2.1.4 Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır 1 0 0 0
8.1.1.3 Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
8.1.3.5 Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
8.2.1.2 Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 0 0
8.1.2.5 Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
8.1.3.7 Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 0 0
8.5.1.2 “Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 0 1 0
8.1.3.3 Kareköklü bir ifadeyi aÃb şeklinde yazar ve aÃb şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 0 0
8.1.2.1 Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
8.4.1.2 Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0
8.5.1.1 Bir olaya ait olası durumları belirler. 1 0 0 0
8.1.1.1 Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanla-rını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0

Sayısal (FEN) 20 8 7 40

Fen 20 8 7 40

F.8.4.1.1. Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 2 1 0 50
F.8.4.3.1. Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 2 0 1 0
F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 2 0 1 0
F.8.2.2.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 1 1 50
F.8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 3 3 0 100
F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 0 2 0
F.8.4.4.3. Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 0 1 0
F.8.4.4.7. Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 1 0 100
F.8.2.5.1. Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 0 0
F.8.2.3.3. Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
F.8.2.1.3. DNA’nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 1 0
F.8.1.2.1. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

AFYONKARAHİSAR / AFYONKARAHİSAR MERKEZ / Anıtkaya Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP SELİME YIRGAL 92 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
393,936 320,040 1 1 67 98 9342

Puanı Hesaplanan: 20 226 347 43175

Katılımlar: 19 20 227 348 43202

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 2 13,33 67 5,89 5,55 10,08

Tarih 10 10 0 10,00 100 3,07 2,78 3,67

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 4,37 4,45 5,35

İngilizce 10 7 3 6,00 60 2,67 2,42 3,84

Matematik 20 6 0 6,00 30 2,18 1,95 5,71

Fen 20 19 1 18,67 93 7,35 6,87 9,24

Toplam: 90 66 6 64,00 71 25,53 24,02 36,99

Sözel (TÜR) aADBDDDADDBbC    CBB

Cevap Anh. A BADBDDDADDBACADABCBB

Sözel (TAR) DBCACDBABA

Cevap Anh. A DBCACDBABA

Sözel (DİN) DADCCADBBC

Cevap Anh. A DADCCADBBC

Sözel (İNG) BCDAbBAcBc

Cevap Anh. A BCDACBADBD

Sayısal (MAT) DC  B    C  B    B  

Cevap Anh. A DCACBDABDCACBDADCBCB

Sayısal (FEN) BCCADDDDCaABAABBCDBB

Cevap Anh. A BCCADDDDCBABAABBCDBB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 14 2 70

Türkçe 20 14 2 70

T.8.3.5. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını (Sözcükte Anlam tahmin eder.) 1 0 1 0
T.8.3.5. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını (Söz Öbeğinde Anlam tahmin eder.)1 1 0 100
T.7.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
T.8.3.25. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
T.8.3.11. Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 2 2 0 100
T.8.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
T.8.3.16. Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
T.8.3.10. Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
T.8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
T.8.3.32. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
T.8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
T.8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. 2 0 0 0
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. 2 1 0 50
T.8.3.30. Bilgi kaynaklarını etkili bir şekilde kullanır. 1 0 0 0
T.8.3.27. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 10 0 100

Tarih 10 10 0 100

8.1.1. Avrupa’daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti’nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
8.1.3. Gençlik döneminde Mustafa Kemal’in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
8.2.4. Kuvâ-yı Millîye’nin oluşum su¨recini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
8.3.2. Millî Mücadele Dönemi’nde Batı Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
8.3.5. Sakarya Meydan Savaşı’nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz’un başarılı olmasında Mustafa Kemal’in rolü-ne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
8.3.4. Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusun-da yapılan uygulamaları analiz eder.1 1 0 100
8.2.8. Mustafa Kemal’in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması’na karşı  tepkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
8.2.7. Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
8.2.6. Misakımilli’nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile “ulusal egemenlik” ve “tam bağımsızlık” ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 10 0 100

Din K.ve A.B. 10 10 0 100

8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
8.2.4. Hz. Şuayb’in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
8.3.2. İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
8.1.6. Ayet el-Kürsi’yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
8.1.3. Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
8.2.3. Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
8.2.5. Maûn suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 7 3 70

İngilizce 10 7 3 70

Making simple inquiries/Vocabulary 1 1 0 100
Accepting and refusing 1 1 0 100
Stating personal opinions 1 1 0 100
Expressing preferences 2 2 0 100
Making simple inquiries 1 0 1 0
Following phone conversations 2 1 1 50
Internet related phrases and vocabulary 1 1 0 100
Talking about Internet habits 1 0 1 0

Sayısal (MAT) 20 6 0 30

Matematik 20 6 0 30

8.1.1.1 Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanla-rını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
8.5.1.1 Bir olaya ait olası durumları belirler. 1 1 0 100
8.4.1.2 Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0
8.1.2.1 Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
8.1.3.3 Kareköklü bir ifadeyi aÃb şeklinde yazar ve aÃb şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
8.5.1.2 “Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 0 0 0
8.1.1.2 İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer.2 0 0 0
8.1.3.7 Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 0 0
8.1.2.2 Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 0 0
8.1.2.5 Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
8.2.1.2 Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 0 0
8.5.1.5 Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 1 0 50
8.1.3.5 Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
8.1.1.3 Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
8.2.1.4 Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır 1 0 0 0
8.2.1.4 Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0 0 0
8.4.1.1 En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0

Sayısal (FEN) 20 19 1 95

Fen 20 19 1 95

F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 2 0 100
F.8.1.2.1. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
F.8.2.1.3. DNA’nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
F.8.2.2.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 2 0 100
F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
F.8.2.3.3. Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
F.8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 3 3 0 100
F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 2 2 0 100
F.8.2.5.1. Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
F.8.4.4.7. Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 0 1 0
F.8.4.3.1. Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 2 2 0 100
F.8.4.4.3. Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100
F.8.4.1.1. Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 2 2 0 100
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