
OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

AFYONKARAHİSARAFYONKARAHİSAR MERKEZAnıtkaya Ortaokulu 6. BAŞARI BELİRLEME SINAVI 19 157 157 22535

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 11 7 9,04 5 4 4,21 6 3 4,81 5 3 3,96 8 4 7,17 12 6 9,50 47 26 38,69 322,270

Okul Ortalaması 9 9 5,56 5 4 3,42 5 5 3,28 4 5 2,05 4 7 1,61 9 9 6,28 35 39 22,20 267,330

KATILIMLAR

1 92 ZEYNEP SELİMEY IRGAL8A 15 2 14,33 9 1 8,67 9 1 8,67 8 1 7,67 5 2 4,33 19 1 18,67 65 8 62,34 387,631 1 1 35 35 5605
% 25

2 57 BEYZA KIZILYER 8A 11 9 8,00 9 1 8,67 7 3 6,00 8 2 7,33 8 2 7,33 18 2 17,33 61 19 54,66 367,759 2 2 55 55 6963
% 31

3 70 ELÇİN KÜT E 8A 14 6 12,00 5 5 3,33 6 4 4,67 5 4 3,67 5 1 4,67 17 2 16,33 52 22 44,67 349,449 3 3 70 70 8227
% 37

4 68 EBRAR TETİK 8A 12 6 10,00 8 1 7,67 6 3 5,00 6 2 5,33 3 3 2,00 17 3 16,00 52 18 46,00 337,904 4 4 75 75 9169
% 41

5 84 ENES ÖZDEMİR 8A 10 6 8,00 8 2 7,33 4 4 2,67 4 6 2,00 12 3 11,00 10 7 7,67 48 28 38,67 333,954 5 5 77 77 9468
% 42

6 87 MUSTAFA ERDEM 8A 13 7 10,67 9 1 8,67 4 6 2,00 6 4 4,67 6 3 5,00 12 8 9,33 50 29 40,34 326,283 6 6 79 79 10089
% 45

7 65 CEYLİN ERDEM 8A 10 4 8,67 6 3 5,00 4 3 3,00 4 4 2,67 0 1 -0,33 11 6 9,00 35 21 28,01 283,183 7 7 112 112 14089
% 63

8 88 RÜYA ÖZTÜRK 8A 10 8 7,33 5 4 3,67 5 5 3,33 3 7 0,67 3 3 2,00 9 9 6,00 35 36 23,00 273,517 8 8 118 118 15099
% 67

9 20 FATMA TOK 8A 13 4 11,67 3 6 1,00 6 4 4,67 3 3 2,00 0 4 -1,33 7 10 3,67 32 31 21,68 264,978 9 9 124 124 15984
% 71

10 74 ELİF BOZKURT 8A 7 11 3,33 3 6 1,00 6 4 4,67 5 4 3,67 2 9 -1,00 10 9 7,00 33 43 18,67 248,954 10 10 128 128 17624
% 78

11 85 ENNUR ÖNKAL 8A 8 8 5,33 2 8 -0,67 4 6 2,00 1 4 -0,33 1 1 0,67 7 6 5,00 23 33 12,00 244,125 11 11 132 132 18105
% 80

12 90 VEYSEL ILDIZ 8A 6 9 3,00 4 3 3,00 4 5 2,33 3 3 2,00 2 4 0,67 5 10 1,67 24 34 12,67 233,134 12 12 136 136 19151
% 85

13 0 ÖZKAN ÖNKAL 8A 5 15 0,00 4 6 2,00 5 5 3,33 1 9 -2,00 5 15 0,00 7 13 2,67 27 63 6,00 215,663 13 13 143 143 20651
% 92

14 86 KÜBRA KOPAN  5 12 1,00 1 7 -1,33 3 7 0,67 1 4 -0,33 4 7 1,67 6 14 1,33 20 51 3,01 215,125 1 14 144 144 20702
% 92

15 55 NAGİHAN ÖDEMİŞ 8A 5 15 0,00 3 7 0,67 4 6 2,00 6 4 4,67 5 15 0,00 5 15 0,00 28 62 7,34 211,377 14 15 145 145 20967
% 93

16 54 AYŞEGÜL ÖZTÜRK 8A 7 13 2,67 5 5 3,33 4 6 2,00 2 8 -0,67 4 16 -1,33 4 16 -1,33 26 64 4,67 206,811 15 16 146 146 21285
% 94

17 56 SULTAN SAÇAK  2 11 -1,67 2 5 0,33 6 2 5,33 1 7 -1,33 4 14 -0,67 4 9 1,00 19 48 2,99 201,117 2 17 151 151 21650
% 96

18 89 SATI NUR KÜLTE 8A 6 14 1,33 4 6 2,00 3 7 0,67 1 9 -2,00 4 16 -1,33 5 15 0,00 23 67 0,67 199,973 16 18 153 153 21706
% 96

19 52 ŞEVVAL KAYA 8A 5 15 0,00 3 7 0,67 2 8 -0,67 2 8 -0,67 3 17 -2,67 3 15 -2,00 18 70 -5,34 178,259 17 19 156 156 22413
% 99
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  SINIFI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

AFYONKARAHİSARAFYONKARAHİSAR MERKEZAnıtkaya Ortaokulu 6. BAŞARI BELİRLEME SINAVI 19 157 157 22535

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 11 7 9,04 5 4 4,21 6 3 4,81 5 3 3,96 8 4 7,17 12 6 9,50 47 26 38,69 322,270

Okul Ortalaması 9 9 5,56 5 4 3,42 5 5 3,28 4 5 2,05 4 7 1,61 9 9 6,28 35 39 22,20 267,330

SINIF:  

KATILIMLAR

1 86 KÜBRA KOPAN  5 12 1,00 1 7 -1,33 3 7 0,67 1 4 -0,33 4 7 1,67 6 14 1,33 20 51 3,01 215,125 1 14 144 144 20702
% 92

2 56 SULTAN SAÇAK  2 11 -1,67 2 5 0,33 6 2 5,33 1 7 -1,33 4 14 -0,67 4 9 1,00 19 48 2,99 201,117 2 17 151 151 21650
% 96
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8A SINIFI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

AFYONKARAHİSARAFYONKARAHİSAR MERKEZAnıtkaya Ortaokulu 6. BAŞARI BELİRLEME SINAVI 19 157 157 22535

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 11 7 9,04 5 4 4,21 6 3 4,81 5 3 3,96 8 4 7,17 12 6 9,50 47 26 38,69 322,270

Okul Ortalaması 9 9 5,56 5 4 3,42 5 5 3,28 4 5 2,05 4 7 1,61 9 9 6,28 35 39 22,20 267,330

SINIF: 8A

KATILIMLAR

1 92 ZEYNEP SELİMEY IRGAL8A 15 2 14,33 9 1 8,67 9 1 8,67 8 1 7,67 5 2 4,33 19 1 18,67 65 8 62,34 387,631 1 1 35 35 5605
% 25

2 57 BEYZA KIZILYER 8A 11 9 8,00 9 1 8,67 7 3 6,00 8 2 7,33 8 2 7,33 18 2 17,33 61 19 54,66 367,759 2 2 55 55 6963
% 31

3 70 ELÇİN KÜT E 8A 14 6 12,00 5 5 3,33 6 4 4,67 5 4 3,67 5 1 4,67 17 2 16,33 52 22 44,67 349,449 3 3 70 70 8227
% 37

4 68 EBRAR TETİK 8A 12 6 10,00 8 1 7,67 6 3 5,00 6 2 5,33 3 3 2,00 17 3 16,00 52 18 46,00 337,904 4 4 75 75 9169
% 41

5 84 ENES ÖZDEMİR 8A 10 6 8,00 8 2 7,33 4 4 2,67 4 6 2,00 12 3 11,00 10 7 7,67 48 28 38,67 333,954 5 5 77 77 9468
% 42

6 87 MUSTAFA ERDEM 8A 13 7 10,67 9 1 8,67 4 6 2,00 6 4 4,67 6 3 5,00 12 8 9,33 50 29 40,34 326,283 6 6 79 79 10089
% 45

7 65 CEYLİN ERDEM 8A 10 4 8,67 6 3 5,00 4 3 3,00 4 4 2,67 0 1 -0,33 11 6 9,00 35 21 28,01 283,183 7 7 112 112 14089
% 63

8 88 RÜYA ÖZTÜRK 8A 10 8 7,33 5 4 3,67 5 5 3,33 3 7 0,67 3 3 2,00 9 9 6,00 35 36 23,00 273,517 8 8 118 118 15099
% 67

9 20 FATMA TOK 8A 13 4 11,67 3 6 1,00 6 4 4,67 3 3 2,00 0 4 -1,33 7 10 3,67 32 31 21,68 264,978 9 9 124 124 15984
% 71

10 74 ELİF BOZKURT 8A 7 11 3,33 3 6 1,00 6 4 4,67 5 4 3,67 2 9 -1,00 10 9 7,00 33 43 18,67 248,954 10 10 128 128 17624
% 78

11 85 ENNUR ÖNKAL 8A 8 8 5,33 2 8 -0,67 4 6 2,00 1 4 -0,33 1 1 0,67 7 6 5,00 23 33 12,00 244,125 11 11 132 132 18105
% 80

12 90 VEYSEL ILDIZ 8A 6 9 3,00 4 3 3,00 4 5 2,33 3 3 2,00 2 4 0,67 5 10 1,67 24 34 12,67 233,134 12 12 136 136 19151
% 85

13 0 ÖZKAN ÖNKAL 8A 5 15 0,00 4 6 2,00 5 5 3,33 1 9 -2,00 5 15 0,00 7 13 2,67 27 63 6,00 215,663 13 13 143 143 20651
% 92

14 55 NAGİHAN ÖDEMİŞ 8A 5 15 0,00 3 7 0,67 4 6 2,00 6 4 4,67 5 15 0,00 5 15 0,00 28 62 7,34 211,377 14 15 145 145 20967
% 93

15 54 AYŞEGÜL ÖZTÜRK 8A 7 13 2,67 5 5 3,33 4 6 2,00 2 8 -0,67 4 16 -1,33 4 16 -1,33 26 64 4,67 206,811 15 16 146 146 21285
% 94

16 89 SATI NUR KÜLTE 8A 6 14 1,33 4 6 2,00 3 7 0,67 1 9 -2,00 4 16 -1,33 5 15 0,00 23 67 0,67 199,973 16 18 153 153 21706
% 96

17 52 ŞEVVAL KAYA 8A 5 15 0,00 3 7 0,67 2 8 -0,67 2 8 -0,67 3 17 -2,67 3 15 -2,00 18 70 -5,34 178,259 17 19 156 156 22413
% 99
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SINAV SONUÇ BELGESİ 6. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

AFYONKARAHİSAR / AFYONKARAHİSAR MERKEZ / Anıtkaya Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
KÜBRA KOPAN 86  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
215,125 322,270 1 14 144 144 20702

Puanı Hesaplanan: 19 157 157 22506

Katılımlar: 2 19 157 157 22535

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 5 12 1,00 5 -0,34 5,56 9,04

Tarih 10 1 7 -1,33 -13 -0,50 3,42 4,21

Din K.ve A.B. 10 3 7 0,67 7 3,00 3,28 4,81

İngilizce 10 1 4 -0,33 -3 -0,83 2,05 3,96

Matematik 20 4 7 1,67 8 0,50 1,61 7,17

Fen 20 6 14 1,33 7 1,16 6,28 9,50

Toplam: 90 20 51 3,00 3 3,00 22,21 37,26

Sözel (TÜR) dBca acbC Ac cacDbBb

Cevap Anh. B CBBCBDADCBAACACDDABD

Sözel (TAR) dacca ddD 

Cevap Anh. B ADDABCACDB

Sözel (DİN) BAadbaadaB

Cevap Anh. B BACADCDBCB

Sözel (İNG) c   cB a d

Cevap Anh. B ABCDDBACBA

Sayısal (MAT) a bbCAC   B   ba ad 

Cevap Anh. B CDCDCACBABBBDCDDABAC

Sayısal (FEN) cdDcbCcbaDaDccaddDDa

Cevap Anh. B DCDBACADCDCDDBBABDDB
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100

0

20

40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
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DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 5 12 25

Türkçe 20 5 12 25

T.8.3.30. Bilgi kaynaklarını etkili bir şekilde kullanır. 2 0 2 0
T.8.3.32. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
T.8.4.32. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. 2 0 1 0
T.8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
T.8.3.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
T.8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
T.8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 1 1 25
T.8.3.20. Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
T.8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
T.8.3.29. Medya metinlerini analiz eder. 1 0 1 0
T.8.3.25. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
T.8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
T.8.3.6. Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
T.8.3.5. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 1 7 10

Tarih 10 1 7 10

8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 0 2 0
8.3.5. Sakarya Meydan Savaşı’nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz’un başarılı olmasında Mustafa Kemal’in rolü-ne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
8.1.3. Gençlik döneminde Mustafa Kemal’in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 1 0
8.1.1. Avrupa’daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti’nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
8.2.8. Mustafa Kemal’in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması’na karşı  tepkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
8.2.7. Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 0 0 0
8.2.6. Misakımilli’nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile “ulusal egemenlik” ve “tam bağımsızlık” ilkeleri ile ilişkilendirir.1 0 1 0
8.2.2. Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
8.3.2. Millî Mücadele Dönemi’nde Batı Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Sözel (DİN) 10 3 7 30

Din K.ve A.B. 10 3 7 30

8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
8.2.1. İslam’ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 0 2 0
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
8.3.2. İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 0 1 0
8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 1 1 50
8.2.4. Hz. Şuayb’in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0

Sözel (İNG) 10 1 4 10

İngilizce 10 1 4 10

Internet related phrases and vocabulary 1 0 1 0
Talking about Internet habits 1 0 0 0
Following phone conversations/Vocabulary 1 0 0 0
Following phone conversations 1 0 0 0
Identifying related vocabulary 1 0 1 0
Expressing preferences 2 1 1 50
Stating personal opinions 1 0 0 0
Accepting and refusing 1 0 0 0
Talking about personal traits/Vocabulary 1 0 1 0

Sayısal (MAT) 20 4 7 20

Matematik 20 4 7 20

8.5.1.5 Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 1 0
8.1.2.5 Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
8.2.1.4 Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 3 1 2 33
8.1.3.8 Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 0 1 0
8.5.1.2 “Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 1 0 100
8.1.2.2 Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 1 0 33
8.1.3.5 Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 1 0 50
8.2.1.2 Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 0 0
8.1.3.4 Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
8.1.1.3 Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
8.4.1.2 Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 0 2 0
8.5.1.1 Bir olaya ait olası durumları belirler. 1 0 0 0
8.1.1.1 Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
8.1.1.2 İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer.1 0 0 0

Sayısal (FEN) 20 6 14 30

Fen 20 6 14 30

F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 0 2 0
F.8.4.3.1. Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir 1 0 1 0
F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 2 1 1 50
F.8.2.1.2. DNA’nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 1 1 50
F.8.4.1.2. Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
F.8.4.4.4. Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 2 1 1 50
F.8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 0 2 0
F.8.4.4.1. Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 0 1 0
F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 2 0 2 0
F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
F.8.4.3.1. Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 0 1 0
F.8.2.5.1. Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
F.8.2.2.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
F.8.1.2.2. İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

AFYONKARAHİSAR / AFYONKARAHİSAR MERKEZ / Anıtkaya Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
SULTAN SAÇAK 56  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
201,117 322,270 2 17 151 151 21650

Puanı Hesaplanan: 19 157 157 22506

Katılımlar: 2 19 157 157 22535

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 2 11 -1,67 -8 -0,34 5,56 9,04

Tarih 10 2 5 0,33 3 -0,50 3,42 4,21

Din K.ve A.B. 10 6 2 5,33 53 3,00 3,28 4,81

İngilizce 10 1 7 -1,33 -13 -0,83 2,05 3,96

Matematik 20 4 14 -0,67 -3 0,50 1,61 7,17

Fen 20 4 9 1,00 5 1,16 6,28 9,50

Toplam: 90 19 48 3,00 3 3,00 22,21 37,26

Sözel (TÜR) Ddc cad cc  abDa  c 

Cevap Anh. A DBADDCACAABCDADBCBBC

Sözel (TAR)  aCd  dDab

Cevap Anh. A BDCACBADDA

Sözel (DİN) BCaDC AC c

Cevap Anh. A BCBDCDACAB

Sözel (İNG)  cdcBbcd b

Cevap Anh. A ABCABDDCBA

Sayısal (MAT) dcabbDCaadBAadcdbd  

Cevap Anh. A CABADDCDBBBABCACDCDC

Sayısal (FEN) B  db BbcaD  dacc  D

Cevap Anh. A BDDBABBDDCDCDACABDCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 2 11 10

Türkçe 20 2 11 10

T.8.3.5. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
T.8.3.6. Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
T.8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
T.8.3.25. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
T.8.3.29. Medya metinlerini analiz eder. 1 0 1 0
T.8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
T.8.3.20. Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
T.8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 0 2 0
T.8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 0 0
T.8.3.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
T.8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
T.8.3.30. Bilgi kaynaklarını etkili bir şekilde kullanır. 2 0 0 0
T.8.4.32. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 0 0
T.8.3.32. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 2 5 20

Tarih 10 2 5 20

8.3.2. Millî Mücadele Dönemi’nde Batı Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
8.2.2. Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
8.2.6. Misakımilli’nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile “ulusal egemenlik” ve “tam bağımsızlık” ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 0 2 0
8.2.7. Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 0 0 0
8.2.8. Mustafa Kemal’in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması’na karşı  tepkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
8.1.1. Avrupa’daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti’nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
8.1.3. Gençlik döneminde Mustafa Kemal’in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
8.3.5. Sakarya Meydan Savaşı’nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz’un başarılı olmasında Mustafa Kemal’in rolü-ne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0

Sözel (DİN) 10 6 2 60

Din K.ve A.B. 10 6 2 60

8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 1 1 50
8.2.4. Hz. Şuayb’in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
8.3.2. İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 0 50
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
8.2.1. İslam’ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 0 0

Sözel (İNG) 10 1 7 10

İngilizce 10 1 7 10

Talking about personal traits/Vocabulary 1 0 0 0
Accepting and refusing 1 0 1 0
Expressing preferences 2 1 1 50
Stating personal opinions 1 0 1 0
Identifying related vocabulary 1 0 1 0
Following phone conversations 1 0 1 0
Following phone conversations/Vocabulary 1 0 1 0
Talking about Internet habits 1 0 0 0
Internet related phrases and vocabulary 1 0 1 0

Sayısal (MAT) 20 4 14 20

Matematik 20 4 14 20

8.1.1.2 İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer.1 0 1 0
8.1.1.1 Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
8.4.1.2 Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 1 1 50
8.5.1.1 Bir olaya ait olası durumları belirler. 1 0 1 0
8.2.1.4 Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 3 0 3 0
8.1.2.2 Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 1 2 33
8.1.1.3 Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
8.1.3.5 Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 2 0
8.1.3.4 Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
8.2.1.2 Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
8.5.1.2 “Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 0 1 0
8.1.3.8 Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 0 1 0
8.1.2.5 Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
8.5.1.5 Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 0 0

Sayısal (FEN) 20 4 9 20

Fen 20 4 9 20

F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 2 1 1 50
F.8.1.2.2. İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 0 0 0
F.8.2.2.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 0 0
F.8.2.5.1. Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
F.8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 0 1 0
F.8.4.3.1. Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 0 0 0
F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 2 0 1 0
F.8.2.1.2. DNA’nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 0 2 0
F.8.4.4.4. Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 2 1 1 50
F.8.4.4.1. Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 0 0 0
F.8.4.1.2. Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 1 1 50
F.8.4.3.1. Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

AFYONKARAHİSAR / AFYONKARAHİSAR MERKEZ / Anıtkaya Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞEGÜL ÖZTÜRK 54 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
206,811 322,270 15 16 146 146 21285

Puanı Hesaplanan: 19 157 157 22506

Katılımlar: 17 19 157 157 22535

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 7 13 2,67 13 6,25 5,56 9,04

Tarih 10 5 5 3,33 33 3,88 3,42 4,21

Din K.ve A.B. 10 4 6 2,00 20 3,31 3,28 4,81

İngilizce 10 2 8 -0,67 -7 2,39 2,05 3,96

Matematik 20 4 16 -1,33 -7 1,75 1,61 7,17

Fen 20 4 16 -1,33 -7 6,88 6,28 9,50

Toplam: 90 26 64 4,67 5 24,47 22,21 37,26

Sözel (TÜR) bccadbADCBAdabCaDdab

Cevap Anh. B CBBCBDADCBAACACDDABD

Sözel (TAR) ADcAcbAdaB

Cevap Anh. B ADDABCACDB

Sözel (DİN) adCAbdDBb*

Cevap Anh. B BACADCDBCB

Sözel (İNG) dBbabdbaBb

Cevap Anh. B ABCDDBACBA

Sayısal (MAT) bDdadcaccdccaacbABAd

Cevap Anh. B CDCDCACBABBBDCDDABAC

Sayısal (FEN) bCcdbdAcdcbDcBcdabca

Cevap Anh. B DCDBACADCDCDDBBABDDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 7 13 35

Türkçe 20 7 13 35

T.8.3.30. Bilgi kaynaklarını etkili bir şekilde kullanır. 2 0 2 0
T.8.3.32. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
T.8.4.32. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
T.8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
T.8.3.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
T.8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
T.8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 2 2 50
T.8.3.20. Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
T.8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
T.8.3.29. Medya metinlerini analiz eder. 1 0 1 0
T.8.3.25. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
T.8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
T.8.3.6. Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
T.8.3.5. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 5 5 50

Tarih 10 5 5 50

8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
8.3.5. Sakarya Meydan Savaşı’nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz’un başarılı olmasında Mustafa Kemal’in rolü-ne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
8.1.3. Gençlik döneminde Mustafa Kemal’in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 1 0
8.1.1. Avrupa’daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti’nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
8.2.8. Mustafa Kemal’in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması’na karşı  tepkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
8.2.7. Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 0 1 0
8.2.6. Misakımilli’nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile “ulusal egemenlik” ve “tam bağımsızlık” ilkeleri ile ilişkilendirir.1 0 1 0
8.2.2. Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
8.3.2. Millî Mücadele Dönemi’nde Batı Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 4 6 40

Din K.ve A.B. 10 4 6 40

8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
8.2.1. İslam’ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
8.3.2. İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 1 1 50
8.2.4. Hz. Şuayb’in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0

Sözel (İNG) 10 2 8 20

İngilizce 10 2 8 20

Internet related phrases and vocabulary 1 0 1 0
Talking about Internet habits 1 1 0 100
Following phone conversations/Vocabulary 1 0 1 0
Following phone conversations 1 0 1 0
Identifying related vocabulary 1 0 1 0
Expressing preferences 2 0 2 0
Stating personal opinions 1 0 1 0
Accepting and refusing 1 1 0 100
Talking about personal traits/Vocabulary 1 0 1 0

Sayısal (MAT) 20 4 16 20

Matematik 20 4 16 20

8.5.1.5 Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 1 0
8.1.2.5 Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
8.2.1.4 Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 3 0 3 0
8.1.3.8 Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 0 1 0
8.5.1.2 “Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 0 1 0
8.1.2.2 Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 0 3 0
8.1.3.5 Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 2 0
8.2.1.2 Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 1 0
8.1.3.4 Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
8.1.1.3 Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
8.4.1.2 Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 1 1 50
8.5.1.1 Bir olaya ait olası durumları belirler. 1 1 0 100
8.1.1.1 Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
8.1.1.2 İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer.1 0 1 0

Sayısal (FEN) 20 4 16 20

Fen 20 4 16 20

F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 0 2 0
F.8.4.3.1. Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir 1 1 0 100
F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 2 0 2 0
F.8.2.1.2. DNA’nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 1 1 50
F.8.4.1.2. Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
F.8.4.4.4. Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 2 1 1 50
F.8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 0 2 0
F.8.4.4.1. Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 0 1 0
F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 2 0 2 0
F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
F.8.4.3.1. Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 0 1 0
F.8.2.5.1. Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
F.8.2.2.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 1 0
F.8.1.2.2. İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

AFYONKARAHİSAR / AFYONKARAHİSAR MERKEZ / Anıtkaya Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
BEYZA KIZILYER 57 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
367,759 322,270 2 2 55 55 6963

Puanı Hesaplanan: 19 157 157 22506

Katılımlar: 17 19 157 157 22535

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 11 9 8,00 40 6,25 5,56 9,04

Tarih 10 9 1 8,67 87 3,88 3,42 4,21

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 3,31 3,28 4,81

İngilizce 10 8 2 7,33 73 2,39 2,05 3,96

Matematik 20 8 2 7,33 37 1,75 1,61 7,17

Fen 20 18 2 17,33 87 6,88 6,28 9,50

Toplam: 90 61 19 54,67 61 24,47 22,21 37,26

Sözel (TÜR) CBBaBDdbdcAcCddDDcBD

Cevap Anh. B CBBCBDADCBAACACDDABD

Sözel (TAR) ADDABCAdDB

Cevap Anh. B ADDABCACDB

Sözel (DİN) BACAaaDBaB

Cevap Anh. B BACADCDBCB

Sözel (İNG) ABbDbBACBA

Cevap Anh. B ABCDDBACBA

Sayısal (MAT) C C CACB c     DA  b

Cevap Anh. B CDCDCACBABBBDCDDABAC

Sayısal (FEN) DCDBcCADCDCDDBBABbDB

Cevap Anh. B DCDBACADCDCDDBBABDDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 11 9 55

Türkçe 20 11 9 55

T.8.3.30. Bilgi kaynaklarını etkili bir şekilde kullanır. 2 1 1 50
T.8.3.32. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
T.8.4.32. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
T.8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
T.8.3.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
T.8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
T.8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 2 2 50
T.8.3.20. Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
T.8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
T.8.3.29. Medya metinlerini analiz eder. 1 1 0 100
T.8.3.25. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
T.8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
T.8.3.6. Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
T.8.3.5. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 9 1 90

Tarih 10 9 1 90

8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
8.3.5. Sakarya Meydan Savaşı’nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz’un başarılı olmasında Mustafa Kemal’in rolü-ne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
8.1.3. Gençlik döneminde Mustafa Kemal’in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
8.1.1. Avrupa’daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti’nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
8.2.8. Mustafa Kemal’in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması’na karşı  tepkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
8.2.7. Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
8.2.6. Misakımilli’nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile “ulusal egemenlik” ve “tam bağımsızlık” ilkeleri ile ilişkilendirir.1 0 1 0
8.2.2. Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
8.3.2. Millî Mücadele Dönemi’nde Batı Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 7 3 70

Din K.ve A.B. 10 7 3 70

8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
8.2.1. İslam’ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
8.3.2. İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 2 0 100
8.2.4. Hz. Şuayb’in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0

Sözel (İNG) 10 8 2 80

İngilizce 10 8 2 80

Internet related phrases and vocabulary 1 1 0 100
Talking about Internet habits 1 1 0 100
Following phone conversations/Vocabulary 1 0 1 0
Following phone conversations 1 1 0 100
Identifying related vocabulary 1 0 1 0
Expressing preferences 2 2 0 100
Stating personal opinions 1 1 0 100
Accepting and refusing 1 1 0 100
Talking about personal traits/Vocabulary 1 1 0 100

Sayısal (MAT) 20 8 2 40

Matematik 20 8 2 40

8.5.1.5 Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
8.1.2.5 Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
8.2.1.4 Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 3 2 0 67
8.1.3.8 Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 0 0 0
8.5.1.2 “Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 1 0 100
8.1.2.2 Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 2 0 67
8.1.3.5 Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 1 0 50
8.2.1.2 Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 0 0
8.1.3.4 Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
8.1.1.3 Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
8.4.1.2 Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 0 0 0
8.5.1.1 Bir olaya ait olası durumları belirler. 1 1 0 100
8.1.1.1 Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 0 0
8.1.1.2 İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer.1 0 1 0

Sayısal (FEN) 20 18 2 90

Fen 20 18 2 90

F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 1 1 50
F.8.4.3.1. Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir 1 1 0 100
F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 2 2 0 100
F.8.2.1.2. DNA’nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 2 0 100
F.8.4.1.2. Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
F.8.4.4.4. Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 2 2 0 100
F.8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 2 0 100
F.8.4.4.1. Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 1 0 100
F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 2 2 0 100
F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
F.8.4.3.1. Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
F.8.2.5.1. Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
F.8.2.2.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 1 0
F.8.1.2.2. İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

AFYONKARAHİSAR / AFYONKARAHİSAR MERKEZ / Anıtkaya Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
CEYLİN ERDEM 65 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
283,183 322,270 7 7 112 112 14089

Puanı Hesaplanan: 19 157 157 22506

Katılımlar: 17 19 157 157 22535

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 10 4 8,67 43 6,25 5,56 9,04

Tarih 10 6 3 5,00 50 3,88 3,42 4,21

Din K.ve A.B. 10 4 3 3,00 30 3,31 3,28 4,81

İngilizce 10 4 4 2,67 27 2,39 2,05 3,96

Matematik 20 0 1 -0,33 -2 1,75 1,61 7,17

Fen 20 11 6 9,00 45 6,88 6,28 9,50

Toplam: 90 35 21 28,00 31 24,47 22,21 37,26

Sözel (TÜR) CBB    bdBAbCbCDD B 

Cevap Anh. B CBBCBDADCBAACACDDABD

Sözel (TAR) cDDbBCA Dd

Cevap Anh. B ADDABCACDB

Sözel (DİN) dACADa  b 

Cevap Anh. B BACADCDBCB

Sözel (İNG) Ad caB CcA

Cevap Anh. B ABCDDBACBA

Sayısal (MAT)   d                 

Cevap Anh. B CDCDCACBABBBDCDDABAC

Sayısal (FEN) DCc Ab bCcCDD aABbDB

Cevap Anh. B DCDBACADCDCDDBBABDDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 10 4 50

Türkçe 20 10 4 50

T.8.3.30. Bilgi kaynaklarını etkili bir şekilde kullanır. 2 1 0 50
T.8.3.32. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
T.8.4.32. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. 2 0 0 0
T.8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 0 0
T.8.3.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
T.8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
T.8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 3 1 75
T.8.3.20. Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
T.8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
T.8.3.29. Medya metinlerini analiz eder. 1 1 0 100
T.8.3.25. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
T.8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 0 0
T.8.3.6. Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
T.8.3.5. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 0 0

Sözel (TAR) 10 6 3 60

Tarih 10 6 3 60

8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 1 1 50
8.3.5. Sakarya Meydan Savaşı’nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz’un başarılı olmasında Mustafa Kemal’in rolü-ne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
8.1.3. Gençlik döneminde Mustafa Kemal’in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
8.1.1. Avrupa’daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti’nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
8.2.8. Mustafa Kemal’in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması’na karşı  tepkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
8.2.7. Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
8.2.6. Misakımilli’nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile “ulusal egemenlik” ve “tam bağımsızlık” ilkeleri ile ilişkilendirir.1 0 0 0
8.2.2. Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
8.3.2. Millî Mücadele Dönemi’nde Batı Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Sözel (DİN) 10 4 3 40

Din K.ve A.B. 10 4 3 40

8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
8.2.1. İslam’ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
8.3.2. İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 0 0 0
8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 0 0 0
8.2.4. Hz. Şuayb’in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0

Sözel (İNG) 10 4 4 40

İngilizce 10 4 4 40

Internet related phrases and vocabulary 1 1 0 100
Talking about Internet habits 1 0 1 0
Following phone conversations/Vocabulary 1 0 0 0
Following phone conversations 1 0 1 0
Identifying related vocabulary 1 0 1 0
Expressing preferences 2 2 0 100
Stating personal opinions 1 0 0 0
Accepting and refusing 1 0 1 0
Talking about personal traits/Vocabulary 1 1 0 100

Sayısal (MAT) 20 0 1 0

Matematik 20 0 1 0

8.5.1.5 Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 0 0
8.1.2.5 Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
8.2.1.4 Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 3 0 1 0
8.1.3.8 Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 0 0 0
8.5.1.2 “Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 0 0 0
8.1.2.2 Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 0 0 0
8.1.3.5 Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 0 0
8.2.1.2 Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 0 0
8.1.3.4 Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
8.1.1.3 Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
8.4.1.2 Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 0 0 0
8.5.1.1 Bir olaya ait olası durumları belirler. 1 0 0 0
8.1.1.1 Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 0 0
8.1.1.2 İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer.1 0 0 0

Sayısal (FEN) 20 11 6 55

Fen 20 11 6 55

F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 2 0 100
F.8.4.3.1. Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir 1 1 0 100
F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 2 1 1 50
F.8.2.1.2. DNA’nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 1 0 50
F.8.4.1.2. Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
F.8.4.4.4. Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 2 0 1 0
F.8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 1 1 50
F.8.4.4.1. Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 1 0 100
F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 2 2 0 100
F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 0 0
F.8.4.3.1. Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 0 1 0
F.8.2.5.1. Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
F.8.2.2.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 1 0
F.8.1.2.2. İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

AFYONKARAHİSAR / AFYONKARAHİSAR MERKEZ / Anıtkaya Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
EBRAR TETİK 68 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
337,904 322,270 4 4 75 75 9169

Puanı Hesaplanan: 19 157 157 22506

Katılımlar: 17 19 157 157 22535

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 6 10,00 50 6,25 5,56 9,04

Tarih 10 8 1 7,67 77 3,88 3,42 4,21

Din K.ve A.B. 10 6 3 5,00 50 3,31 3,28 4,81

İngilizce 10 6 2 5,33 53 2,39 2,05 3,96

Matematik 20 3 3 2,00 10 1,75 1,61 7,17

Fen 20 17 3 16,00 80 6,88 6,28 9,50

Toplam: 90 52 18 46,00 51 24,47 22,21 37,26

Sözel (TÜR) bBbDDbdbcAB DADB BBC

Cevap Anh. A DBADDCACAABCDADBCBBC

Sözel (TAR) BD ACBADaA

Cevap Anh. A BDCACBADDA

Sözel (DİN) BbBD adCAB

Cevap Anh. A BCBDCDACAB

Sözel (İNG) AdCAB  dBA

Cevap Anh. A ABCABDDCBA

Sayısal (MAT)   B  b   c  B  C   a

Cevap Anh. A CABADDCDBBBABCACDCDC

Sayısal (FEN) BDDdABBDDCaCDcCABDCD

Cevap Anh. A BDDBABBDDCDCDACABDCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 12 6 60

Türkçe 20 12 6 60

T.8.3.5. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
T.8.3.6. Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
T.8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
T.8.3.25. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
T.8.3.29. Medya metinlerini analiz eder. 1 1 0 100
T.8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
T.8.3.20. Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
T.8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 2 2 50
T.8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 0 0
T.8.3.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
T.8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
T.8.3.30. Bilgi kaynaklarını etkili bir şekilde kullanır. 2 1 0 50
T.8.4.32. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
T.8.3.32. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 8 1 80

Tarih 10 8 1 80

8.3.2. Millî Mücadele Dönemi’nde Batı Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
8.2.2. Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
8.2.6. Misakımilli’nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile “ulusal egemenlik” ve “tam bağımsızlık” ilkeleri ile ilişkilendirir.1 0 0 0
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
8.2.7. Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
8.2.8. Mustafa Kemal’in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması’na karşı  tepkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
8.1.1. Avrupa’daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti’nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
8.1.3. Gençlik döneminde Mustafa Kemal’in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
8.3.5. Sakarya Meydan Savaşı’nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz’un başarılı olmasında Mustafa Kemal’in rolü-ne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0

Sözel (DİN) 10 6 3 60

Din K.ve A.B. 10 6 3 60

8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 2 0 100
8.2.4. Hz. Şuayb’in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
8.3.2. İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 0 0
8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
8.2.1. İslam’ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 6 2 60

İngilizce 10 6 2 60

Talking about personal traits/Vocabulary 1 1 0 100
Accepting and refusing 1 0 1 0
Expressing preferences 2 2 0 100
Stating personal opinions 1 1 0 100
Identifying related vocabulary 1 0 0 0
Following phone conversations 1 0 0 0
Following phone conversations/Vocabulary 1 0 1 0
Talking about Internet habits 1 1 0 100
Internet related phrases and vocabulary 1 1 0 100

Sayısal (MAT) 20 3 3 15

Matematik 20 3 3 15

8.1.1.2 İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer.1 0 0 0
8.1.1.1 Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 0 0
8.4.1.2 Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 1 1 50
8.5.1.1 Bir olaya ait olası durumları belirler. 1 0 0 0
8.2.1.4 Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 3 0 1 0
8.1.2.2 Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 1 0 33
8.1.1.3 Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
8.1.3.5 Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 0 0
8.1.3.4 Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
8.2.1.2 Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 0 0
8.5.1.2 “Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 1 0 100
8.1.3.8 Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 0 0 0
8.1.2.5 Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
8.5.1.5 Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN) 20 17 3 85

Fen 20 17 3 85

F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 2 2 0 100
F.8.1.2.2. İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
F.8.2.2.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
F.8.2.5.1. Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
F.8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 2 0 100
F.8.4.3.1. Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 2 2 0 100
F.8.2.1.2. DNA’nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 2 0 100
F.8.4.4.4. Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 2 0 2 0
F.8.4.4.1. Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 1 0 100
F.8.4.1.2. Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 2 0 100
F.8.4.3.1. Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

AFYONKARAHİSAR / AFYONKARAHİSAR MERKEZ / Anıtkaya Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ELÇİN KÜT E 70 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
349,449 322,270 3 3 70 70 8227

Puanı Hesaplanan: 19 157 157 22506

Katılımlar: 17 19 157 157 22535

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 6 12,00 60 6,25 5,56 9,04

Tarih 10 5 5 3,33 33 3,88 3,42 4,21

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 3,31 3,28 4,81

İngilizce 10 5 4 3,67 37 2,39 2,05 3,96

Matematik 20 5 1 4,67 23 1,75 1,61 7,17

Fen 20 17 2 16,33 82 6,88 6,28 9,50

Toplam: 90 52 22 44,67 50 24,47 22,21 37,26

Sözel (TÜR) CBBCBDdbCBAdCAbDDcBb

Cevap Anh. B CBBCBDADCBAACACDDABD

Sözel (TAR) caDAaCdaDB

Cevap Anh. B ADDABCACDB

Sözel (DİN) BACbDaDcbB

Cevap Anh. B BACADCDBCB

Sözel (İNG) ABb aBAdcA

Cevap Anh. B ABCDDBACBA

Sayısal (MAT) C C a  B        A A 

Cevap Anh. B CDCDCACBABBBDCDDABAC

Sayısal (FEN) DC BACcDCcCDDBBABDDB

Cevap Anh. B DCDBACADCDCDDBBABDDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 14 6 70

Türkçe 20 14 6 70

T.8.3.30. Bilgi kaynaklarını etkili bir şekilde kullanır. 2 2 0 100
T.8.3.32. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
T.8.4.32. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
T.8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
T.8.3.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
T.8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
T.8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 3 1 75
T.8.3.20. Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
T.8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
T.8.3.29. Medya metinlerini analiz eder. 1 1 0 100
T.8.3.25. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
T.8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
T.8.3.6. Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
T.8.3.5. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 5 5 50

Tarih 10 5 5 50

8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 0 2 0
8.3.5. Sakarya Meydan Savaşı’nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz’un başarılı olmasında Mustafa Kemal’in rolü-ne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
8.1.3. Gençlik döneminde Mustafa Kemal’in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
8.1.1. Avrupa’daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti’nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
8.2.8. Mustafa Kemal’in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması’na karşı  tepkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
8.2.7. Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
8.2.6. Misakımilli’nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile “ulusal egemenlik” ve “tam bağımsızlık” ilkeleri ile ilişkilendirir.1 0 1 0
8.2.2. Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
8.3.2. Millî Mücadele Dönemi’nde Batı Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 6 4 60

Din K.ve A.B. 10 6 4 60

8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
8.2.1. İslam’ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
8.3.2. İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 1 1 50
8.2.4. Hz. Şuayb’in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0

Sözel (İNG) 10 5 4 50

İngilizce 10 5 4 50

Internet related phrases and vocabulary 1 1 0 100
Talking about Internet habits 1 1 0 100
Following phone conversations/Vocabulary 1 0 1 0
Following phone conversations 1 0 0 0
Identifying related vocabulary 1 0 1 0
Expressing preferences 2 1 1 50
Stating personal opinions 1 1 0 100
Accepting and refusing 1 0 1 0
Talking about personal traits/Vocabulary 1 1 0 100

Sayısal (MAT) 20 5 1 25

Matematik 20 5 1 25

8.5.1.5 Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
8.1.2.5 Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
8.2.1.4 Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 3 1 0 33
8.1.3.8 Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 0 0 0
8.5.1.2 “Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 0 1 0
8.1.2.2 Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 1 0 33
8.1.3.5 Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 0 0
8.2.1.2 Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 0 0
8.1.3.4 Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
8.1.1.3 Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
8.4.1.2 Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 0 0 0
8.5.1.1 Bir olaya ait olası durumları belirler. 1 1 0 100
8.1.1.1 Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
8.1.1.2 İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer.1 0 0 0

Sayısal (FEN) 20 17 2 85

Fen 20 17 2 85

F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 2 0 100
F.8.4.3.1. Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir 1 1 0 100
F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 2 1 0 50
F.8.2.1.2. DNA’nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 2 0 100
F.8.4.1.2. Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
F.8.4.4.4. Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 2 0 2 0
F.8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 2 0 100
F.8.4.4.1. Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 1 0 100
F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 2 2 0 100
F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
F.8.4.3.1. Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
F.8.2.5.1. Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
F.8.2.2.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
F.8.1.2.2. İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

AFYONKARAHİSAR / AFYONKARAHİSAR MERKEZ / Anıtkaya Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF BOZKURT 74 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
248,954 322,270 10 10 128 128 17624

Puanı Hesaplanan: 19 157 157 22506

Katılımlar: 17 19 157 157 22535

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 7 11 3,33 17 6,25 5,56 9,04

Tarih 10 3 6 1,00 10 3,88 3,42 4,21

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 3,31 3,28 4,81

İngilizce 10 5 4 3,67 37 2,39 2,05 3,96

Matematik 20 2 9 -1,00 -5 1,75 1,61 7,17

Fen 20 10 9 7,00 35 6,88 6,28 9,50

Toplam: 90 33 43 18,67 21 24,47 22,21 37,26

Sözel (TÜR) dcdCBaAcdBAbCcdaD  c

Cevap Anh. B CBBCBDADCBAACACDDABD

Sözel (TAR) cDbAdacC d

Cevap Anh. B ADDABCACDB

Sözel (DİN) BbCADCDcbd

Cevap Anh. B BACADCDBCB

Sözel (İNG) A CDbccaBA

Cevap Anh. B ABCDDBACBA

Sayısal (MAT) acdb    ABac    bc a

Cevap Anh. B CDCDCACBABBBDCDDABAC

Sayısal (FEN) DC cbCAbCaCDDBabdaaB

Cevap Anh. B DCDBACADCDCDDBBABDDB

Soru No 12345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 7 11 35

Türkçe 20 7 11 35

T.8.3.30. Bilgi kaynaklarını etkili bir şekilde kullanır. 2 1 1 50
T.8.3.32. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
T.8.4.32. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
T.8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
T.8.3.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
T.8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
T.8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 3 1 75
T.8.3.20. Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
T.8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
T.8.3.29. Medya metinlerini analiz eder. 1 0 1 0
T.8.3.25. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
T.8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 0 0
T.8.3.6. Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 0 0
T.8.3.5. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 3 6 30

Tarih 10 3 6 30

8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 0 2 0
8.3.5. Sakarya Meydan Savaşı’nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz’un başarılı olmasında Mustafa Kemal’in rolü-ne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
8.1.3. Gençlik döneminde Mustafa Kemal’in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 1 0
8.1.1. Avrupa’daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti’nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
8.2.8. Mustafa Kemal’in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması’na karşı  tepkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
8.2.7. Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 0 1 0
8.2.6. Misakımilli’nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile “ulusal egemenlik” ve “tam bağımsızlık” ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
8.2.2. Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
8.3.2. Millî Mücadele Dönemi’nde Batı Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Sözel (DİN) 10 6 4 60

Din K.ve A.B. 10 6 4 60

8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
8.2.1. İslam’ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
8.3.2. İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 0 2 0
8.2.4. Hz. Şuayb’in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0

Sözel (İNG) 10 5 4 50

İngilizce 10 5 4 50

Internet related phrases and vocabulary 1 1 0 100
Talking about Internet habits 1 0 0 0
Following phone conversations/Vocabulary 1 1 0 100
Following phone conversations 1 1 0 100
Identifying related vocabulary 1 0 1 0
Expressing preferences 2 0 2 0
Stating personal opinions 1 0 1 0
Accepting and refusing 1 1 0 100
Talking about personal traits/Vocabulary 1 1 0 100

Sayısal (MAT) 20 2 9 10

Matematik 20 2 9 10

8.5.1.5 Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 1 0
8.1.2.5 Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
8.2.1.4 Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 3 0 2 0
8.1.3.8 Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 0 1 0
8.5.1.2 “Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 0 0 0
8.1.2.2 Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 0 0 0
8.1.3.5 Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 1 0
8.2.1.2 Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
8.1.3.4 Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
8.1.1.3 Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
8.4.1.2 Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 0 1 0
8.5.1.1 Bir olaya ait olası durumları belirler. 1 0 1 0
8.1.1.1 Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 0 0
8.1.1.2 İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer.1 0 1 0

Sayısal (FEN) 20 10 9 50

Fen 20 10 9 50

F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 1 1 50
F.8.4.3.1. Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir 1 1 0 100
F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 2 1 0 50
F.8.2.1.2. DNA’nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 1 1 50
F.8.4.1.2. Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
F.8.4.4.4. Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 2 1 1 50
F.8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 0 2 0
F.8.4.4.1. Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 1 0 100
F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 2 2 0 100
F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
F.8.4.3.1. Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 0 1 0
F.8.2.5.1. Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
F.8.2.2.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 1 0
F.8.1.2.2. İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

AFYONKARAHİSAR / AFYONKARAHİSAR MERKEZ / Anıtkaya Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ENES ÖZDEMİR 84 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
333,954 322,270 5 5 77 77 9468

Puanı Hesaplanan: 19 157 157 22506

Katılımlar: 17 19 157 157 22535

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 10 6 8,00 40 6,25 5,56 9,04

Tarih 10 8 2 7,33 73 3,88 3,42 4,21

Din K.ve A.B. 10 4 4 2,67 27 3,31 3,28 4,81

İngilizce 10 4 6 2,00 20 2,39 2,05 3,96

Matematik 20 12 3 11,00 55 1,75 1,61 7,17

Fen 20 10 7 7,67 38 6,88 6,28 9,50

Toplam: 90 48 28 38,67 43 24,47 22,21 37,26

Sözel (TÜR) CBB d AabBAcCcdDD B 

Cevap Anh. B CBBCBDADCBAACACDDABD

Sözel (TAR) ADaABaACDB

Cevap Anh. B ADDABCACDB

Sözel (DİN) BACdaaD b 

Cevap Anh. B BACADCDBCB

Sözel (İNG) bcCcDdddBA

Cevap Anh. B ABCDDBACBA

Sayısal (MAT) C dDCAC  B  DCDcdBAC

Cevap Anh. B CDCDCACBABBBDCDDABAC

Sayısal (FEN) DCDdAC DbbCDc  AcDbd

Cevap Anh. B DCDBACADCDCDDBBABDDB

Soru No 12345678901234567890

100
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40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 10 6 50

Türkçe 20 10 6 50

T.8.3.30. Bilgi kaynaklarını etkili bir şekilde kullanır. 2 1 0 50
T.8.3.32. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
T.8.4.32. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. 2 0 1 0
T.8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
T.8.3.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
T.8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
T.8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 3 1 75
T.8.3.20. Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
T.8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
T.8.3.29. Medya metinlerini analiz eder. 1 1 0 100
T.8.3.25. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
T.8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 0 0
T.8.3.6. Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
T.8.3.5. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 0 0

Sözel (TAR) 10 8 2 80

Tarih 10 8 2 80

8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
8.3.5. Sakarya Meydan Savaşı’nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz’un başarılı olmasında Mustafa Kemal’in rolü-ne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
8.1.3. Gençlik döneminde Mustafa Kemal’in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 1 0
8.1.1. Avrupa’daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti’nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
8.2.8. Mustafa Kemal’in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması’na karşı  tepkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
8.2.7. Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 0 1 0
8.2.6. Misakımilli’nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile “ulusal egemenlik” ve “tam bağımsızlık” ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
8.2.2. Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
8.3.2. Millî Mücadele Dönemi’nde Batı Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 4 4 40

Din K.ve A.B. 10 4 4 40

8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
8.2.1. İslam’ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
8.3.2. İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 0 0 0
8.2.4. Hz. Şuayb’in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0

Sözel (İNG) 10 4 6 40

İngilizce 10 4 6 40

Internet related phrases and vocabulary 1 0 1 0
Talking about Internet habits 1 0 1 0
Following phone conversations/Vocabulary 1 1 0 100
Following phone conversations 1 0 1 0
Identifying related vocabulary 1 1 0 100
Expressing preferences 2 0 2 0
Stating personal opinions 1 0 1 0
Accepting and refusing 1 1 0 100
Talking about personal traits/Vocabulary 1 1 0 100

Sayısal (MAT) 20 12 3 60

Matematik 20 12 3 60

8.5.1.5 Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
8.1.2.5 Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
8.2.1.4 Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 3 0 2 0
8.1.3.8 Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
8.5.1.2 “Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 1 0 100
8.1.2.2 Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 2 0 67
8.1.3.5 Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 1 0 50
8.2.1.2 Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 0 0
8.1.3.4 Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
8.1.1.3 Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
8.4.1.2 Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 2 0 100
8.5.1.1 Bir olaya ait olası durumları belirler. 1 0 1 0
8.1.1.1 Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
8.1.1.2 İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer.1 1 0 100

Sayısal (FEN) 20 10 7 50

Fen 20 10 7 50

F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 2 0 100
F.8.4.3.1. Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir 1 1 0 100
F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 2 1 1 50
F.8.2.1.2. DNA’nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 1 1 50
F.8.4.1.2. Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
F.8.4.4.4. Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 2 0 1 0
F.8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 2 0 100
F.8.4.4.1. Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 0 1 0
F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 2 1 1 50
F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 0 0
F.8.4.3.1. Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 0 0 0
F.8.2.5.1. Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
F.8.2.2.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
F.8.1.2.2. İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

AFYONKARAHİSAR / AFYONKARAHİSAR MERKEZ / Anıtkaya Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ENNUR ÖNKAL 85 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
244,125 322,270 11 11 132 132 18105

Puanı Hesaplanan: 19 157 157 22506

Katılımlar: 17 19 157 157 22535

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 8 8 5,33 27 6,25 5,56 9,04

Tarih 10 2 8 -0,67 -7 3,88 3,42 4,21

Din K.ve A.B. 10 4 6 2,00 20 3,31 3,28 4,81

İngilizce 10 1 4 -0,33 -3 2,39 2,05 3,96

Matematik 20 1 1 0,67 3 1,75 1,61 7,17

Fen 20 7 6 5,00 25 6,88 6,28 9,50

Toplam: 90 23 33 12,00 13 24,47 22,21 37,26

Sözel (TÜR) bd DabcCAABacb  CBB 

Cevap Anh. A DBADDCACAABCDADBCBBC

Sözel (TAR) BcddaddaDb

Cevap Anh. A BDCACBADDA

Sözel (DİN) BdBDCbbabc

Cevap Anh. A BCBDCDACAB

Sözel (İNG)  aCc a b  

Cevap Anh. A ABCABDDCBA

Sayısal (MAT) C    c              

Cevap Anh. A CABADDCDBBBABCACDCDC

Sayısal (FEN) dDbcA   DC  c  dBaCD

Cevap Anh. A BDDBABBDDCDCDACABDCD

Soru No 12345678901234567890

100
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80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 8 8 40

Türkçe 20 8 8 40

T.8.3.5. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
T.8.3.6. Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
T.8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 0 0
T.8.3.25. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
T.8.3.29. Medya metinlerini analiz eder. 1 0 1 0
T.8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
T.8.3.20. Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
T.8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 4 0 100
T.8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
T.8.3.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
T.8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. 2 0 0 0
T.8.3.30. Bilgi kaynaklarını etkili bir şekilde kullanır. 2 1 0 50
T.8.4.32. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
T.8.3.32. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 2 8 20

Tarih 10 2 8 20

8.3.2. Millî Mücadele Dönemi’nde Batı Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
8.2.2. Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
8.2.6. Misakımilli’nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile “ulusal egemenlik” ve “tam bağımsızlık” ilkeleri ile ilişkilendirir.1 0 1 0
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 0 2 0
8.2.7. Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 0 1 0
8.2.8. Mustafa Kemal’in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması’na karşı  tepkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
8.1.1. Avrupa’daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti’nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
8.1.3. Gençlik döneminde Mustafa Kemal’in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 1 0
8.3.5. Sakarya Meydan Savaşı’nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz’un başarılı olmasında Mustafa Kemal’in rolü-ne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 4 6 40

Din K.ve A.B. 10 4 6 40

8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 2 0 100
8.2.4. Hz. Şuayb’in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
8.3.2. İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 0 2 0
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 0 2 0
8.2.1. İslam’ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0

Sözel (İNG) 10 1 4 10

İngilizce 10 1 4 10

Talking about personal traits/Vocabulary 1 0 0 0
Accepting and refusing 1 0 1 0
Expressing preferences 2 1 0 50
Stating personal opinions 1 0 1 0
Identifying related vocabulary 1 0 1 0
Following phone conversations 1 0 0 0
Following phone conversations/Vocabulary 1 0 1 0
Talking about Internet habits 1 0 0 0
Internet related phrases and vocabulary 1 0 0 0

Sayısal (MAT) 20 1 1 5

Matematik 20 1 1 5

8.1.1.2 İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer.1 1 0 100
8.1.1.1 Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 0 0
8.4.1.2 Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 0 1 0
8.5.1.1 Bir olaya ait olası durumları belirler. 1 0 0 0
8.2.1.4 Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 3 0 0 0
8.1.2.2 Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 0 0 0
8.1.1.3 Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
8.1.3.5 Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 0 0
8.1.3.4 Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
8.2.1.2 Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 0 0
8.5.1.2 “Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 0 0 0
8.1.3.8 Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 0 0 0
8.1.2.5 Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
8.5.1.5 Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 0 0

Sayısal (FEN) 20 7 6 35

Fen 20 7 6 35

F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 2 1 1 50
F.8.1.2.2. İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
F.8.2.2.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 1 0
F.8.2.5.1. Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
F.8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 1 1 50
F.8.4.3.1. Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 0 0 0
F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 0 0
F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 2 0 1 0
F.8.2.1.2. DNA’nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 2 0 100
F.8.4.4.4. Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 2 0 0 0
F.8.4.4.1. Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 0 0 0
F.8.4.1.2. Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 0 0 0
F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 1 1 50
F.8.4.3.1. Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

AFYONKARAHİSAR / AFYONKARAHİSAR MERKEZ / Anıtkaya Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
FATMA TOK 20 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
264,978 322,270 9 9 124 124 15984

Puanı Hesaplanan: 19 157 157 22506

Katılımlar: 17 19 157 157 22535

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 4 11,67 58 6,25 5,56 9,04

Tarih 10 3 6 1,00 10 3,88 3,42 4,21

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 3,31 3,28 4,81

İngilizce 10 3 3 2,00 20 2,39 2,05 3,96

Matematik 20 0 4 -1,33 -7 1,75 1,61 7,17

Fen 20 7 10 3,67 18 6,88 6,28 9,50

Toplam: 90 32 31 21,67 24 24,47 22,21 37,26

Sözel (TÜR) bBcDDCACbABC  aB BBC

Cevap Anh. A DBADDCACAABCDADBCBBC

Sözel (TAR) dDdAaB aac

Cevap Anh. A BDCACBADDA

Sözel (DİN) BbaDacACAB

Cevap Anh. A BCBDCDACAB

Sözel (İNG) AaCba    A

Cevap Anh. A ABCABDDCBA

Sayısal (MAT) d    c         d   d

Cevap Anh. A CABADDCDBBBABCACDCDC

Sayısal (FEN) BDbBc d cCc bcbAaaCD

Cevap Anh. A BDDBABBDDCDCDACABDCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 13 4 65

Türkçe 20 13 4 65

T.8.3.5. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
T.8.3.6. Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
T.8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
T.8.3.25. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
T.8.3.29. Medya metinlerini analiz eder. 1 1 0 100
T.8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
T.8.3.20. Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
T.8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 3 1 75
T.8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
T.8.3.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 0 0
T.8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 0 0
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
T.8.3.30. Bilgi kaynaklarını etkili bir şekilde kullanır. 2 1 0 50
T.8.4.32. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
T.8.3.32. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 3 6 30

Tarih 10 3 6 30

8.3.2. Millî Mücadele Dönemi’nde Batı Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
8.2.2. Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
8.2.6. Misakımilli’nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile “ulusal egemenlik” ve “tam bağımsızlık” ilkeleri ile ilişkilendirir.1 0 1 0
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 1 1 50
8.2.7. Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 0 1 0
8.2.8. Mustafa Kemal’in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması’na karşı  tepkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
8.1.1. Avrupa’daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti’nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 0 0
8.1.3. Gençlik döneminde Mustafa Kemal’in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 1 0
8.3.5. Sakarya Meydan Savaşı’nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz’un başarılı olmasında Mustafa Kemal’in rolü-ne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0

Sözel (DİN) 10 6 4 60

Din K.ve A.B. 10 6 4 60

8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 1 1 50
8.2.4. Hz. Şuayb’in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
8.3.2. İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
8.2.1. İslam’ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 3 3 30

İngilizce 10 3 3 30

Talking about personal traits/Vocabulary 1 1 0 100
Accepting and refusing 1 0 1 0
Expressing preferences 2 1 1 50
Stating personal opinions 1 0 1 0
Identifying related vocabulary 1 0 0 0
Following phone conversations 1 0 0 0
Following phone conversations/Vocabulary 1 0 0 0
Talking about Internet habits 1 0 0 0
Internet related phrases and vocabulary 1 1 0 100

Sayısal (MAT) 20 0 4 0

Matematik 20 0 4 0

8.1.1.2 İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer.1 0 1 0
8.1.1.1 Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 0 0
8.4.1.2 Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 0 1 0
8.5.1.1 Bir olaya ait olası durumları belirler. 1 0 0 0
8.2.1.4 Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 3 0 0 0
8.1.2.2 Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 0 0 0
8.1.1.3 Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
8.1.3.5 Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 0 0
8.1.3.4 Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
8.2.1.2 Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 0 0
8.5.1.2 “Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 0 1 0
8.1.3.8 Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 0 0 0
8.1.2.5 Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
8.5.1.5 Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN) 20 7 10 35

Fen 20 7 10 35

F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 2 2 0 100
F.8.1.2.2. İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
F.8.2.2.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 1 0
F.8.2.5.1. Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
F.8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 0 2 0
F.8.4.3.1. Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 0 0 0
F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 2 0 1 0
F.8.2.1.2. DNA’nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 0 2 0
F.8.4.4.4. Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 2 0 2 0
F.8.4.4.1. Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 0 0 0
F.8.4.1.2. Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 2 0 100
F.8.4.3.1. Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

AFYONKARAHİSAR / AFYONKARAHİSAR MERKEZ / Anıtkaya Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
MUSTAFA ERDEM 87 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
326,283 322,270 6 6 79 79 10089

Puanı Hesaplanan: 19 157 157 22506

Katılımlar: 17 19 157 157 22535

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 7 10,67 53 6,25 5,56 9,04

Tarih 10 9 1 8,67 87 3,88 3,42 4,21

Din K.ve A.B. 10 4 6 2,00 20 3,31 3,28 4,81

İngilizce 10 6 4 4,67 47 2,39 2,05 3,96

Matematik 20 6 3 5,00 25 1,75 1,61 7,17

Fen 20 12 8 9,33 47 6,88 6,28 9,50

Toplam: 90 50 29 40,33 45 24,47 22,21 37,26

Sözel (TÜR) bBcaDCddAABdDAcBCBBC

Cevap Anh. A DBADDCACAABCDADBCBBC

Sözel (TAR) BDCACBADDc

Cevap Anh. A BDCACBADDA

Sözel (DİN) BacDbacCdB

Cevap Anh. A BCBDCDACAB

Sözel (İNG) AcdABabCBA

Cevap Anh. A ABCABDDCBA

Sayısal (MAT)    d c   B ABC  b DC

Cevap Anh. A CABADDCDBBBABCACDCDC

Sayısal (FEN) BDaBAdBaDCbCbbCdBaCD

Cevap Anh. A BDDBABBDDCDCDACABDCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 13 7 65

Türkçe 20 13 7 65

T.8.3.5. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
T.8.3.6. Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
T.8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
T.8.3.25. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
T.8.3.29. Medya metinlerini analiz eder. 1 1 0 100
T.8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
T.8.3.20. Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
T.8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 3 1 75
T.8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
T.8.3.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
T.8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
T.8.3.30. Bilgi kaynaklarını etkili bir şekilde kullanır. 2 2 0 100
T.8.4.32. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
T.8.3.32. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 9 1 90

Tarih 10 9 1 90

8.3.2. Millî Mücadele Dönemi’nde Batı Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
8.2.2. Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
8.2.6. Misakımilli’nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile “ulusal egemenlik” ve “tam bağımsızlık” ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 1 1 50
8.2.7. Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
8.2.8. Mustafa Kemal’in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması’na karşı  tepkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
8.1.1. Avrupa’daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti’nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
8.1.3. Gençlik döneminde Mustafa Kemal’in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
8.3.5. Sakarya Meydan Savaşı’nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz’un başarılı olmasında Mustafa Kemal’in rolü-ne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 4 6 40

Din K.ve A.B. 10 4 6 40

8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 1 1 50
8.2.4. Hz. Şuayb’in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
8.3.2. İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
8.2.1. İslam’ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0

Sözel (İNG) 10 6 4 60

İngilizce 10 6 4 60

Talking about personal traits/Vocabulary 1 1 0 100
Accepting and refusing 1 0 1 0
Expressing preferences 2 1 1 50
Stating personal opinions 1 1 0 100
Identifying related vocabulary 1 0 1 0
Following phone conversations 1 0 1 0
Following phone conversations/Vocabulary 1 1 0 100
Talking about Internet habits 1 1 0 100
Internet related phrases and vocabulary 1 1 0 100

Sayısal (MAT) 20 6 3 30

Matematik 20 6 3 30

8.1.1.2 İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer.1 0 0 0
8.1.1.1 Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 0 0
8.4.1.2 Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 0 1 0
8.5.1.1 Bir olaya ait olası durumları belirler. 1 0 1 0
8.2.1.4 Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 3 1 0 33
8.1.2.2 Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 1 0 33
8.1.1.3 Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
8.1.3.5 Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 1 0 50
8.1.3.4 Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
8.2.1.2 Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
8.5.1.2 “Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 0 0 0
8.1.3.8 Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 0 1 0
8.1.2.5 Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
8.5.1.5 Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN) 20 12 8 60

Fen 20 12 8 60

F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 2 2 0 100
F.8.1.2.2. İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
F.8.2.2.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 1 0
F.8.2.5.1. Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
F.8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 1 1 50
F.8.4.3.1. Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 0 1 0
F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 2 0 2 0
F.8.2.1.2. DNA’nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 2 0 100
F.8.4.4.4. Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 2 0 2 0
F.8.4.4.1. Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 1 0 100
F.8.4.1.2. Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 1 1 50
F.8.4.3.1. Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

AFYONKARAHİSAR / AFYONKARAHİSAR MERKEZ / Anıtkaya Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
NAGİHAN ÖDEMİŞ 55 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
211,377 322,270 14 15 145 145 20967

Puanı Hesaplanan: 19 157 157 22506

Katılımlar: 17 19 157 157 22535

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 5 15 0,00 0 6,25 5,56 9,04

Tarih 10 3 7 0,67 7 3,88 3,42 4,21

Din K.ve A.B. 10 4 6 2,00 20 3,31 3,28 4,81

İngilizce 10 6 4 4,67 47 2,39 2,05 3,96

Matematik 20 5 15 0,00 0 1,75 1,61 7,17

Fen 20 5 15 0,00 0 6,88 6,28 9,50

Toplam: 90 28 62 7,33 8 24,47 22,21 37,26

Sözel (TÜR) bcbDaCdbcbabDbccCadC

Cevap Anh. A DBADDCACAABCDADBCBBC

Sözel (TAR) cabcdBAbDc

Cevap Anh. A BDCACBADDA

Sözel (DİN) BdBcCbbCcd

Cevap Anh. A BCBDCDACAB

Sözel (İNG) daCdBDDbBA

Cevap Anh. A ABCABDDCBA

Sayısal (MAT) dcBdbcaDdBaccaddDaaC

Cevap Anh. A CABADDCDBBBABCACDCDC

Sayısal (FEN) BacadBBaadbCcbdbcDab

Cevap Anh. A BDDBABBDDCDCDACABDCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 5 15 25

Türkçe 20 5 15 25

T.8.3.5. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
T.8.3.6. Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
T.8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
T.8.3.25. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
T.8.3.29. Medya metinlerini analiz eder. 1 0 1 0
T.8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
T.8.3.20. Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
T.8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 0 4 0
T.8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
T.8.3.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
T.8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
T.8.3.30. Bilgi kaynaklarını etkili bir şekilde kullanır. 2 2 0 100
T.8.4.32. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
T.8.3.32. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 3 7 30

Tarih 10 3 7 30

8.3.2. Millî Mücadele Dönemi’nde Batı Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
8.2.2. Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
8.2.6. Misakımilli’nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile “ulusal egemenlik” ve “tam bağımsızlık” ilkeleri ile ilişkilendirir.1 0 1 0
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 0 2 0
8.2.7. Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 0 1 0
8.2.8. Mustafa Kemal’in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması’na karşı  tepkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
8.1.1. Avrupa’daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti’nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
8.1.3. Gençlik döneminde Mustafa Kemal’in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 1 0
8.3.5. Sakarya Meydan Savaşı’nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz’un başarılı olmasında Mustafa Kemal’in rolü-ne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 4 6 40

Din K.ve A.B. 10 4 6 40

8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 2 0 100
8.2.4. Hz. Şuayb’in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
8.3.2. İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 0 1 0
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 0 2 0
8.2.1. İslam’ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0

Sözel (İNG) 10 6 4 60

İngilizce 10 6 4 60

Talking about personal traits/Vocabulary 1 0 1 0
Accepting and refusing 1 0 1 0
Expressing preferences 2 2 0 100
Stating personal opinions 1 0 1 0
Identifying related vocabulary 1 1 0 100
Following phone conversations 1 1 0 100
Following phone conversations/Vocabulary 1 0 1 0
Talking about Internet habits 1 1 0 100
Internet related phrases and vocabulary 1 1 0 100

Sayısal (MAT) 20 5 15 25

Matematik 20 5 15 25

8.1.1.2 İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer.1 0 1 0
8.1.1.1 Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
8.4.1.2 Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 1 1 50
8.5.1.1 Bir olaya ait olası durumları belirler. 1 0 1 0
8.2.1.4 Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 3 1 2 33
8.1.2.2 Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 0 3 0
8.1.1.3 Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
8.1.3.5 Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 2 0
8.1.3.4 Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
8.2.1.2 Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 1 0
8.5.1.2 “Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 0 1 0
8.1.3.8 Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
8.1.2.5 Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
8.5.1.5 Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN) 20 5 15 25

Fen 20 5 15 25

F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 2 1 1 50
F.8.1.2.2. İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 0 1 0
F.8.2.2.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 1 0
F.8.2.5.1. Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
F.8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 0 2 0
F.8.4.3.1. Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 2 1 1 50
F.8.2.1.2. DNA’nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 0 2 0
F.8.4.4.4. Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 2 0 2 0
F.8.4.4.1. Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 1 0 100
F.8.4.1.2. Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 0 2 0
F.8.4.3.1. Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

AFYONKARAHİSAR / AFYONKARAHİSAR MERKEZ / Anıtkaya Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ÖZKAN ÖNKAL 0 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
215,663 322,270 13 13 143 143 20651

Puanı Hesaplanan: 19 157 157 22506

Katılımlar: 17 19 157 157 22535

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 5 15 0,00 0 6,25 5,56 9,04

Tarih 10 4 6 2,00 20 3,88 3,42 4,21

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 3,31 3,28 4,81

İngilizce 10 1 9 -2,00 -20 2,39 2,05 3,96

Matematik 20 5 15 0,00 0 1,75 1,61 7,17

Fen 20 7 13 2,67 13 6,88 6,28 9,50

Toplam: 90 27 63 6,00 7 24,47 22,21 37,26

Sözel (TÜR) bBcacDAbbaccadbccABa

Cevap Anh. B CBBCBDADCBAACACDDABD

Sözel (TAR) ADDccabdDa

Cevap Anh. B ADDABCACDB

Sözel (DİN) BbCADCccad

Cevap Anh. B BACADCDBCB

Sözel (İNG) cabDbacdcc

Cevap Anh. B ABCDDBACBA

Sayısal (MAT) CDbDCcaBcacdbaabdcba

Cevap Anh. B CDCDCACBABBBDCDDABAC

Sayısal (FEN) caDBAdcbdDabccBdaaDB

Cevap Anh. B DCDBACADCDCDDBBABDDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 5 15 25

Türkçe 20 5 15 25

T.8.3.30. Bilgi kaynaklarını etkili bir şekilde kullanır. 2 0 2 0
T.8.3.32. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
T.8.4.32. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
T.8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
T.8.3.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
T.8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
T.8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 0 4 0
T.8.3.20. Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
T.8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
T.8.3.29. Medya metinlerini analiz eder. 1 0 1 0
T.8.3.25. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
T.8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
T.8.3.6. Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
T.8.3.5. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 4 6 40

Tarih 10 4 6 40

8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 1 1 50
8.3.5. Sakarya Meydan Savaşı’nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz’un başarılı olmasında Mustafa Kemal’in rolü-ne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
8.1.3. Gençlik döneminde Mustafa Kemal’in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
8.1.1. Avrupa’daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti’nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
8.2.8. Mustafa Kemal’in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması’na karşı  tepkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
8.2.7. Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 0 1 0
8.2.6. Misakımilli’nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile “ulusal egemenlik” ve “tam bağımsızlık” ilkeleri ile ilişkilendirir.1 0 1 0
8.2.2. Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
8.3.2. Millî Mücadele Dönemi’nde Batı Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Sözel (DİN) 10 5 5 50

Din K.ve A.B. 10 5 5 50

8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
8.2.1. İslam’ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
8.3.2. İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 0 1 0
8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 0 2 0
8.2.4. Hz. Şuayb’in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0

Sözel (İNG) 10 1 9 10

İngilizce 10 1 9 10

Internet related phrases and vocabulary 1 0 1 0
Talking about Internet habits 1 0 1 0
Following phone conversations/Vocabulary 1 0 1 0
Following phone conversations 1 1 0 100
Identifying related vocabulary 1 0 1 0
Expressing preferences 2 0 2 0
Stating personal opinions 1 0 1 0
Accepting and refusing 1 0 1 0
Talking about personal traits/Vocabulary 1 0 1 0

Sayısal (MAT) 20 5 15 25

Matematik 20 5 15 25

8.5.1.5 Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
8.1.2.5 Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
8.2.1.4 Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 3 0 3 0
8.1.3.8 Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
8.5.1.2 “Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 1 0 100
8.1.2.2 Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 1 2 33
8.1.3.5 Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 2 0
8.2.1.2 Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 1 0
8.1.3.4 Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
8.1.1.3 Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
8.4.1.2 Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 0 2 0
8.5.1.1 Bir olaya ait olası durumları belirler. 1 0 1 0
8.1.1.1 Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
8.1.1.2 İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer.1 0 1 0

Sayısal (FEN) 20 7 13 35

Fen 20 7 13 35

F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 1 1 50
F.8.4.3.1. Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir 1 0 1 0
F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 2 1 1 50
F.8.2.1.2. DNA’nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 1 1 50
F.8.4.1.2. Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
F.8.4.4.4. Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 2 1 1 50
F.8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 0 2 0
F.8.4.4.1. Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 0 1 0
F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 2 1 1 50
F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
F.8.4.3.1. Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
F.8.2.5.1. Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
F.8.2.2.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 1 0
F.8.1.2.2. İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

AFYONKARAHİSAR / AFYONKARAHİSAR MERKEZ / Anıtkaya Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
RÜYA ÖZTÜRK 88 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
273,517 322,270 8 8 118 118 15099

Puanı Hesaplanan: 19 157 157 22506

Katılımlar: 17 19 157 157 22535

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 10 8 7,33 37 6,25 5,56 9,04

Tarih 10 5 4 3,67 37 3,88 3,42 4,21

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 3,31 3,28 4,81

İngilizce 10 3 7 0,67 7 2,39 2,05 3,96

Matematik 20 3 3 2,00 10 1,75 1,61 7,17

Fen 20 9 9 6,00 30 6,88 6,28 9,50

Toplam: 90 35 36 23,00 26 24,47 22,21 37,26

Sözel (TÜR) DB aDdcCbAcdbADBaBB 

Cevap Anh. A DBADDCACAABCDADBCBBC

Sözel (TAR) BDCAd dcDc

Cevap Anh. A BDCACBADDA

Sözel (DİN) BbcDCaddAB

Cevap Anh. A BCBDCDACAB

Sözel (İNG) AdaAdccdcA

Cevap Anh. A ABCABDDCBA

Sayısal (MAT)   B Dc  d  A       b

Cevap Anh. A CABADDCDBBBABCACDCDC

Sayısal (FEN) BDbBdcBDcCbbbc ABa D

Cevap Anh. A BDDBABBDDCDCDACABDCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 10 8 50

Türkçe 20 10 8 50

T.8.3.5. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
T.8.3.6. Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
T.8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 0 0
T.8.3.25. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
T.8.3.29. Medya metinlerini analiz eder. 1 1 0 100
T.8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
T.8.3.20. Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
T.8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 2 2 50
T.8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
T.8.3.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
T.8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
T.8.3.30. Bilgi kaynaklarını etkili bir şekilde kullanır. 2 0 1 0
T.8.4.32. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
T.8.3.32. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 5 4 50

Tarih 10 5 4 50

8.3.2. Millî Mücadele Dönemi’nde Batı Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
8.2.2. Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
8.2.6. Misakımilli’nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile “ulusal egemenlik” ve “tam bağımsızlık” ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 1 1 50
8.2.7. Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 0 1 0
8.2.8. Mustafa Kemal’in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması’na karşı  tepkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
8.1.1. Avrupa’daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti’nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
8.1.3. Gençlik döneminde Mustafa Kemal’in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 1 0
8.3.5. Sakarya Meydan Savaşı’nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz’un başarılı olmasında Mustafa Kemal’in rolü-ne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 5 5 50

Din K.ve A.B. 10 5 5 50

8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 1 1 50
8.2.4. Hz. Şuayb’in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
8.3.2. İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 0 2 0
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
8.2.1. İslam’ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 3 7 30

İngilizce 10 3 7 30

Talking about personal traits/Vocabulary 1 1 0 100
Accepting and refusing 1 0 1 0
Expressing preferences 2 0 2 0
Stating personal opinions 1 1 0 100
Identifying related vocabulary 1 0 1 0
Following phone conversations 1 0 1 0
Following phone conversations/Vocabulary 1 0 1 0
Talking about Internet habits 1 0 1 0
Internet related phrases and vocabulary 1 1 0 100

Sayısal (MAT) 20 3 3 15

Matematik 20 3 3 15

8.1.1.2 İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer.1 0 0 0
8.1.1.1 Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 0 0
8.4.1.2 Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 1 1 50
8.5.1.1 Bir olaya ait olası durumları belirler. 1 0 0 0
8.2.1.4 Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 3 1 0 33
8.1.2.2 Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 0 0 0
8.1.1.3 Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
8.1.3.5 Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 1 0
8.1.3.4 Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
8.2.1.2 Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
8.5.1.2 “Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 0 0 0
8.1.3.8 Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 0 0 0
8.1.2.5 Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
8.5.1.5 Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN) 20 9 9 45

Fen 20 9 9 45

F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 2 2 0 100
F.8.1.2.2. İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
F.8.2.2.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 1 0
F.8.2.5.1. Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
F.8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 0 2 0
F.8.4.3.1. Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 0 1 0
F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 2 1 1 50
F.8.2.1.2. DNA’nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 1 1 50
F.8.4.4.4. Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 2 0 2 0
F.8.4.4.1. Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 0 1 0
F.8.4.1.2. Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 0 0 0
F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 2 0 100
F.8.4.3.1. Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

AFYONKARAHİSAR / AFYONKARAHİSAR MERKEZ / Anıtkaya Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
SATI NUR KÜLTE 89 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
199,973 322,270 16 18 153 153 21706

Puanı Hesaplanan: 19 157 157 22506

Katılımlar: 17 19 157 157 22535

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 6 14 1,33 7 6,25 5,56 9,04

Tarih 10 4 6 2,00 20 3,88 3,42 4,21

Din K.ve A.B. 10 3 7 0,67 7 3,31 3,28 4,81

İngilizce 10 1 9 -2,00 -20 2,39 2,05 3,96

Matematik 20 4 16 -1,33 -7 1,75 1,61 7,17

Fen 20 5 15 0,00 0 6,88 6,28 9,50

Toplam: 90 23 67 0,67 1 24,47 22,21 37,26

Sözel (TÜR) bdAcDCbdAccaDbcdaBda

Cevap Anh. A DBADDCACAABCDADBCBBC

Sözel (TAR) dbCACBdcab

Cevap Anh. A BDCACBADDA

Sözel (DİN) BdcDCabadc

Cevap Anh. A BCBDCDACAB

Sözel (İNG) cdabdacbdA

Cevap Anh. A ABCABDDCBA

Sayısal (MAT) bcadcabDacBdaCbaDbcd

Cevap Anh. A CABADDCDBBBABCACDCDC

Sayısal (FEN) dacBAdBcadbdacdAcbCb

Cevap Anh. A BDDBABBDDCDCDACABDCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 6 14 30

Türkçe 20 6 14 30

T.8.3.5. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
T.8.3.6. Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
T.8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
T.8.3.25. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
T.8.3.29. Medya metinlerini analiz eder. 1 1 0 100
T.8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
T.8.3.20. Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
T.8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 1 3 25
T.8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
T.8.3.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
T.8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
T.8.3.30. Bilgi kaynaklarını etkili bir şekilde kullanır. 2 0 2 0
T.8.4.32. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
T.8.3.32. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 4 6 40

Tarih 10 4 6 40

8.3.2. Millî Mücadele Dönemi’nde Batı Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
8.2.2. Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
8.2.6. Misakımilli’nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile “ulusal egemenlik” ve “tam bağımsızlık” ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 1 1 50
8.2.7. Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
8.2.8. Mustafa Kemal’in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması’na karşı  tepkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
8.1.1. Avrupa’daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti’nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
8.1.3. Gençlik döneminde Mustafa Kemal’in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 1 0
8.3.5. Sakarya Meydan Savaşı’nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz’un başarılı olmasında Mustafa Kemal’in rolü-ne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0

Sözel (DİN) 10 3 7 30

Din K.ve A.B. 10 3 7 30

8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 1 1 50
8.2.4. Hz. Şuayb’in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
8.3.2. İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 0 2 0
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 0 2 0
8.2.1. İslam’ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0

Sözel (İNG) 10 1 9 10

İngilizce 10 1 9 10

Talking about personal traits/Vocabulary 1 0 1 0
Accepting and refusing 1 0 1 0
Expressing preferences 2 0 2 0
Stating personal opinions 1 0 1 0
Identifying related vocabulary 1 0 1 0
Following phone conversations 1 0 1 0
Following phone conversations/Vocabulary 1 0 1 0
Talking about Internet habits 1 0 1 0
Internet related phrases and vocabulary 1 1 0 100

Sayısal (MAT) 20 4 16 20

Matematik 20 4 16 20

8.1.1.2 İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer.1 0 1 0
8.1.1.1 Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
8.4.1.2 Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 0 2 0
8.5.1.1 Bir olaya ait olası durumları belirler. 1 0 1 0
8.2.1.4 Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 3 0 3 0
8.1.2.2 Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 0 3 0
8.1.1.3 Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
8.1.3.5 Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 1 1 50
8.1.3.4 Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
8.2.1.2 Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 1 0
8.5.1.2 “Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 0 1 0
8.1.3.8 Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
8.1.2.5 Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
8.5.1.5 Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN) 20 5 15 25

Fen 20 5 15 25

F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 2 0 2 0
F.8.1.2.2. İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 0 1 0
F.8.2.2.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 1 0
F.8.2.5.1. Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
F.8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 1 1 50
F.8.4.3.1. Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 0 1 0
F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 2 0 2 0
F.8.2.1.2. DNA’nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 0 2 0
F.8.4.4.4. Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 2 0 2 0
F.8.4.4.1. Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 0 1 0
F.8.4.1.2. Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 1 1 50
F.8.4.3.1. Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

AFYONKARAHİSAR / AFYONKARAHİSAR MERKEZ / Anıtkaya Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ŞEVVAL KAYA 52 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
178,259 322,270 17 19 156 156 22413

Puanı Hesaplanan: 19 157 157 22506

Katılımlar: 17 19 157 157 22535

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 5 15 0,00 0 6,25 5,56 9,04

Tarih 10 3 7 0,67 7 3,88 3,42 4,21

Din K.ve A.B. 10 2 8 -0,67 -7 3,31 3,28 4,81

İngilizce 10 2 8 -0,67 -7 2,39 2,05 3,96

Matematik 20 3 17 -2,67 -13 1,75 1,61 7,17

Fen 20 3 15 -2,00 -10 6,88 6,28 9,50

Toplam: 90 18 70 -5,33 -6 24,47 22,21 37,26

Sözel (TÜR) C*aCBbdaCdcdCcbabdca

Cevap Anh. B CBBCBDADCBAACACDDABD

Sözel (TAR) cbDcBacdcB

Cevap Anh. B ADDABCACDB

Sözel (DİN) BcdAbdcdac

Cevap Anh. B BACADCDBCB

Sözel (İNG) bdacaBdCad

Cevap Anh. B ABCDDBACBA

Sayısal (MAT) dcabaddBccddbCaDdabb

Cevap Anh. B CDCDCACBABBBDCDDABAC

Sayısal (FEN) cbDaAadbCcdb  ccabbd

Cevap Anh. B DCDBACADCDCDDBBABDDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 5 15 25

Türkçe 20 5 15 25

T.8.3.30. Bilgi kaynaklarını etkili bir şekilde kullanır. 2 2 0 100
T.8.3.32. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
T.8.4.32. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
T.8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
T.8.3.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
T.8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
T.8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 1 3 25
T.8.3.20. Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
T.8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
T.8.3.29. Medya metinlerini analiz eder. 1 0 1 0
T.8.3.25. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
T.8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
T.8.3.6. Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
T.8.3.5. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 3 7 30

Tarih 10 3 7 30

8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 0 2 0
8.3.5. Sakarya Meydan Savaşı’nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz’un başarılı olmasında Mustafa Kemal’in rolü-ne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
8.1.3. Gençlik döneminde Mustafa Kemal’in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
8.1.1. Avrupa’daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti’nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
8.2.8. Mustafa Kemal’in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması’na karşı  tepkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
8.2.7. Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 0 1 0
8.2.6. Misakımilli’nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile “ulusal egemenlik” ve “tam bağımsızlık” ilkeleri ile ilişkilendirir.1 0 1 0
8.2.2. Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
8.3.2. Millî Mücadele Dönemi’nde Batı Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 2 8 20

Din K.ve A.B. 10 2 8 20

8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
8.2.1. İslam’ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 0 2 0
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
8.3.2. İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 0 1 0
8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 0 2 0
8.2.4. Hz. Şuayb’in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0

Sözel (İNG) 10 2 8 20

İngilizce 10 2 8 20

Internet related phrases and vocabulary 1 0 1 0
Talking about Internet habits 1 0 1 0
Following phone conversations/Vocabulary 1 0 1 0
Following phone conversations 1 0 1 0
Identifying related vocabulary 1 0 1 0
Expressing preferences 2 2 0 100
Stating personal opinions 1 0 1 0
Accepting and refusing 1 0 1 0
Talking about personal traits/Vocabulary 1 0 1 0

Sayısal (MAT) 20 3 17 15

Matematik 20 3 17 15

8.5.1.5 Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 1 0
8.1.2.5 Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
8.2.1.4 Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 3 1 2 33
8.1.3.8 Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 0 1 0
8.5.1.2 “Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 0 1 0
8.1.2.2 Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 2 1 67
8.1.3.5 Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 2 0
8.2.1.2 Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 1 0
8.1.3.4 Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
8.1.1.3 Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
8.4.1.2 Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 0 2 0
8.5.1.1 Bir olaya ait olası durumları belirler. 1 0 1 0
8.1.1.1 Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
8.1.1.2 İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer.1 0 1 0

Sayısal (FEN) 20 3 15 15

Fen 20 3 15 15

F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 1 1 50
F.8.4.3.1. Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir 1 0 1 0
F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 2 1 0 50
F.8.2.1.2. DNA’nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 0 2 0
F.8.4.1.2. Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
F.8.4.4.4. Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 2 0 2 0
F.8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 0 2 0
F.8.4.4.1. Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 1 0 100
F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 2 0 2 0
F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 0 0
F.8.4.3.1. Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 0 1 0
F.8.2.5.1. Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
F.8.2.2.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 1 0
F.8.1.2.2. İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

AFYONKARAHİSAR / AFYONKARAHİSAR MERKEZ / Anıtkaya Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
VEYSEL ILDIZ 90 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
233,134 322,270 12 12 136 136 19151

Puanı Hesaplanan: 19 157 157 22506

Katılımlar: 17 19 157 157 22535

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 6 9 3,00 15 6,25 5,56 9,04

Tarih 10 4 3 3,00 30 3,88 3,42 4,21

Din K.ve A.B. 10 4 5 2,33 23 3,31 3,28 4,81

İngilizce 10 3 3 2,00 20 2,39 2,05 3,96

Matematik 20 2 4 0,67 3 1,75 1,61 7,17

Fen 20 5 10 1,67 8 6,88 6,28 9,50

Toplam: 90 24 34 12,67 14 24,47 22,21 37,26

Sözel (TÜR) a  abCcdAcBd  ca BBC

Cevap Anh. A DBADDCACAABCDADBCBBC

Sözel (TAR) BDadC Ac  

Cevap Anh. A BDCACBADDA

Sözel (DİN) cadD cbCAB

Cevap Anh. A BCBDCDACAB

Sözel (İNG) A a B cd A

Cevap Anh. A ABCABDDCBA

Sayısal (MAT)    d c       C  bd C

Cevap Anh. A CABADDCDBBBABCACDCDC

Sayısal (FEN) BabcAc  DCb Dbbcd  a

Cevap Anh. A BDDBABBDDCDCDACABDCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 6 9 30

Türkçe 20 6 9 30

T.8.3.5. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
T.8.3.6. Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 0 0
T.8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 0 0
T.8.3.25. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
T.8.3.29. Medya metinlerini analiz eder. 1 0 1 0
T.8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
T.8.3.20. Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
T.8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 2 2 50
T.8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
T.8.3.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 0 0
T.8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 0 0
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
T.8.3.30. Bilgi kaynaklarını etkili bir şekilde kullanır. 2 1 0 50
T.8.4.32. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
T.8.3.32. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 4 3 40

Tarih 10 4 3 40

8.3.2. Millî Mücadele Dönemi’nde Batı Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
8.2.2. Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
8.2.6. Misakımilli’nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile “ulusal egemenlik” ve “tam bağımsızlık” ilkeleri ile ilişkilendirir.1 0 1 0
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 0 1 0
8.2.7. Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
8.2.8. Mustafa Kemal’in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması’na karşı  tepkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
8.1.1. Avrupa’daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti’nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
8.1.3. Gençlik döneminde Mustafa Kemal’in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 1 0
8.3.5. Sakarya Meydan Savaşı’nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz’un başarılı olmasında Mustafa Kemal’in rolü-ne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 0 0 0

Sözel (DİN) 10 4 5 40

Din K.ve A.B. 10 4 5 40

8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 0 2 0
8.2.4. Hz. Şuayb’in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
8.3.2. İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 0 0
8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
8.2.1. İslam’ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 3 3 30

İngilizce 10 3 3 30

Talking about personal traits/Vocabulary 1 1 0 100
Accepting and refusing 1 0 0 0
Expressing preferences 2 1 1 50
Stating personal opinions 1 0 0 0
Identifying related vocabulary 1 0 0 0
Following phone conversations 1 0 1 0
Following phone conversations/Vocabulary 1 0 1 0
Talking about Internet habits 1 0 0 0
Internet related phrases and vocabulary 1 1 0 100

Sayısal (MAT) 20 2 4 10

Matematik 20 2 4 10

8.1.1.2 İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer.1 0 0 0
8.1.1.1 Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 0 0
8.4.1.2 Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 0 1 0
8.5.1.1 Bir olaya ait olası durumları belirler. 1 0 1 0
8.2.1.4 Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 3 0 1 0
8.1.2.2 Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 0 0 0
8.1.1.3 Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
8.1.3.5 Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 1 0 50
8.1.3.4 Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
8.2.1.2 Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 0 0
8.5.1.2 “Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 0 0 0
8.1.3.8 Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 0 1 0
8.1.2.5 Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
8.5.1.5 Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN) 20 5 10 25

Fen 20 5 10 25

F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 2 2 0 100
F.8.1.2.2. İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 0 1 0
F.8.2.2.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 1 0
F.8.2.5.1. Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
F.8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 2 0 100
F.8.4.3.1. Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 0 1 0
F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 0 0
F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 2 0 0 0
F.8.2.1.2. DNA’nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 1 1 50
F.8.4.4.4. Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 2 0 2 0
F.8.4.4.1. Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 0 0 0
F.8.4.1.2. Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 0 2 0
F.8.4.3.1. Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

AFYONKARAHİSAR / AFYONKARAHİSAR MERKEZ / Anıtkaya Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP SELİMEY IRGAL 92 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
387,631 322,270 1 1 35 35 5605

Puanı Hesaplanan: 19 157 157 22506

Katılımlar: 17 19 157 157 22535

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 2 14,33 72 6,25 5,56 9,04

Tarih 10 9 1 8,67 87 3,88 3,42 4,21

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 3,31 3,28 4,81

İngilizce 10 8 1 7,67 77 2,39 2,05 3,96

Matematik 20 5 2 4,33 22 1,75 1,61 7,17

Fen 20 19 1 18,67 93 6,88 6,28 9,50

Toplam: 90 65 8 62,33 69 24,47 22,21 37,26

Sözel (TÜR) bBADDCACAABCb DB BB 

Cevap Anh. A DBADDCACAABCDADBCBBC

Sözel (TAR) BcCACBADDA

Cevap Anh. A BDCACBADDA

Sözel (DİN) BCaDCDACAB

Cevap Anh. A BCBDCDACAB

Sözel (İNG) AcCAB DCBA

Cevap Anh. A ABCABDDCBA

Sayısal (MAT)    dcD      BC C   C

Cevap Anh. A CABADDCDBBBABCACDCDC

Sayısal (FEN) BDDBABBDDCbCDACABDCD

Cevap Anh. A BDDBABBDDCDCDACABDCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 15 2 75

Türkçe 20 15 2 75

T.8.3.5. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
T.8.3.6. Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
T.8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
T.8.3.25. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
T.8.3.29. Medya metinlerini analiz eder. 1 1 0 100
T.8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
T.8.3.20. Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
T.8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 4 0 100
T.8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
T.8.3.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
T.8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 0 0
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
T.8.3.30. Bilgi kaynaklarını etkili bir şekilde kullanır. 2 0 0 0
T.8.4.32. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
T.8.3.32. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 9 1 90

Tarih 10 9 1 90

8.3.2. Millî Mücadele Dönemi’nde Batı Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
8.2.2. Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
8.2.6. Misakımilli’nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile “ulusal egemenlik” ve “tam bağımsızlık” ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
8.2.7. Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
8.2.8. Mustafa Kemal’in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması’na karşı  tepkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
8.1.1. Avrupa’daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti’nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
8.1.3. Gençlik döneminde Mustafa Kemal’in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
8.3.5. Sakarya Meydan Savaşı’nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz’un başarılı olmasında Mustafa Kemal’in rolü-ne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 9 1 90

Din K.ve A.B. 10 9 1 90

8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 1 1 50
8.2.4. Hz. Şuayb’in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
8.3.2. İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
8.2.1. İslam’ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 8 1 80

İngilizce 10 8 1 80

Talking about personal traits/Vocabulary 1 1 0 100
Accepting and refusing 1 0 1 0
Expressing preferences 2 2 0 100
Stating personal opinions 1 1 0 100
Identifying related vocabulary 1 0 0 0
Following phone conversations 1 1 0 100
Following phone conversations/Vocabulary 1 1 0 100
Talking about Internet habits 1 1 0 100
Internet related phrases and vocabulary 1 1 0 100

Sayısal (MAT) 20 5 2 25

Matematik 20 5 2 25

8.1.1.2 İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer.1 0 0 0
8.1.1.1 Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 0 0
8.4.1.2 Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 1 0 50
8.5.1.1 Bir olaya ait olası durumları belirler. 1 0 1 0
8.2.1.4 Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 3 0 1 0
8.1.2.2 Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 1 0 33
8.1.1.3 Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
8.1.3.5 Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 1 0 50
8.1.3.4 Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
8.2.1.2 Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 0 0
8.5.1.2 “Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 1 0 100
8.1.3.8 Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 0 0 0
8.1.2.5 Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
8.5.1.5 Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN) 20 19 1 95

Fen 20 19 1 95

F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 2 2 0 100
F.8.1.2.2. İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
F.8.2.2.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
F.8.2.5.1. Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
F.8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 2 0 100
F.8.4.3.1. Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 2 2 0 100
F.8.2.1.2. DNA’nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 2 0 100
F.8.4.4.4. Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 2 1 1 50
F.8.4.4.1. Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 1 0 100
F.8.4.1.2. Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 2 0 100
F.8.4.3.1. Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir 1 1 0 100
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