
OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

AFYONKARAHİSARAFYONKARAHİSAR MERKEZANITKAYA İMAM HATİP ORTAOKULU 23BRY505 27 122 168 9624

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türkçe Sosyal Din Kültürü İngilizce Matematik Fen

Türkçe Sosyal BilgilerDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 9 9 6,41 6 4 4,52 6 3 4,92 5 4 3,72 7 9 4,37 9 9 5,74 43 38 29,68 287,140

Okul Ortalaması 10 9 7,09 6 4 4,43 6 4 5,00 3 5 1,72 8 9 5,21 9 10 5,98 43 41 29,43 294,100

KATILIMLAR

1 38 AH  T ERDEM 5A 15 5 13,33 8 2 7,33 9 1 8,67 5 3 4,00 18 2 17,33 16 4 14,67 71 17 65,33 425,057 1 1 1 7 440

2 36 HATİCE KARATAŞ 5A 19 1 18,67 7 2 6,33 8 2 7,33 5 4 3,67 14 3 13,00 16 4 14,67 69 16 63,67 420,093 2 2 2 8 510

3 19 CEYLİN ER 5A 15 5 13,33 8 2 7,33 9 1 8,67 5 3 4,00 17 3 16,00 15 5 13,33 69 19 62,66 413,546 3 3 3 11 601

4 35 NURS  A AYKAÇ 5A 15 5 13,33 9 1 8,67 10 0 10,00 7 3 6,00 13 4 11,67 16 4 14,67 70 17 64,34 404,733 4 4 4 14 756

5 2 AYŞE ONAY 5A 15 4 13,67 10 0 10,00 9 1 8,67 5 2 4,33 13 2 12,33 15 4 13,67 67 13 62,67 403,180 5 5 5 16 791

6 37 ENNUR HAYKIR 5A 18 2 17,33 9 1 8,67 7 3 6,00 3 4 1,67 12 6 10,00 15 5 13,33 64 21 57,00 393,970 6 6 6 19 960

7 34 ASYA AZBAY 5A 15 4 13,67 9 1 8,67 9 1 8,67 6 2 5,33 11 7 8,67 17 3 16,00 67 18 61,01 392,979 7 7 7 20 985

8 11 SALİM KURT 5A 15 5 13,33 10 0 10,00 7 3 6,00 6 3 5,00 6 7 3,67 12 8 9,33 56 26 47,33 339,712 8 8 10 34 2407

9 22 HALİT HONÇA 5A 14 6 12,00 7 2 6,33 8 2 7,33 3 6 1,00 5 12 1,00 11 7 8,67 48 35 36,33 308,648 9 9 15 44 3487

10 59 ONUR EFE EROL 5A 11 6 9,00 7 2 6,33 4 5 2,33 1 6 -1,00 9 5 7,33 6 9 3,00 38 33 26,99 295,743 10 10 17 46 3956

11 14 MUSTAFA TÜBLEF 5A 7 8 4,33 6 2 5,33 5 4 3,67 4 2 3,33 8 8 5,33 11 8 8,33 41 32 30,32 294,509 11 11 18 47 4009

12 56 İPEK SOYLU 5A 9 11 5,33 7 3 6,00 4 6 2,00 4 6 2,00 9 10 5,67 7 13 2,67 40 49 23,67 275,403 12 12 22 61 4751

13 63 GÜLÜMSER DADA K 5A 8 10 4,67 4 6 2,00 3 6 1,00 3 2 2,33 9 5 7,33 6 8 3,33 33 37 20,66 275,358 13 13 23 62 4754

14 78 AZİZ ESER 5A 9 11 5,33 4 6 2,00 9 1 8,67 3 7 0,67 8 12 4,00 7 13 2,67 40 50 23,34 269,284 14 14 28 67 5023

15 31 DEFNE DADAK 5A 9 7 6,67 5 4 3,67 4 4 2,67 2 6 0,00 7 9 4,00 6 10 2,67 33 40 19,68 266,409 15 15 29 68 5170

16 80 SEYDİAHMET PİYAN 5A 6 14 1,33 7 3 6,00 5 5 3,33 2 8 -0,67 7 8 4,33 9 8 6,33 36 46 20,65 264,969 16 16 30 69 5234

17 0 YASİN YAMAN 5A 9 7 6,67 4 3 3,00 8 2 7,33 0 7 -2,33 4 11 0,33 8 10 4,67 33 40 19,67 258,819 17 17 35 75 5541

18 69 ASMİN ŞAHİN 5A 11 9 8,00 4 6 2,00 7 3 6,00 6 4 4,67 5 15 0,00 5 15 0,00 38 52 20,67 251,768 18 18 40 81 5863

19 58 GİZEM BOZKURT 5A 6 13 1,67 3 7 0,67 5 5 3,33 2 8 -0,67 7 13 2,67 9 11 5,33 32 57 13,00 245,070 19 19 46 88 6181

20 62 BELİNAY KÜLTE 5A 9 10 5,67 3 7 0,67 5 5 3,33 4 6 2,00 5 11 1,33 5 15 0,00 31 54 13,00 238,408 20 20 51 93 6524

21 64 EDANUR ÖZAĞIL 5A 5 15 0,00 2 8 -0,67 4 6 2,00 2 8 -0,67 8 12 4,00 8 11 4,33 29 60 8,99 236,878 21 21 53 97 6593

22 76 AHMET YAMAN 5A 8 12 4,00 5 5 3,33 5 5 3,33 4 6 2,00 6 14 1,33 5 15 0,00 33 57 13,99 236,539 22 22 54 98 6604

23 73 DAMLA SU SAĞLAM 5A 9 11 5,33 3 7 0,67 5 4 3,67 2 8 -0,67 6 14 1,33 5 15 0,00 30 59 10,33 233,603 23 23 56 100 6752

24 77 UMUT SİM 5A 5 15 0,00 4 6 2,00 3 7 0,67 3 7 0,67 6 14 1,33 6 13 1,67 27 62 6,34 218,311 24 24 71 115 7610

25 61 BELENAY TETİK 5A 2 14 -2,67 5 5 3,33 4 5 2,33 3 7 0,67 4 10 0,67 4 9 1,00 22 50 5,33 207,228 25 25 88 133 8216

26 32 İNCİ SOYLU 5A 4 16 -1,33 3 7 0,67 8 2 7,33 2 8 -0,67 5 15 0,00 3 17 -2,67 25 65 3,33 197,195 26 26 103 149 8811

27 30 MUHAMMATCA 5A 4 16 -1,33 2 8 -0,67 3 7 0,67 2 7 -0,33 2 18 -4,00 4 13 -0,33 17 69 -5,99 173,259 27 27 120 166 9513
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OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

AFYONKARAHİSARAFYONKARAHİSAR MERKEZANITKAYA İMAM HATİP ORTAOKULU 23BRY605 18 112 163 8864

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türkçe Sosyal Din Kültürü İngilizce Matematik Fen

Türkçe Sosyal BilgilerDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 11 8 8,23 6 4 4,51 6 3 4,77 4 4 3,00 8 8 5,22 9 8 6,74 44 35 32,47 301,160

Okul Ortalaması 10 10 6,20 5 5 3,44 5 4 4,02 3 6 1,06 6 12 2,54 7 11 3,06 36 47 20,32 262,220

KATILIMLAR

1 45 SUDE NAZ İDİS 6A 13 5 11,33 9 1 8,67 8 2 7,33 4 2 3,33 18 1 17,67 14 3 13,00 66 14 61,33 411,794 1 1 2 21 988

2 72 AHMET EFE ÖZTÜRK 6A 14 4 12,67 8 1 7,67 8 1 7,67 2 1 1,67 13 4 11,67 12 4 10,67 57 15 52,02 375,083 2 2 7 32 1795

3 41 EYLÜL ÖZTÜRK 6 17 3 16,00 7 1 6,67 9 1 8,67 8 2 7,33 9 8 6,33 13 5 11,33 63 20 56,33 372,857 1 3 8 34 1854

4 67 AHMET ASAF DEMİR 6 15 5 13,33 9 1 8,67 5 4 3,67 8 5 6,33 11 3 10,00 48 18 42,00 341,511 2 4 12 51 2745

5 43 HATİCE MOLA 6A 10 9 7,00 9 1 8,67 6 4 4,67 2 8 -0,67 10 8 7,33 12 6 10,00 49 36 37,00 322,339 3 5 16 56 3341

6 12 KADİR ILDIZ 6A 14 5 12,33 7 3 6,00 5 3 4,00 0 4 -1,33 5 7 2,67 5 4 3,67 36 26 27,34 289,943 4 6 23 70 4427

7 26 ALİ ÖTER 6A 9 11 5,33 6 4 4,67 8 2 7,33 6 4 4,67 7 9 4,00 4 15 -1,00 40 45 25,00 264,195 5 7 34 82 5395

8 31 EMİNE NİSA ÖZTÜRK 6A 7 9 4,00 5 4 3,67 5 3 4,00 2 8 -0,67 6 9 3,00 7 11 3,33 32 44 17,33 254,741 6 8 42 90 5773

9 12 HÜSNİYE KOPAN 6A 11 8 8,33 5 3 4,00 5 4 3,67 4 5 2,33 4 12 0,00 2 16 -3,33 31 48 15,00 236,762 7 9 55 104 6538

10 18 FURKAN KAYA 6A 6 14 1,33 6 4 4,67 5 5 3,33 3 7 0,67 6 14 1,33 4 16 -1,33 30 60 10,00 221,468 8 10 70 121 7250

11 50 GÜLŞEN ÖNCÜL 6A 11 9 8,00 2 8 -0,67 2 8 -0,67 4 6 2,00 3 17 -2,67 5 15 0,00 27 63 5,99 218,859 9 11 75 126 7360

12 27 AZİZ KOPAN 6 7 13 2,67 1 9 -2,00 2 8 -0,67 3 7 0,67 5 15 0,00 7 13 2,67 25 65 3,34 216,693 3 12 78 129 7447

13 71 ÜZEYİR AYKAÇ 6A 8 12 4,00 5 5 3,33 5 4 3,67 4 6 2,00 4 16 -1,33 3 17 -2,67 29 60 9,00 214,071 10 13 82 133 7581

14 25 MEHMET KİRKİT 6A 6 14 1,33 2 8 -0,67 3 7 0,67 2 8 -0,67 5 15 0,00 7 13 2,67 25 65 3,33 213,993 11 14 83 134 7588

15 29 TEVFİK EROL  A 7 13 2,67 4 6 2,00 5 5 3,33 2 8 -0,67 3 17 -2,67 5 15 0,00 26 64 4,66 205,256 1 15 87 138 7966

16 13 MELİKE IRINIK 6A 7 13 2,67 2 8 -0,67 9 1 8,67 0 10 -3,33 1 19 -5,33 4 16 -1,33 23 67 0,68 187,345 12 16 99 150 8539

17 33 HÜSEYİN BAYIR 6A 3 17 -2,67 2 8 -0,67 4 5 2,33 1 3 0,00 5 15 0,00 4 16 -1,33 19 64 -2,34 187,313 13 17 100 151 8540

18 24000 GÖRKEM TETİK 6 6 14 1,33 1 9 -2,00 3 7 0,67 3 7 0,67 3 17 -2,67 4 16 -1,33 20 70 -3,33 185,733 4 18 102 153 8584
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OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

AFYONKARAHİSARAFYONKARAHİSAR MERKEZANITKAYA İMAM HATİP ORTAOKULU 23BRY705 22 124 144 12003

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türkçe Sosyal Din Kültürü İngilizce Matematik Fen

Türkçe Sosyal BilgilerDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 10 8 6,84 5 4 4,03 6 4 4,57 4 4 2,66 7 7 4,83 10 8 6,85 41 35 29,78 289,070

Okul Ortalaması 9 8 6,48 6 4 4,49 7 3 5,76 3 4 1,18 4 8 1,59 10 8 7,14 38 34 26,64 278,610

KATILIMLAR

1 7 AYDAN ÖT R 7A 18 1 17,67 8 2 7,33 10 0 10,00 7 1 6,67 9 7 6,67 17 2 16,33 69 13 64,67 401,918 1 1 2 7 1490

2 42 CENK RUHİ TAŞKIN 7A 15 5 13,33 8 2 7,33 9 1 8,67 3 5 1,33 13 6 11,00 18 2 17,33 66 21 58,99 399,706 2 2 3 8 1546

3 45 ZÜLAL ÖZTÜRK 7A 12 7 9,67 9 1 8,67 9 1 8,67 2 2 1,33 18 2 17,33 50 13 45,67 338,075 3 3 17 26 3532

4 9 ZEYNEP EROL 7A 12 6 10,00 6 3 5,00 9 0 9,00 3 0 3,00 5 6 3,00 14 3 13,00 49 18 43,00 330,245 4 4 19 30 3819

5 1 ELİF ESER 7A 10 9 7,00 6 3 5,00 8 2 7,33 4 3 3,00 6 5 4,33 16 4 14,67 50 26 41,33 328,501 5 5 20 31 3881

6 41 SEFA ERDEM 7A 15 3 14,00 6 4 4,67 6 4 4,67 3 4 1,67 1 6 -1,00 16 4 14,67 47 25 38,68 322,548 6 6 23 35 4091

7 2 HATİCE KÖK 7A 13 5 11,33 9 1 8,67 7 2 6,33 5 4 3,67 3 7 0,67 8 10 4,67 45 29 35,34 296,022 7 7 36 51 5122

8 6 SÜMEYYE SAKİ 7A 12 6 10,00 5 5 3,33 5 3 4,00 4 5 2,33 3 1 2,67 10 10 6,67 39 30 29,00 292,888 8 8 38 53 5250

9 39 FADİK ÖNCÜL 7A 10 6 8,00 10 0 10,00 7 1 6,67 1 3 0,00 2 5 0,33 9 6 7,00 39 21 32,00 287,310 9 9 42 57 5498

10 4 RAFİA KOPAN 7A 11 7 8,67 5 4 3,67 7 3 6,00 2 6 0,00 5 14 0,33 11 8 8,33 41 42 27,00 282,726 10 10 45 60 5701

11 7 EREN TÜPLEK 7A 10 6 8,00 5 3 4,00 8 2 7,33 3 3 2,00 6 6 4,00 32 20 25,33 275,052 11 11 49 65 6025

12 10 A YASİN SAĞLAM 7A 5 5 3,33 7 3 6,00 8 2 7,33 0 3 -1,00 4 5 2,33 9 7 6,67 33 25 24,66 270,312 12 12 53 71 6237

13 6 HİLALSU KÜLT E 7A 7 9 4,00 4 6 2,00 7 3 6,00 4 5 2,33 4 12 0,00 11 7 8,67 37 42 23,00 264,736 13 13 56 74 6467

14 25 HÜSEYİ N DADAK 7A 8 11 4,33 5 4 3,67 7 3 6,00 1 8 -1,67 6 9 3,00 7 8 4,33 34 43 19,66 261,555 14 14 59 77 6606

15 21 İBRAHİM YAMAN 7 8 7 5,67 2 5 0,33 2 5 0,33 1 1 0,67 7 9 4,00 7 11 3,33 27 38 14,33 256,307 1 15 62 80 6818

16 11 IRAZ SAÇAK 7A 7 8 4,33 6 1 5,67 7 2 6,33 2 6 0,00 1 9 -2,00 8 11 4,33 31 37 18,66 243,506 15 16 76 94 7380

17 36 UMUT TÜPLEK 7A 8 10 4,67 5 4 3,67 5 4 3,67 2 2 1,33 2 6 0,00 4 11 0,33 26 37 13,67 233,935 16 17 87 105 7840

18 15 YUNUS DEĞER 7A 6 11 2,33 3 6 1,00 6 4 4,67 1 4 -0,33 5 14 0,33 6 13 1,67 27 52 9,67 225,889 17 18 95 114 8261

19 4 KÜBRA KAYNAR 7A 6 7 3,67 4 6 2,00 4 5 2,33 2 1 1,67 0 9 -3,00 6 13 1,67 22 41 8,34 215,590 18 19 104 123 8826

20 23 DİNÇER ÖZAĞIL 7A 4 14 -0,67 5 3 4,00 5 2 4,33 1 2 0,33 2 5 0,33 3 11 -0,67 20 37 7,65 211,197 19 20 107 126 9132

21 8 ORHAN OMAK 7A 2 18 -4,00 5 5 3,33 5 4 3,67 3 7 0,67 4 16 -1,33 7 13 2,67 26 63 5,01 200,569 20 21 114 134 9977

22 5 FADİMENUR KÜLTE 7A 3 17 -2,67 2 8 -0,67 5 5 3,33 1 9 -2,00 5 15 0,00 5 15 0,00 21 69 -2,01 190,879 21 22 118 138 10840
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OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

AFYONKARAHİSARAFYONKARAHİSAR MERKEZANITKAYA İMAM HATİP ORTAOKULU 23BRY806 20 187 206 8247

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türkçe Sosyal Din Kültürü İngilizce Matematik Fen

Türkçe Sosyal BilgilerDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 12 6 9,93 6 3 5,18 7 3 5,90 6 3 4,84 8 4 6,48 12 6 9,62 50 25 41,95 327,330

Okul Ortalaması 9 9 5,78 5 5 3,40 6 4 4,85 4 4 2,90 4 7 1,61 8 10 5,10 37 39 23,64 267,410

KATILIMLAR

1 57 BEYZA KIZILYER 8A 15 5 13,33 10 0 10,00 9 1 8,67 9 1 8,67 3 2 2,33 18 2 17,33 64 11 60,33 372,828 1 1 14 14 2846

2 68 EBRAR TETİK 8A 15 5 13,33 9 1 8,67 9 1 8,67 10 0 10,00 2 2 1,33 14 4 12,67 59 13 54,67 350,302 2 2 19 19 3451

3 84 ENES ÖZDEMİR 8A 12 4 10,67 6 4 4,67 8 1 7,67 3 3 2,00 10 3 9,00 10 6 8,00 49 21 42,01 339,531 3 3 20 20 3743

4 92 ZEYNEP YIRGAL 8A 16 3 15,00 7 3 6,00 9 1 8,67 10 0 10,00 0 5 -1,67 14 6 12,00 56 18 50,00 334,926 4 4 22 22 3872

5 70 ELÇİN KÜLTE 8A 14 5 12,33 7 3 6,00 9 1 8,67 7 3 6,00 4 3 3,00 12 8 9,33 53 23 45,33 331,512 5 5 23 23 3993

6 88 RÜYA ÖZTÜRK 8A 12 7 9,67 7 3 6,00 8 2 7,33 4 6 2,00 2 3 1,00 9 11 5,33 42 32 31,33 288,109 6 6 30 30 5222

7 87 MUSTAFA ERDEM 8A 13 7 10,67 7 3 6,00 10 0 10,00 5 4 3,67 2 5 0,33 7 13 2,67 44 32 33,34 285,810 7 7 31 31 5288

8 65 CEYLİN ERDEM 8A 10 6 8,00 4 6 2,00 7 2 6,33 5 2 4,33 11 6 9,00 37 22 29,66 285,196 8 8 32 32 5301

9 74 ELİF BOZKURT 8A 7 11 3,33 4 6 2,00 7 3 6,00 6 2 5,33 5 4 3,67 10 10 6,67 39 36 27,00 277,331 9 9 35 35 5514

10 20 FATMA TOK 8A 12 6 10,00 8 2 7,33 8 2 7,33 1 6 -1,00 1 3 0,00 7 11 3,33 37 30 26,99 274,828 10 10 38 38 5583

11 90 VEYSEL ILDIZ 8A 9 7 6,67 4 4 2,67 5 5 3,33 4 6 2,00 3 3 2,00 8 8 5,33 33 33 22,00 268,861 11 11 42 42 5745

12 56 SULTAN SAÇAK 8A 7 6 5,00 4 2 3,33 6 3 5,00 0 5 -1,67 5 7 2,67 6 8 3,33 28 31 17,66 256,567 12 12 47 47 6046

13 86 KÜBRA KOPAN 8A 6 11 2,33 6 2 5,33 6 4 4,67 3 2 2,33 2 8 -0,67 5 12 1,00 28 39 14,99 230,093 13 13 62 63 6661

14 52 ŞEVVAL KAYA 8A 6 14 1,33 0 10 -3,33 3 7 0,67 2 8 -0,67 7 13 2,67 8 12 4,00 26 64 4,67 227,427 14 14 64 66 6714

15 52 ALİ ATAY 8A 5 15 0,00 2 8 -0,67 2 8 -0,67 5 5 3,33 8 12 4,00 5 15 0,00 27 63 5,99 222,457 15 15 70 74 6838

16 91 YASİN ENES ER 8 2 12 -2,00 4 6 2,00 4 6 2,00 3 4 1,67 4 6 2,00 3 7 0,67 20 41 6,34 213,808 1 16 78 84 7085

17 89 SATI NUR KÜLTE 8 7 13 2,67 3 7 0,67 3 7 0,67 2 8 -0,67 6 14 1,33 3 17 -2,67 24 66 2,00 208,308 2 17 95 104 7271

18 54 AYŞEGÜL ÖZTÜRK 8 3 17 -2,67 4 6 2,00 3 7 0,67 4 6 2,00 6 14 1,33 4 16 -1,33 24 66 2,00 198,793 3 18 127 142 7607

19 55 NAGİHAN ÖDEMİŞ 8A 2 18 -4,00 3 7 0,67 3 7 0,67 4 6 2,00 5 14 0,33 5 15 0,00 22 67 -0,33 191,284 16 19 155 172 7891

20 55 BERRA NUR İLERİ 8A 5 15 0,00 0 10 -3,33 3 7 0,67 0 10 -3,33 2 18 -4,00 9 11 5,33 19 71 -4,66 190,280 17 20 163 180 7914
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