
OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

AFYONKARAHİSARAFYONKARAHİSAR MERKEZANITKAYA İMAM HATİP ORTAOKULU 8. SINIF 2023_LGS 7.DENEME 20 583 923 35750

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 13 5 10,95 7 2 6,20 7 2 6,19 6 2 4,84 7 4 5,68 10 7 7,58 49 22 41,44 325,830

Okul Ortalaması 10 9 6,93 6 4 4,87 7 3 5,85 4 4 2,88 4 6 1,45 8 10 4,73 39 36 26,71 274,330

KATILIMLAR

1 57 BEYZA KIZILYER 8A 17 3 16,00 9 1 8,67 8 2 7,33 8 2 7,33 7 2 6,33 16 4 14,67 65 14 60,33 386,487 1 1 134 222 9732
% 27

2 70 ELÇİN KÜLTE  19 1 18,67 10 0 10,00 8 2 7,33 8 2 7,33 6 1 5,67 14 6 12,00 65 12 61,00 386,053 1 2 136 224 9796
% 27

3 92 ZEYNEPSELİME  *RGAL8A 17 2 16,33 9 1 8,67 9 1 8,67 9 1 8,67 3 0 3,00 17 3 16,00 64 8 61,34 380,565 2 3 153 246 10503
% 29

4 68 EBRAR TETİK 8A 16 4 14,67 9 1 8,67 9 0 9,00 8 2 7,33 3 0 3,00 14 6 12,00 59 13 54,67 357,743 3 4 198 323 13490
% 38

5 65 CEYLİN ERDEM 8A 17 1 16,67 6 2 5,33 9 1 8,67 5 5 3,33 3 1 2,67 11 8 8,33 51 18 45,00 337,875 4 5 234 402 16111
% 45

6 84 ENES ÖZDEMİR  11 5 9,33 7 3 6,00 6 4 4,67 4 6 2,00 5 2 4,33 13 4 11,67 46 24 38,00 322,278 2 6 263 456 18307
% 51

7 20 FATMA TOK 8A 12 5 10,33 7 3 6,00 8 1 7,67 4 2 3,33 1 3 0,00 10 8 7,33 42 22 34,66 295,790 5 7 318 563 22294
% 62

8 85 ENNUR ÖNKAL  14 6 12,00 10 0 10,00 8 2 7,33 5 2 4,33 0 2 -0,67 7 9 4,00 44 21 36,99 294,586 3 8 323 569 22498
% 63

9 87 MUSTAFA ERDAM 8A 8 12 4,00 9 1 8,67 6 4 4,67 7 3 6,00 3 5 1,33 9 10 5,67 42 35 30,34 275,142 6 9 373 644 25312
% 71

10 88 RÜYA ÖZTÜRK 8A 9 11 5,33 7 3 6,00 8 2 7,33 4 6 2,00 0 5 -1,67 9 11 5,33 37 38 24,32 258,048 7 10 412 708 27590
% 77

11 72 ÖZKAN ÖNKAL 8A 9 11 5,33 3 7 0,67 6 4 4,67 2 8 -0,67 8 12 4,00 5 15 0,00 33 57 14,00 248,396 8 11 431 737 28786
% 81

12 74 ELİF BOZKURT 8A 9 11 5,33 2 8 -0,67 8 2 7,33 3 7 0,67 1 8 -1,67 7 12 3,00 30 48 13,99 235,759 9 12 450 773 30251
% 85

13 91 YASİN ENES ER 8 5 10 1,67 6 4 4,67 9 1 8,67 2 5 0,33 5 7 2,67 2 12 -2,00 29 39 16,01 235,220 1 13 451 774 30304
% 85

14 90 VEYSEL ILDIZ 8A 6 10 2,67 5 2 4,33 7 3 6,00 1 6 -1,00 0 5 -1,67 7 9 4,00 26 35 14,33 233,003 10 14 458 784 30535
% 85

15 56 SULTAN SAÇAK 8A 5 9 2,00 8 1 7,67 8 1 7,67 3 3 2,00 2 9 -1,00 2 10 -1,33 28 33 17,01 227,036 11 15 471 800 31184
% 87

16 54 AYŞEGÜL ÖZTÜRK 8A 4 16 -1,33 2 8 -0,67 4 6 2,00 3 7 0,67 8 12 4,00 4 16 -1,33 25 65 3,34 212,679 12 16 486 818 32786
% 92

17 86 KÜBRA KOPAN 8A 3 14 -1,67 7 1 6,67 6 4 4,67 0 2 -0,67 2 6 0,00 4 14 -0,67 22 41 8,33 209,324 13 17 496 828 33165
% 93

18 89 SATI NUR KÜLTE 8A 5 15 0,00 3 7 0,67 6 4 4,67 2 8 -0,67 5 15 0,00 4 16 -1,33 25 65 3,34 202,917 14 18 516 851 33839
% 95

19 55 BERRA NUR İLERİ 8A 8 12 4,00 1 9 -2,00 4 6 2,00 5 5 3,33 4 16 -1,33 2 18 -4,00 24 66 2,00 199,099 15 19 531 868 34240
% 96

20 52 ALİ ATAY 8A 3 17 -2,67 1 9 -2,00 0 10 -3,33 4 6 2,00 5 15 0,00 6 14 1,33 19 71 -4,67 188,507 16 20 559 897 35022
% 98
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