
OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

AFYONKARAHİSARAFYONKARAHİSAR MERKEZANITKAYA İMAM HATİP ORTAOKULU 23MSTR804 21 92 128 9942

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türkçe Sosyal Din Kültürü İngilizce Matematik Fen

Türkçe Sosyal BilgilerDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 13 6 11,11 6 3 4,73 8 2 6,84 6 2 5,49 8 4 6,38 12 6 9,41 52 24 43,96 333,430

Okul Ortalaması 9 10 5,36 5 5 3,05 6 3 5,24 3 5 1,83 3 7 0,09 8 10 4,68 33 39 20,25 255,470

KATILIMLAR

1 57 BEYZA KIZILYER 8A 14 6 12,00 8 2 7,33 9 1 8,67 7 3 6,00 2 0 2,00 17 3 16,00 57 15 52,00 352,333 1 1 23 27 4160

2 68 EBRAR TETİK 8A 16 3 15,00 7 2 6,33 10 0 10,00 6 4 4,67 15 3 14,00 54 12 50,00 345,235 2 2 26 30 4450

3 92 ZEYNEP YIRGAL 8A 15 5 13,33 8 2 7,33 9 1 8,67 9 1 8,67 2 2 1,33 13 7 10,67 56 18 50,00 338,535 3 3 28 34 4776

4 0 ELÇİN KÜLTE      E 8A 14 6 12,00 8 2 7,33 7 3 6,00 7 3 6,00 1 1 0,67 16 4 14,67 53 19 46,67 336,391 4 4 30 36 4876

5 84 ENES ÖZDEMİR 8A 11 5 9,33 7 3 6,00 7 3 6,00 1 2 0,33 5 2 4,33 12 5 10,33 43 20 36,32 317,014 5 5 34 47 5751

6 88 RÜYA ÖZTÜRK 8A 15 5 13,33 6 4 4,67 9 1 8,67 7 3 6,00 0 5 -1,67 12 7 9,67 49 25 40,67 311,355 6 6 36 52 5992

7 20 FATMA TOK 8A 12 7 9,67 4 5 2,33 8 2 7,33 5 2 4,33 1 1 0,67 7 9 4,00 37 26 28,33 278,688 7 7 51 78 7394

8 65 CEYLİN ERDEM 8A 11 6 9,00 6 4 4,67 7 0 7,00 3 5 1,33 9 11 5,33 36 26 27,33 276,691 8 8 53 81 7476

9 87 MUSTAFA ERDEM 8A 9 11 5,33 6 4 4,67 6 4 4,67 4 6 2,00 1 4 -0,33 6 14 1,33 32 43 17,67 243,024 9 9 64 97 8659

10 74 ELİF BOZKURT 8A 8 11 4,33 5 5 3,33 8 1 7,67 4 5 2,33 0 5 -1,67 7 13 2,67 32 40 18,66 240,669 10 10 65 99 8722

11 0 ALİ ATAY ATAY 8A 6 14 1,33 4 6 2,00 5 5 3,33 5 5 3,33 6 14 1,33 5 5 3,33 31 49 14,65 238,190 11 11 67 101 8800

12 90 VEYSEL ILDIZ 8A 6 10 2,67 6 2 5,33 7 3 6,00 2 4 0,67 0 2 -0,67 6 10 2,67 27 31 16,67 237,258 12 12 68 102 8824

13 56 SULTAN SAÇAK 8A 5 8 2,33 4 2 3,33 6 2 5,33 2 3 1,00 2 7 -0,33 4 9 1,00 23 31 12,66 227,332 13 13 69 104 9081

14 86 KÜBRA KOPAN 8A 6 12 2,00 3 7 0,67 7 3 6,00 1 1 0,67 0 2 -0,67 4 13 -0,33 21 38 8,34 215,402 14 14 72 108 9369

15 52 ŞEVVAL KAYA 8A 4 9 1,00 2 5 0,33 3 3 2,00 1 4 -0,33 4 8 1,33 3 10 -0,33 17 39 4,00 212,593 15 15 73 109 9431

16 72 ÖZKAN ÖNKAL 8A 7 13 2,67 2 8 -0,67 3 7 0,67 1 9 -2,00 6 14 1,33 4 16 -1,33 23 67 0,67 208,904 16 16 74 110 9521

17 91 YASİN ENES ER 8 4 8 1,33 2 5 0,33 5 3 4,00 1 7 -1,33 1 9 -2,00 5 9 2,00 18 41 4,33 207,940 1 17 77 113 9548

18 0 MUSTAFA CENGİZ 8A 6 14 1,33 3 7 0,67 3 7 0,67 1 9 -2,00 3 17 -2,67 6 14 1,33 22 68 -0,67 196,211 17 18 85 121 9765

19 54 AYŞEGÜL ÖZTÜRK 8A 5 15 0,00 2 8 -0,67 3 7 0,67 2 8 -0,67 3 17 -2,67 7 13 2,67 22 68 -0,67 195,653 18 19 87 123 9777

20 55 NAGİHAN ÖDEMİŞ 8A 3 17 -2,67 2 8 -0,67 5 5 3,33 2 8 -0,67 5 15 0,00 5 15 0,00 22 68 -0,68 192,907 19 20 89 125 9805

21 89 SATI NUR KÜLTE 8A 3 17 -2,67 2 8 -0,67 5 5 3,33 1 9 -2,00 6 14 1,33 4 16 -1,33 21 69 -2,01 192,499 20 21 90 126 9808
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