
OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

AFYONKARAHİSARAFYONKARAHİSAR MERKEZANITKAYA ORTAOKULU 5. SINIF 1. DENEME 15 95 95 7470

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (SOS) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe SOSYAL BİLGİLERDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 8 6 6,44 6 4 4,77 5 5 3,43 5 4 4,02 7 7 4,41 9 5 6,84 40 30 29,91 314,910

Okul Ortalaması 6 8 3,40 4 6 2,38 3 6 1,40 3 3 2,09 7 6 5,13 6 6 3,98 30 35 18,38 274,090

KATILIMLAR

1 57 MUHAMMED ALİ KAYIR5A 11 4 9,67 9 1 8,67 6 4 4,67 10 0 10,00 14 1 13,67 15 0 15,00 65 10 61,68 447,943 1 1 7 7 252
% 3,37

2 46 EFLİN İDİS 5A 11 4 9,67 9 1 8,67 6 4 4,67 7 3 6,00 10 2 9,33 11 4 9,67 54 18 48,01 389,235 2 2 29 29 1533
% 21

3 38 İBRAHİM ATA 5A 9 6 7,00 7 3 6,00 6 4 4,67 6 4 4,67 10 2 9,33 10 4 8,67 48 23 40,34 361,233 3 3 39 39 2352
% 31

4 52 IRMAK SALMAN 5A 5 10 1,67 4 6 2,00 3 7 0,67 10 5 8,33 11 3 10,00 33 31 22,67 306,625 4 4 56 56 3980
% 53

5 54 EMİRHAN KİRKİT 5A 5 10 1,67 5 5 3,33 3 7 0,67 6 4 4,67 9 4 7,67 9 6 7,00 37 36 25,01 299,093 5 5 60 60 4214
% 56

6 40 MAHMUT TALHA AZBAY5A 4 11 0,33 4 6 2,00 3 7 0,67 8 2 7,33 8 7 5,67 27 33 16,00 271,337 6 6 68 68 5037
% 67

7 66 EFE KOPAN 5A 5 9 2,00 2 8 -0,67 5 4 3,67 6 3 5,00 8 2 7,33 3 12 -1,00 29 38 16,33 256,863 7 7 75 75 5439
% 73

8 53 ELBERRUÖNKAL 5A 7 7 4,67 3 6 1,00 3 2 2,33 0 1 -0,33 4 9 1,00 4 0 4,00 21 25 12,67 253,686 8 8 77 77 5540
% 74

9 49 LEMAN YILDIZ 5A 5 8 2,33 4 6 2,00 7 8 4,33 2 4 0,67 18 26 9,33 238,537 9 9 81 81 5980
% 80

10 48 ZÜMRAL MOLA 5A 6 9 3,00 7 3 6,00 2 7 -0,33 3 8 0,33 4 5 2,33 22 32 11,33 236,995 10 10 82 82 6029
% 81

11 0 ELİSARUÇ*KALA    A U 7 8 4,33 2 8 -0,67 2 8 -0,67 2 8 -0,67 6 8 3,33 2 12 -2,00 21 52 3,65 221,778 1 11 86 86 6438
% 86

12 47 ALİ KOPAN 4 11 0,33 1 9 -2,00 2 8 -0,67 4 6 2,00 7 8 4,33 4 10 0,67 22 52 4,66 221,361 1 12 87 87 6451
% 86

13 668 NAZLI ÖDEMİŞ 5A 6 9 3,00 1 9 -2,00 4 6 2,00 4 6 2,00 4 11 0,33 4 11 0,33 23 52 5,66 219,178 11 13 89 89 6512
% 87

14 0 AKİL*NO*H**HE Ş 4 5 2,33 3 7 0,67 1 9 -2,00 0 4 -1,33 4 8 1,33 0 6 -2,00 12 39 -1,00 198,376 2 14 91 91 7037
% 94

15 48 ALİ IRNIK 3 12 -1,00 3 7 0,67 3 7 0,67 2 8 -0,67 3 12 -1,00 4 10 0,67 18 56 -0,66 189,100 3 15 94 94 7198
% 96
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