
OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

AFYONKARAHİSARAFYONKARAHİSAR MERKEZANITKAYA ORTAOKULU 6. SINIF 1. DENEME 16 84 84 8140

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (SOS) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe SOSYAL BİLGİLERDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 9 5 7,36 7 2 6,54 4 5 2,92 5 4 3,51 6 6 3,99 8 6 6,59 40 28 30,91 317,950

Okul Ortalaması 6 8 3,54 6 4 4,83 3 7 0,54 3 7 0,52 4 10 0,85 5 9 2,25 28 45 12,53 242,980

KATILIMLAR

1 80 SEYDİ PİYAN 6A 5 10 1,67 10 0 10,00 3 7 0,67 4 5 2,33 10 5 8,33 13 2 12,33 45 29 35,33 340,034 1 1 24 24 3240
% 40

2 72 AHMET YAMAN 6A 8 7 5,67 7 3 6,00 3 7 0,67 6 4 4,67 5 10 1,67 9 6 7,00 38 37 25,68 294,425 2 2 43 43 4820
% 59

3 56 SOYLU İPEK 6A 11 4 9,67 9 1 8,67 3 7 0,67 4 6 2,00 5 9 2,00 5 10 1,67 37 37 24,68 290,905 3 3 44 44 4950
% 61

4 59 ONUR EFE EROL 6A 8 4 6,67 10 0 10,00 3 4 1,67 2 5 0,33 1 8 -1,67 6 9 3,00 30 30 20,00 263,700 4 4 54 54 5831
% 72

5 75 ZEYNEP AKKAŞ 6A 10 5 8,33 5 5 3,33 4 6 2,00 2 8 -0,67 2 13 -2,33 6 9 3,00 29 46 13,66 254,167 5 5 59 59 6139
% 75

6 62 BELİNAY KÜLTE 6A 6 9 3,00 8 2 7,33 3 6 1,00 5 5 3,33 6 9 3,00 4 11 0,33 32 42 17,99 253,247 6 6 60 60 6166
% 76

7 63 GÜLÜMSER DADAK 6A 6 8 3,33 8 2 7,33 5 3 4,00 1 4 -0,33 3 6 1,00 3 7 0,67 26 30 16,00 246,284 7 7 63 63 6400
% 79

8 32 İNCİ SOYLU 6A 9 6 7,00 6 4 4,67 3 7 0,67 1 9 -2,00 4 11 0,33 4 11 0,33 27 48 11,00 244,330 8 8 64 64 6455
% 79

9 51 A *EHME D   U 6 7 7 4,67 2 8 -0,67 2 8 -0,67 5 5 3,33 5 10 1,67 4 11 0,33 25 49 8,66 234,438 1 9 69 69 6766
% 83

10 78 AZİZ ESER 6A 8 7 5,67 8 2 7,33 2 8 -0,67 1 9 -2,00 2 13 -2,33 5 10 1,67 26 49 9,67 232,028 9 10 71 71 6843
% 84

11 61 BELENAY TETİK 6A 3 12 -1,00 3 7 0,67 3 7 0,67 5 5 3,33 7 8 4,33 5 10 1,67 26 49 9,67 230,590 10 11 72 72 6889
% 85

12 73 DA*LA SU SAĞLAM 6A 5 10 1,67 2 8 -0,67 4 6 2,00 2 8 -0,67 4 11 0,33 4 11 0,33 21 54 2,99 209,574 11 12 77 77 7510
% 92

13 77 UMUT SİM 2 12 -2,00 5 5 3,33 2 8 -0,67 3 7 0,67 3 12 -1,00 6 9 3,00 21 53 3,33 200,711 1 13 79 79 7712
% 95

14 69 ASMİN ŞAHİN 6A 6 9 3,00 3 7 0,67 0 10 -3,33 2 8 -0,67 2 13 -2,33 5 10 1,67 18 57 -0,99 199,520 12 14 80 80 7740
% 95

15 64 ZÜMRAL EFE 6A 3 12 -1,00 6 4 4,67 1 9 -2,00 0 10 -3,33 5 10 1,67 3 9 0,00 18 54 0,01 196,873 13 15 81 81 7800
% 96

16 58 BOZKURT GİZEM 6A 4 11 0,33 6 4 4,67 4 6 2,00 1 9 -2,00 3 12 -1,00 3 12 -1,00 21 54 3,00 196,795 14 16 82 82 7803
% 96
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