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Ortalamalar
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
Genel Ortalama 6.33 7.56 3.81 4.64 4.75 3.06 6.59 3.01 5.59 5.25 3.75 4.00 5.49 7.22 3.08 5.22 8.22 2.48 33.53 34.52 22.03 200.425

İl Ortalaması 4.87 7.45 2.39 3.16 5.18 1.43 4.23 4.47 2.74 3.25 4.39 1.79 3.78 7.17 1.39 3.69 7.72 1.12 22.99 36.38 10.86 150.735
Okul Ortalaması 6.67 7.20 4.27 6.07 3.47 4.91 7.40 2.33 6.62 5.00 4.00 3.67 7.20 6.40 5.07 6.13 8.07 3.44 38.47 31.47 27.98 231.391

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra
1 44 - EMİNE BODUR 5 / B 12 3 11.00 9 1 8.67 9 1 8.67 8 1 7.67 15 0 15.00 12 3 11.00 65.00 9.00 62.00 429.804 558 3 3 1
2 0 - OSMAN AHMET HAYKIR 5 / B 10 2 9.33 9 1 8.67 8 1 7.67 6 2 5.33 13 1 12.67 10 4 8.67 56.00 11.00 52.33 375.884 2672 21 19 2
3 49 - EDA DİRİL 5 / B 9 6 7.00 7 3 6.00 10 0 10.00 8 2 7.33 10 4 8.67 6 8 3.33 50.00 23.00 42.33 297.324 8251 76 67 3
4 46 - FURKAN SİVRİKAYA 5 / B 8 3 7.00 6 2 5.33 9 0 9.00 6 1 5.67 10 2 9.33 6 7 3.67 45.00 15.00 40.00 295.556 8455 78 69 4
5 24 - AZİZ ESER 5 / B 6 6 4.00 6 4 4.67 7 3 6.00 5 2 4.33 8 6 6.00 10 5 8.33 42.00 26.00 33.33 270.347 10998 102 86 5
6 50 - ELA DİRİ L 5 / B 6 9 3.00 7 3 6.00 10 0 10.00 7 3 6.00 7 8 4.33 10 5 8.33 47.00 28.00 37.67 270.027 11087 104 88 6
7 43 - ECRİN AZBAY 5 / B 5 7 2.67 5 3 4.00 8 1 7.67 6 2 5.33 7 5 5.33 4 8 1.33 35.00 26.00 26.33 211.680 19060 193 162 7
8 17 - ALİ İBRAHİM SOYLU 5 / B 6 6 4.00 6 1 5.67 8 1 7.67 5 4 3.67 6 5 4.33 3 9 0.00 34.00 26.00 25.33 204.596 20231 205 174 8
9 47 - MELİSA KIZILYER 5 / 0 6 9 3.00 1 9 -2.00 7 3 6.00 4 6 2.00 5 8 2.33 9 6 7.00 32.00 41.00 18.33 203.680 20421 206 175 9

10 0 - IRMAK SALMAN 5 / A 6 9 3.00 6 4 4.67 6 4 4.67 4 6 2.00 6 9 3.00 6 9 3.00 34.00 41.00 20.33 194.240 22136 233 197 10
11 46 - EFLİN İDİS 5 / A 6 8 3.33 10 0 10.00 7 3 6.00 2 8 -0.67 4 11 0.33 6 9 3.00 35.00 39.00 22.00 188.240 23362 246 207 11
12 38 - İBRAHİM ATA 5 / A 5 10 1.67 7 3 6.00 6 4 4.67 5 5 3.33 8 7 5.67 3 12 -1.00 34.00 41.00 20.33 182.418 24434 267 227 12
13 51 - ŞERİFENUR EFE 5 / B 8 7 5.67 3 7 0.67 8 2 7.33 3 5 1.33 4 6 2.00 1 13 -3.33 27.00 40.00 13.67 155.742 30726 386 322 13
14 54 - EMİRHAN KİRKİT 5 / A 3 12 -1.00 7 3 6.00 6 4 4.67 2 8 -0.67 2 13 -2.33 4 11 0.33 24.00 51.00 7.00 105.333 43763 849 742 14
15 34 - ASYA AZBAY 5 / B 4 11 0.33 2 8 -0.67 2 8 -0.67 4 5 2.33 3 11 -0.67 2 12 -2.00 17.00 55.00 -1.33 86.000 47627 1073 955 15


