
ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - PUAN SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Afyonkarahisar MERKEZ Anıtkaya Ortaokulu Netbil 6.Sınıf Deneme Sınavı-3 50529 1772 1640 22

Ortalamalar
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
Genel Ortalama 6.61 6.62 4.40 4.50 4.37 3.05 6.09 3.18 5.03 5.15 3.21 4.08 6.27 5.84 4.33 5.70 6.97 3.37 34.32 30.19 24.26 221.184

İl Ortalaması 3.81 7.06 1.46 2.81 4.52 1.30 3.21 4.34 1.76 3.15 4.07 1.80 3.68 6.09 1.65 3.40 6.61 1.20 20.07 32.69 9.17 144.956
Okul Ortalaması 7.50 6.95 5.18 5.09 4.55 3.58 6.91 3.09 5.88 4.82 4.68 3.26 8.41 5.95 6.42 7.36 7.27 4.94 40.09 32.50 29.26 252.677

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra
1 38 - AHMET ERDEM 6 / B 12 3 11.00 9 1 8.67 10 0 10.00 9 1 8.67 13 2 12.33 11 4 9.67 64.00 11.00 60.33 411.133 3018 32 32 1
2 2 - AYŞE ONAY 6 / B 12 3 11.00 6 4 4.67 9 1 8.67 7 2 6.33 13 1 12.67 11 3 10.00 58.00 14.00 53.33 390.033 4563 48 45 2
3 35 - NUR AYKAÇ 6 / B 11 3 10.00 7 3 6.00 10 0 10.00 8 2 7.33 13 1 12.67 10 4 8.67 59.00 13.00 54.67 386.700 4803 54 50 3
4 37 - ENNUR HAYKIR 6 / B 9 5 7.33 6 3 5.00 8 2 7.33 6 1 5.67 13 2 12.33 12 3 11.00 54.00 16.00 48.67 364.400 6738 82 73 4
5 27 - ZEHRA TEK AŞ 6 / B 8 7 5.67 8 2 7.33 9 1 8.67 4 6 2.00 10 5 8.33 13 2 12.33 52.00 23.00 44.33 335.533 9213 108 92 5
6 16 - ELİF HONÇA 6 / B 6 9 3.00 8 2 7.33 8 2 7.33 9 1 8.67 13 2 12.33 10 5 8.33 54.00 21.00 47.00 335.500 9271 109 93 6
7 80 - SEYİT PİYAN 6 / A 8 7 5.67 5 5 3.33 8 2 7.33 4 6 2.00 11 4 9.67 10 5 8.33 46.00 29.00 36.33 300.000 12616 149 122 7
8 11 - SALİM KURT 6 / B 9 6 7.00 7 3 6.00 8 2 7.33 7 3 6.00 5 10 1.67 8 7 5.67 44.00 31.00 33.67 260.033 17276 231 189 8
9 31 - DEFNE DADAK 6 / B 8 7 5.67 6 2 5.33 7 3 6.00 3 5 1.33 8 3 7.00 6 7 3.67 38.00 27.00 29.00 251.133 18260 244 198 9

10 22 - HALİT HONÇA 6 / B 7 7 4.67 6 4 4.67 6 4 4.67 5 5 3.33 9 5 7.33 7 8 4.33 40.00 33.00 29.00 251.100 18342 245 199 10
11 30 - ÜMİT YILDIZ 6 / B 9 4 7.67 3 5 1.33 8 2 7.33 3 5 1.33 7 7 4.67 6 7 3.67 36.00 30.00 26.00 240.033 19800 266 214 11
12 14 - MUSTAFA TÜBLEK 6 / B 6 4 4.67 4 4 2.67 8 2 7.33 6 2 5.33 7 8 4.33 7 8 4.33 38.00 28.00 28.67 239.967 19887 268 216 12
13 5 - YASİN YAMAN 6 / A 6 8 3.33 5 4 3.67 6 4 4.67 3 7 0.67 9 3 8.00 5 8 2.33 34.00 34.00 22.67 221.100 22258 307 243 13
14 19 - CEYLİN ER 6 / B 6 9 3.00 7 3 6.00 8 2 7.33 6 4 4.67 9 6 7.00 3 12 -1.00 39.00 36.00 27.00 220.000 22430 311 246 14
15 78 - AZİZ ESER 6 / A 5 9 2.00 5 5 3.33 7 3 6.00 4 6 2.00 6 9 3.00 9 6 7.00 36.00 38.00 23.33 217.767 22877 320 254 15
16 32 - DERYA HATİCE T ALAY 6 / B 7 8 4.33 5 5 3.33 8 2 7.33 6 3 5.00 8 7 5.67 3 12 -1.00 37.00 37.00 24.67 212.200 23639 331 262 16
17 62 - BELİNAY KÜLTE 6 / A 8 7 5.67 2 8 -0.67 8 2 7.33 1 9 -2.00 8 7 5.67 4 11 0.33 31.00 44.00 16.33 193.333 26533 373 297 17
18 75 - ZEYNEP AKKAŞ 6 / A 4 11 0.33 3 7 0.67 6 4 4.67 7 3 6.00 5 10 1.67 6 9 3.00 31.00 44.00 16.33 171.133 30065 423 336 18
19 0 - GÜLÜMSERDADAK 6 / A 8 7 5.67 4 6 2.00 6 4 4.67 0 10 -3.33 3 9 0.00 6 9 3.00 27.00 45.00 12.00 168.933 30420 429 340 19
20 73 - DAMLA SU SAĞLA 6 / A 7 8 4.33 3 7 0.67 1 9 -2.00 0 10 -3.33 7 8 4.33 5 10 1.67 23.00 52.00 5.67 153.333 33065 455 362 20
21 64 - ZÜMRAL EFE 6 / A 4 11 0.33 2 8 -0.67 2 8 -0.67 5 5 3.33 6 9 3.00 4 11 0.33 23.00 52.00 5.67 131.033 37648 561 452 21
22 58 - GİZEM BOZKURT 6 / A 5 10 1.67 1 9 -2.00 1 9 -2.00 3 7 0.67 2 13 -2.33 6 9 3.00 18.00 57.00 -1.00 104.500 43455 985 867 22


