
ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - PUAN SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Afyonkarahisar MERKEZ Anıtkaya Ortaokulu Netbil 7.Sınıf Deneme Sınavı-3 85123 1834 1714 19

Ortalamalar
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
Genel Ortalama 6.91 6.09 4.88 4.14 4.59 2.61 6.68 2.51 5.84 3.97 3.52 2.79 5.29 5.76 3.37 4.93 7.50 2.42 31.91 29.98 21.92 208.645

İl Ortalaması 3.93 7.27 1.51 2.50 5.00 0.84 3.62 4.31 2.19 2.48 4.15 1.10 3.15 6.31 1.05 3.10 7.03 0.76 18.79 34.06 7.43 135.843
Okul Ortalaması 5.53 8.63 2.65 3.84 5.42 2.04 6.53 3.11 5.49 3.79 4.84 2.17 4.32 8.53 1.47 4.42 8.89 1.46 28.42 39.42 15.28 169.542

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra
1 45 - SUDE NAZ İDİS 7 / A 9 6 7.00 10 0 10.00 10 0 10.00 6 3 5.00 12 2 11.33 8 7 5.67 55.00 18.00 49.00 343.333 11124 47 46 1
2 41 - EYLÜL ÖZTÜRK 7 / A 9 4 7.67 4 4 2.67 9 0 9.00 6 2 5.33 7 6 5.00 6 5 4.33 41.00 21.00 34.00 270.000 22569 116 109 2
3 72 - AHMET EFE ÖZTÜRK 7 / A 12 3 11.00 6 4 4.67 8 2 7.33 5 2 4.33 4 7 1.67 4 9 1.00 39.00 27.00 30.00 245.567 27025 137 125 3
4 42 - CEYLİN DALGIÇ 7 / A 10 4 8.67 5 4 3.67 10 0 10.00 3 7 0.67 8 7 5.67 2 12 -2.00 38.00 34.00 26.68 230.067 30212 158 140 4
5 67 - AHMET ASAF DEMİR 7 / A 6 8 3.33 5 4 3.67 9 0 9.00 6 2 5.33 4 8 1.33 6 4 4.67 36.00 26.00 27.33 222.200 32079 174 154 5
6 22 - ECE KOPAN 7 / A 6 6 4.00 4 5 2.33 9 1 8.67 5 3 4.00 1 4 -0.33 6 5 4.33 31.00 24.00 23.00 203.333 36898 212 184 6
7 26 - ALİ ÖTER 7 / B 9 4 7.67 3 6 1.00 9 1 8.67 5 5 3.33 3 8 0.33 3 9 0.00 32.00 33.00 21.00 196.667 38714 222 193 7
8 15 - NESLİHAN DEĞER 7 / B 8 5 6.33 4 4 2.67 6 2 5.33 3 5 1.33 4 8 1.33 2 8 -0.67 27.00 32.00 16.32 177.700 44810 282 239 8
9 10012 - HÜSNİYE KOPAN 7 / B 6 8 3.33 1 8 -1.67 9 1 8.67 3 4 1.67 2 9 -1.00 5 7 2.67 26.00 37.00 13.67 162.233 49562 326 274 9

10 21 - ÖZLEM NUR ÖNKAL 7 / B 6 9 3.00 1 9 -2.00 4 6 2.00 5 5 3.33 4 9 1.00 5 8 2.33 25.00 46.00 9.66 153.300 52857 383 324 10
11 71 - ÜZEYİR AYKAÇ 7 / A 2 13 -2.33 5 3 4.00 7 3 6.00 0 1 -0.33 5 10 1.67 6 8 3.33 25.00 38.00 12.34 150.033 53698 399 340 11
12 50 - GÜLŞEN ÖNCÜL 7 / A 4 11 0.33 3 7 0.67 4 6 2.00 2 7 -0.33 3 11 -0.67 8 7 5.67 24.00 49.00 7.67 143.333 56717 462 396 12
13 29 - TEVFİK EROL 7 / A 5 10 1.67 6 4 4.67 2 8 -0.67 2 8 -0.67 4 10 0.67 4 11 0.33 23.00 51.00 6.00 128.900 62822 620 538 13
14 33 - HÜSEYİN BAYIR 7 / B 2 13 -2.33 3 7 0.67 6 4 4.67 5 5 3.33 5 10 1.67 3 12 -1.00 24.00 51.00 7.01 117.833 67717 832 740 14
15 25 - MEHMET KİRKİT 7 / B 3 12 -1.00 3 7 0.67 9 1 8.67 4 6 2.00 2 13 -2.33 4 11 0.33 25.00 50.00 8.34 117.800 67826 836 744 15
16 31 - EMİNE NİSA ÖZTÜRK 7 / A 2 13 -2.33 3 7 0.67 3 6 1.00 4 6 2.00 6 6 4.00 2 13 -2.33 20.00 51.00 3.01 107.833 72964 1128 1028 16
17 10003 - MELİKE IRINIK 7 / B 4 11 0.33 2 8 -0.67 4 6 2.00 4 6 2.00 4 11 0.33 2 13 -2.33 20.00 55.00 1.66 99.967 76966 1401 1293 17
18 12 - KADİR ILDIZ 7 / A 1 10 -2.33 2 5 0.33 4 4 2.67 4 5 2.33 2 10 -1.33 3 10 -0.33 16.00 44.00 1.34 91.167 79943 1580 1468 18
19 18 - FURKAN KAYA 7 / B 1 14 -3.67 3 7 0.67 2 8 -0.67 0 10 -3.33 2 13 -2.33 5 10 1.67 13.00 62.00 -7.66 60.033 84585 1810 1691 19


