
ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - PUAN SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Afyonkarahisar MERKEZ Anıtkaya Ortaokulu Netbil 8.Sınıf Deneme Sınavı-3 121934 1936 1777 22

Ortalamalar
TÜRKÇE T.C. İNK. TAR. DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
Genel Ortalama 9.28 7.45 6.80 4.44 3.58 3.25 5.46 3.38 4.33 3.93 2.68 3.03 4.39 6.05 2.37 6.43 8.95 3.45 33.92 32.09 23.22 190.467

İl Ortalaması 5.87 10.12 2.50 2.36 3.71 1.13 3.26 4.17 1.87 2.09 3.20 1.03 2.85 6.98 0.53 3.42 6.96 1.10 19.87 35.15 8.15 130.407
Okul Ortalaması 10.36 7.55 7.85 5.77 3.41 4.64 7.05 2.68 6.15 3.50 2.95 2.51 2.64 4.59 1.11 7.23 9.27 4.14 36.55 30.45 26.39 197.277

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE T.C. İNK. TAR. DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra
1 7 - AYDAN ÖTER 8 / B 16 1 15.67 9 0 9.00 8 1 7.67 8 0 8.00 5 0 5.00 13 6 11.00 59.00 8.00 56.34 324.222 11113 40 35 1
2 42 - CENK TAŞKIN 8 / B 14 6 12.00 10 0 10.00 10 0 10.00 6 4 4.67 9 7 6.67 14 6 12.00 63.00 23.00 55.34 318.296 11980 45 39 2
3 9 - DENİZ OMAK 8 / A 17 3 16.00 9 1 8.67 6 4 4.67 9 0 9.00 2 6 0.00 10 9 7.00 53.00 23.00 45.34 269.393 21631 88 72 3
4 10006 - HİLALSU KÜLTE 8 / A 15 5 13.33 7 2 6.33 6 4 4.67 7 2 6.33 2 4 0.67 9 8 6.33 46.00 25.00 37.66 246.148 28096 109 88 4
5 10009 - ZEYNEP EROL 8 / B 13 5 11.33 7 2 6.33 10 0 10.00 5 2 4.33 0 3 -1.00 11 7 8.67 46.00 19.00 39.66 243.200 28962 117 94 5
6 10010 - ALPEREN AZBAY 8 / A 10 6 8.00 8 2 7.33 10 0 10.00 4 1 3.67 2 3 1.00 12 8 9.33 46.00 20.00 39.33 239.733 29829 126 100 6
7 28 - ZEYNEP ÜN 8 / A 14 4 12.67 5 4 3.67 8 2 7.33 3 2 2.33 2 4 0.67 9 9 6.00 41.00 25.00 32.67 234.356 31669 140 108 7
8 3 - SERKAN TETİK 8 / B 11 8 8.33 8 2 7.33 8 2 7.33 3 2 2.33 3 3 2.00 9 8 6.33 42.00 25.00 33.65 223.896 35640 179 134 8
9 41 - SEFA ERDEM 8 / B 13 5 11.33 6 4 4.67 10 0 10.00 2 2 1.33 1 3 0.00 8 9 5.00 40.00 23.00 32.33 220.474 36924 187 141 9

10 1 - ELİF ESER 8 / B 10 8 7.33 5 4 3.67 9 1 8.67 2 3 1.00 4 6 2.00 10 9 7.00 40.00 31.00 29.67 216.533 38518 195 145 10
11 6 - SÜMEYYE SAKİ 8 / B 12 5 10.33 3 5 1.33 7 2 6.33 1 2 0.33 4 2 3.33 7 10 3.67 34.00 26.00 25.32 214.533 39298 202 152 11
12 11 - IRAZ SAÇAK 8 / A 10 5 8.33 1 6 -1.00 4 2 3.33 7 2 6.33 2 6 0.00 6 8 3.33 30.00 29.00 20.32 181.926 55347 302 223 12
13 39 - FADİK ÖNCÜL 8 / A 10 9 7.00 7 3 6.00 7 3 6.00 2 6 0.00 3 4 1.67 5 11 1.33 34.00 36.00 22.00 177.037 57747 317 236 13
14 2 - HATİCE KÖK 8 / A 8 10 4.67 8 2 7.33 8 2 7.33 8 2 7.33 3 7 0.67 4 10 0.67 39.00 33.00 28.00 168.193 62257 333 247 14
15 10004 - RAFİA KOPAN 8 / A 11 8 8.33 6 2 5.33 7 3 6.00 3 4 1.67 2 9 -1.00 4 12 0.00 33.00 38.00 20.33 162.696 65520 353 260 15
16 4 - KÜBRA KAYNAR 8 / B 8 8 5.33 6 3 5.00 6 4 4.67 2 8 -0.67 1 4 -0.33 6 11 2.33 29.00 38.00 16.33 156.770 69199 378 278 16
17 10 - AHMED YASİN SAĞ AM 8 / B 8 9 5.00 5 4 3.67 5 5 3.33 1 0 1.00 2 4 0.67 5 11 1.33 26.00 33.00 15.00 153.333 71439 399 295 17
18 23 - GAMZENUR SALMAN 8 / A 7 12 3.00 2 6 0.00 6 4 4.67 2 7 -0.33 3 3 2.00 5 13 0.67 25.00 45.00 10.01 140.030 80128 478 365 18
19 36 - UMUT TÜPLEK 8 / A 5 11 1.33 7 3 6.00 6 4 4.67 0 3 -1.00 1 1 0.67 5 9 2.00 24.00 31.00 13.67 138.030 81679 502 385 19
20 25 - HÜSEYİN DADAK 8 / A 6 11 2.33 5 4 3.67 8 2 7.33 0 2 -0.67 4 6 2.00 1 6 -1.00 24.00 31.00 13.66 135.037 83669 528 408 20
21 5 - FADİME NUR KÜLTE 8 / A 9 8 6.33 1 8 -1.67 3 7 0.67 2 8 -0.67 1 8 -1.67 4 13 -0.33 20.00 52.00 2.66 123.185 92354 710 579 21
22 13 - NEH R EFE 8 / A 1 19 -5.33 2 8 -0.67 3 7 0.67 0 3 -1.00 2 8 -0.67 2 11 -1.67 10.00 56.00 -8.67 53.067 121612 1927 1768 22


