
ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - PUAN SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Afyonkarahisar MERKEZ Anıtkaya Ortaokulu 5.Sınıf TG-3 21390 277 194 14

Ortalamalar
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
Genel Ortalama 7.68 6.62 5.47 6.28 3.35 5.17 5.75 3.76 4.49 4.58 4.57 3.06 5.56 7.64 3.02 4.41 8.24 1.66 34.27 34.19 22.88 200.039

İl Ortalaması 7.88 6.18 5.83 6.58 3.03 5.58 6.00 3.38 4.88 4.70 4.16 3.32 5.58 7.37 3.12 4.27 8.22 1.53 35.03 32.33 24.25 204.063
Okul Ortalaması 9.00 5.36 7.21 6.93 2.86 5.98 6.93 2.86 5.98 3.86 4.93 2.21 6.93 5.79 5.00 4.79 7.29 2.36 38.43 29.07 28.74 237.451

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra
1 144 - EMİNE BODUR 5 / B 12 2 11.33 9 1 8.67 10 0 10.00 8 2 7.33 13 1 12.67 8 5 6.33 60.00 11.00 56.33 381.735 656 6 6 1
2 148 - OSMANNAHMET HAYKIR 5 / B 12 2 11.33 10 0 10.00 9 1 8.67 7 3 6.00 13 2 12.33 8 4 6.67 59.00 12.00 55.00 379.957 685 8 8 2
3 124 - AZİZ ESER 5 / B 11 0 11.00 8 2 7.33 7 1 6.67 2 4 0.67 7 4 5.67 8 3 7.00 43.00 14.00 38.34 312.706 2380 28 24 3
4 149 - EDA DİRİL 5 / B 9 6 7.00 9 1 8.67 7 3 6.00 6 4 4.67 9 6 7.00 5 9 2.00 45.00 29.00 35.34 256.200 5080 61 52 4
5 150 - ELA DİRİL 5 / B 9 6 7.00 6 4 4.67 6 4 4.67 4 6 2.00 7 5 5.33 6 7 3.67 38.00 32.00 27.34 245.291 5812 80 65 5
6 117 - ALİ İBRAHİM SOYLU 5 / B 10 5 8.33 7 3 6.00 8 2 7.33 1 6 -1.00 7 6 5.00 4 8 1.33 37.00 30.00 26.99 234.849 6584 91 72 6
7 143 - ECRİN AZBAY 5 / B 8 7 5.67 7 3 6.00 8 2 7.33 3 7 0.67 8 7 5.67 4 10 0.67 38.00 36.00 26.01 216.013 8077 113 88 7
8 52 - IRMAK SALMAN 5 / A 7 7 4.67 4 6 2.00 5 5 3.33 4 6 2.00 6 8 3.33 7 7 4.67 33.00 39.00 20.00 213.604 8278 115 90 8
9 146 - FURKAM SİVRİKAYA 5 / B 8 5 6.33 9 0 9.00 7 3 6.00 3 4 1.67 7 8 4.33 2 10 -1.33 36.00 30.00 26.00 197.664 9819 142 105 9

10 38 - İBRAHİM ATA 5 / A 8 7 5.67 6 4 4.67 2 8 -0.67 4 6 2.00 7 6 5.00 3 10 -0.33 30.00 41.00 16.34 190.401 10513 155 114 10
11 46 - EFLİN SEBAHAT İDİS 5 / A 10 5 8.33 7 2 6.33 6 4 4.67 5 3 4.00 0 0 0.00 0 0 0.00 28.00 14.00 23.33 188.040 10746 161 119 11
12 54 - EMİRHAN KİRKİT 5 / A 6 9 3.00 5 5 3.33 8 2 7.33 3 7 0.67 5 10 1.67 6 8 3.33 33.00 41.00 19.33 181.874 11299 166 123 12
13 147 - MELİSA KIZILYER 5 / B 9 6 7.00 4 5 2.33 6 3 5.00 2 6 0.00 3 11 -0.67 4 10 0.67 28.00 41.00 14.33 166.546 12847 184 135 13
14 151 - ŞERİFENUR EFE 5 / B 7 8 4.33 6 4 4.67 8 2 7.33 2 5 0.33 5 7 2.67 2 11 -1.67 30.00 37.00 17.66 159.438 13591 190 138 14


