
ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - PUAN SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Afyonkarahisar MERKEZ Anıtkaya Ortaokulu 6.Sınıf TG-3 21196 301 247 22

Ortalamalar
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
Genel Ortalama 9.87 8.76 6.96 5.91 3.53 4.73 4.84 4.38 3.38 5.26 3.55 4.07 5.88 9.22 2.80 5.49 11.17 1.76 37.24 40.61 23.71 186.330

İl Ortalaması 10.38 7.91 7.74 6.21 3.17 5.15 4.93 4.12 3.56 5.26 3.53 4.09 5.61 8.12 2.90 5.58 10.17 2.19 37.96 37.02 25.62 194.975
Okul Ortalaması 11.14 8.00 8.47 6.82 2.95 5.83 5.45 4.27 4.03 4.27 4.68 2.71 6.32 10.09 2.95 6.27 11.64 2.39 40.27 41.64 26.39 200.512

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra
1 138 - AHMET ERDEM 6 / B 14 6 12.00 8 2 7.33 8 2 7.33 8 2 7.33 12 6 10.00 11 9 8.00 61.00 27.00 51.99 310.356 1846 40 38 1
2 12 - AYŞE ONAY 6 / B 17 2 16.33 9 1 8.67 7 2 6.33 7 2 6.33 11 0 11.00 5 12 1.00 56.00 19.00 49.66 299.481 2149 43 41 2
3 137 - ENNUR HAYKIR 6 / B 15 5 13.33 10 0 10.00 7 1 6.67 2 6 0.00 6 5 4.33 10 9 7.00 50.00 26.00 41.33 270.830 3249 55 48 3
4 135 - NURSENA AYKAÇ 6 / B 15 5 13.33 8 2 7.33 8 2 7.33 8 2 7.33 4 9 1.00 10 8 7.33 53.00 28.00 43.65 260.933 3659 60 50 4
5 130 - ÜMİT YILDIZ 6 / B 15 5 13.33 6 3 5.00 5 4 3.67 1 5 -0.67 8 4 6.67 6 5 4.33 41.00 26.00 32.33 256.030 3894 65 54 5
6 134 - ASYA AZBAY 6 / B 13 6 11.00 8 2 7.33 7 3 6.00 7 0 7.00 9 8 6.33 5 12 1.00 49.00 31.00 38.66 238.741 4903 77 63 6
7 15 - YAS YAMAN 6 / B 11 4 9.67 9 0 9.00 5 5 3.33 4 6 2.00 6 8 3.33 9 7 6.67 44.00 30.00 34.00 237.793 4930 78 64 7
8 80 - SEYİT PİYAN 6 / A 10 10 6.67 7 3 6.00 4 6 2.00 3 7 0.67 11 9 8.00 8 12 4.00 43.00 47.00 27.34 223.481 5883 91 74 8
9 111 - SALIN KURT 6 / B 12 8 9.33 10 0 10.00 7 3 6.00 5 5 3.33 5 12 1.00 9 11 5.33 48.00 39.00 34.99 221.437 6083 94 77 9

10 119 - CEYLİN E R 5 / B 12 6 10.00 8 2 7.33 5 5 3.33 5 3 4.00 6 12 2.00 7 8 4.33 43.00 36.00 30.99 218.489 6262 99 78 10
11 116 - ELİF HONÇA 6 / B 15 5 13.33 5 4 3.67 6 4 4.67 6 4 4.67 6 9 3.00 4 16 -1.33 42.00 42.00 28.01 208.163 7004 110 86 11
12 132 - DERYA HATİCE ATALAY 6 / B 12 8 9.33 9 1 8.67 6 4 4.67 7 3 6.00 5 14 0.33 7 13 2.67 46.00 43.00 31.67 201.719 7579 119 94 12
13 127 - ZEHRA TEKT Ş 6 / B 8 12 4.00 8 2 7.33 5 5 3.33 3 7 0.67 7 12 3.00 7 13 2.67 38.00 51.00 21.00 174.089 10178 157 123 13
14 131 - DEFNE DADAK 6 / B 11 6 9.00 8 1 7.67 5 4 3.67 1 6 -1.00 5 7 2.67 3 15 -2.00 33.00 39.00 20.01 172.622 10321 158 124 14
15 114 - MUSTAFA TÜBLEK 6 / B 8 6 6.00 3 6 1.00 6 3 5.00 5 3 4.00 4 8 1.33 4 10 0.67 30.00 36.00 18.00 162.222 11510 174 137 15
16 122 - HALİT HONÇA 6 / B 12 7 9.67 6 4 4.67 5 5 3.33 3 7 0.67 4 15 -1.00 3 16 -2.33 33.00 54.00 15.01 150.415 12852 193 153 16
17 78 - AZİZ ESER 6 / A 10 10 6.67 7 3 6.00 4 6 2.00 1 9 -2.00 5 12 1.00 3 11 -0.67 30.00 51.00 13.00 150.370 12898 194 154 17
18 73 - DAMLA SUS AĞLA M 6 / A 9 11 5.33 4 6 2.00 2 8 -0.67 4 6 2.00 5 14 0.33 6 14 1.33 30.00 59.00 10.32 146.356 13449 202 161 18
19 58 - GİZEM BOZKURT 6 / A 4 16 -1.33 2 8 -0.67 4 6 2.00 4 6 2.00 7 13 2.67 8 12 4.00 29.00 61.00 8.67 136.578 14544 216 172 19
20 75 - ZEYNEP AKKAŞ 6 / A 10 10 6.67 8 2 7.33 7 3 6.00 5 5 3.33 4 15 -1.00 1 17 -4.67 35.00 52.00 17.66 130.607 15370 227 179 20
21 63 - GÜLÜMSER DADAK 6 / A 7 13 2.67 6 4 4.67 5 5 3.33 0 4 -1.33 4 15 -1.00 5 13 0.67 27.00 54.00 9.01 123.748 16164 239 189 21
22 0 - ZÜMRAL EFE 6 / A 5 15 0.00 1 9 -2.00 2 8 -0.67 5 5 3.33 5 15 0.00 7 13 2.67 25.00 65.00 3.33 116.800 17034 256 206 22


