
ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - PUAN SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Afyonkarahisar MERKEZ Anıtkaya Ortaokulu 7.Sınıf TG-3 22886 186 132 17

Ortalamalar
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
Genel Ortalama 10.42 7.69 7.85 5.56 3.62 4.35 5.73 3.38 4.60 5.51 2.66 4.62 6.74 7.55 4.22 6.74 9.43 3.59 40.70 34.34 29.25 212.966

İl Ortalaması 10.32 7.38 7.86 5.52 3.51 4.35 5.97 3.02 4.96 5.29 2.61 4.42 5.91 7.08 3.55 6.09 9.10 3.06 39.10 32.70 28.20 206.082
Okul Ortalaması 7.47 11.53 3.63 4.82 4.59 3.29 5.00 4.65 3.45 4.29 4.65 2.74 6.41 10.88 2.78 5.76 12.47 1.61 33.76 48.76 17.51 161.582

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra
1 45 - SUDE NAZ İDİS 7 / A 15 5 13.33 8 2 7.33 8 2 7.33 10 0 10.00 12 3 11.00 15 5 13.33 68.00 17.00 62.32 359.704 2082 9 9 1
2 72 - AHMET EFE ÖZTÜRK 7 / A 13 5 11.33 8 1 7.67 8 2 7.33 9 1 8.67 11 5 9.33 7 9 4.00 56.00 23.00 48.33 281.200 5292 32 22 2
3 126 - ALİ ÖTER 7 / B 9 8 6.33 6 2 5.33 9 1 8.67 5 3 4.00 10 3 9.00 10 6 8.00 49.00 23.00 41.33 264.919 6196 42 27 3
4 41 - EYLÜL ÖZTÜRK 7 / A 14 5 12.33 7 1 6.67 4 4 2.67 7 1 6.67 6 10 2.67 4 12 0.00 42.00 33.00 31.01 212.607 9957 74 50 4
5 67 - AHMET ASAF DEMİR 7 / A 11 8 8.33 8 2 7.33 4 5 2.33 10 0 10.00 3 7 0.67 7 11 3.33 43.00 33.00 31.99 202.193 10883 79 54 5
6 42 - CEYLİN DALGIÇ 7 / A 13 7 10.67 5 4 3.67 4 6 2.00 3 7 0.67 4 13 -0.33 7 10 3.67 36.00 47.00 20.35 192.415 11732 91 63 6
7 125 - MEHMET KİRKİT 7 / B 5 15 0.00 5 5 3.33 4 6 2.00 5 5 3.33 7 13 2.67 9 11 5.33 35.00 55.00 16.66 160.237 14911 120 83 7
8 112 - HÜSNİYE KOPAN 7 / B 6 11 2.33 4 5 2.33 6 4 4.67 4 4 2.67 7 10 3.67 6 13 1.67 33.00 47.00 17.34 159.778 14940 121 84 8
9 118 - FARKAN KAYA 7 / A 7 13 2.67 1 9 -2.00 5 5 3.33 1 9 -2.00 8 12 4.00 6 14 1.33 28.00 62.00 7.33 146.415 16324 144 103 9

10 115 - NESLİAN DEĞER 7 / B 6 11 2.33 5 4 3.67 7 3 6.00 1 9 -2.00 5 11 1.33 3 12 -1.00 27.00 50.00 10.33 127.126 18369 159 111 10
11 71 - ÜZEYİR AY A 7 / A 4 16 -1.33 8 2 7.33 4 5 2.33 0 2 -0.67 7 13 2.67 2 16 -3.33 25.00 54.00 7.00 101.526 20867 176 124 11
12 113 - MELİKE IRINIK 7 / B 5 15 0.00 1 9 -2.00 5 5 3.33 2 8 -0.67 5 15 0.00 5 15 0.00 23.00 67.00 0.66 100.978 20960 177 125 12
13 12 - KADİR ILDIZ 7 / A 6 10 2.67 2 6 0.00 4 4 2.67 5 2 4.33 3 11 -0.67 1 14 -3.67 21.00 47.00 5.33 100.474 21010 178 126 13
14 50 - GÜLŞEN ÖNCÜL 7 / A 4 16 -1.33 6 4 4.67 3 7 0.67 3 6 1.00 5 15 0.00 4 16 -1.33 25.00 64.00 3.68 93.630 21513 179 127 14
15 0 - TEVFİK EROL 7 / B 5 15 0.00 3 7 0.67 3 7 0.67 2 8 -0.67 5 15 0.00 4 16 -1.33 22.00 68.00 -0.66 93.111 21542 180 128 15
16 121 - ÖZLEM NUR ÖNKAL 7 / B 2 18 -4.00 2 8 -0.67 3 7 0.67 4 6 2.00 5 15 0.00 5 15 0.00 21.00 69.00 -2.00 79.259 22275 183 130 16
17 133 - HÜSEYİN BAYIR 7 / B 2 18 -4.00 3 7 0.67 4 6 2.00 2 8 -0.67 6 14 1.33 3 17 -2.67 20.00 70.00 -3.34 71.319 22538 185 131 17


