
ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - PUAN SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Afyonkarahisar MERKEZ Anıtkaya Ortaokulu 8.Sınıf TG-3 34040 795 233 22

Ortalamalar
TÜRKÇE T.C. İNK. TAR. DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
Genel Ortalama 11.16 6.63 8.95 6.23 2.76 5.31 6.49 2.62 5.62 5.46 2.04 4.78 5.99 4.98 4.33 7.29 8.57 4.44 42.63 27.59 33.43 228.307

İl Ortalaması 10.85 5.94 8.87 6.06 2.54 5.21 6.58 2.40 5.78 4.78 1.48 4.28 4.99 4.09 3.62 6.98 7.55 4.47 40.23 24.01 32.23 223.119
Okul Ortalaması 10.27 7.23 7.86 6.77 2.73 5.87 6.77 2.36 5.98 3.14 1.59 2.61 3.27 3.95 1.95 7.50 8.32 4.73 37.73 26.18 29.00 207.608

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE T.C. İNK. TAR. DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra
1 17 - AYDAN ÖTER 8 / B 18 1 17.67 9 1 8.67 9 0 9.00 9 1 8.67 7 4 5.67 19 0 19.00 71.00 7.00 68.68 389.926 2305 47 12 1
2 42 - CENK TAŞKIN 8 / B 15 5 13.33 7 3 6.00 8 2 7.33 6 4 4.67 7 7 4.67 15 5 13.33 58.00 26.00 49.33 312.326 7070 129 44 2
3 11 - IRAZS AÇA 8 / A 13 5 11.33 5 4 3.67 7 2 6.33 4 2 3.33 6 5 4.33 11 7 8.67 46.00 25.00 37.66 263.926 11468 233 66 3
4 19 - ZEYNEP EROL 8 / B 13 6 11.00 9 1 8.67 9 1 8.67 4 2 3.33 2 3 1.00 11 6 9.00 48.00 19.00 41.67 255.067 12395 252 73 4
5 9 - DENİZ OMAK 8 / A 14 5 12.33 8 2 7.33 7 2 6.33 8 2 7.33 4 6 2.00 8 9 5.00 49.00 26.00 40.32 245.644 13404 280 82 5
6 1 - SEFA ERDEM 8 / B 10 7 7.67 9 1 8.67 10 0 10.00 3 2 2.33 2 0 2.00 11 6 9.00 45.00 16.00 39.67 241.748 13786 290 83 6
7 145 - ELİF ÖZTÜRK 8 / B 11 5 9.33 9 1 8.67 10 0 10.00 0 0 0.00 1 1 0.67 10 5 8.33 41.00 12.00 37.00 236.281 14419 309 88 7
8 16 - SÜMEYYE SAKİ 8 / B 13 7 10.67 5 4 3.67 8 1 7.67 1 3 0.00 5 5 3.33 8 8 5.33 40.00 28.00 30.67 231.348 15001 323 92 8
9 6 - HİLALSU KÜLTE 8 / A 11 9 8.00 9 1 8.67 8 2 7.33 10 0 10.00 3 2 2.33 8 11 4.33 49.00 25.00 40.66 225.393 15754 341 99 9

10 10 - ALPEREN AZBAY 8 / A 11 7 8.67 7 3 6.00 7 2 6.33 2 2 1.33 6 3 5.00 7 11 3.33 40.00 28.00 30.66 220.978 16294 357 102 10
11 2 - HATİCE KÖK 8 / A 11 4 9.67 7 1 6.67 8 0 8.00 10 0 10.00 4 5 2.33 4 6 2.00 44.00 16.00 38.67 219.511 16460 361 103 11
12 13 - HALİL TETİK 8 / B 10 7 7.67 9 1 8.67 9 1 8.67 0 2 -0.67 3 0 3.00 8 9 5.00 39.00 20.00 32.34 217.556 16685 367 104 12
13 110 - AHMED YASİN SAĞLAM 8 / B 10 6 8.00 6 3 5.00 8 2 7.33 1 0 1.00 4 2 3.33 5 12 1.00 34.00 25.00 25.66 192.815 19833 449 127 13
14 28 - ZEYNEP ÜN 8 / A 13 6 11.00 8 2 7.33 6 1 5.67 0 0 0.00 1 4 -0.33 6 13 1.67 34.00 26.00 25.34 192.385 19857 450 128 14
15 39 - FADİK ÖNCÜL 8 / A 10 8 7.33 9 1 8.67 8 2 7.33 4 0 4.00 2 8 -0.67 5 8 2.33 38.00 27.00 28.99 182.904 21209 494 139 15
16 4 - RAFİA KOPAN 8 / A 8 5 6.33 6 2 5.33 7 2 6.33 2 3 1.00 2 4 0.67 5 6 3.00 30.00 22.00 22.66 178.015 21875 519 144 16
17 23 - GAMZENUR SALMAN 8 / A 6 12 2.00 8 1 7.67 5 5 3.33 3 3 2.00 3 3 2.00 4 10 0.67 29.00 34.00 17.67 146.933 26122 639 180 17
18 14 - KÜBRA KAYNAR 8 / B 5 13 0.67 4 4 2.67 6 4 4.67 1 4 -0.33 4 4 2.67 5 10 1.67 25.00 39.00 12.02 140.074 27074 657 186 18
19 25 - HÜSEYİN DADAK 8 / A 7 5 5.33 3 6 1.00 4 6 2.00 1 0 1.00 3 6 1.00 3 13 -1.33 21.00 36.00 9.00 135.556 27651 669 191 19
20 36 - UMUTÜTÜPLEK 8 / A 8 7 5.67 6 4 4.67 2 4 0.67 0 1 -0.33 0 3 -1.00 3 11 -0.67 19.00 30.00 9.01 131.126 28272 684 194 20
21 13 - NEHİR EFE 8 / A 6 14 1.33 2 8 -0.67 1 9 -2.00 0 3 -1.00 3 5 1.33 2 5 0.33 14.00 44.00 -0.68 112.281 30713 737 212 21
22 5 - FADİME NUR KÜLTE 8 / A 3 15 -2.00 4 6 2.00 2 4 0.67 0 1 -0.33 0 7 -2.33 7 12 3.00 16.00 45.00 1.01 95.585 32453 775 222 22


