
OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

AFYONKARAHİSARAFYONKARAHİSAR MERKEZANITKAYA İMAM HATİP ORTAOKULU 24BRY804 21 408 492 32439

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türkçe Sosyal Din Kültürü İngilizce Matematik Fen

Türkçe SOSYAL BİLGİLERDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 11 7 8,23 6 2 5,70 6 3 4,89 5 3 3,82 7 4 5,99 12 5 10,21 47 25 38,84 321,880

Okul Ortalaması 8 7 6,00 7 2 6,33 6 3 4,63 2 2 1,56 3 3 1,91 11 4 9,83 37 21 30,26 291,170

KATILIMLAR

1 7 AYDAN Ö. 8B 18 2 17,33 10 0 10,00 9 1 8,67 3 1 2,67 10 3 9,00 19 1 18,67 69 8 66,34 422,528 1 1 67 78 5249
% 16

2 9 DENİZ OMAK 8A 16 3 15,00 8 2 7,33 8 2 7,33 6 3 5,00 5 3 4,00 19 1 18,67 62 14 57,33 387,672 1 2 112 135 8539
% 26

3 42 CENK TAŞKIN 8B 13 7 10,67 9 1 8,67 8 2 7,33 4 6 2,00 10 6 8,00 19 1 18,67 63 23 55,34 383,537 2 3 118 143 8953
% 28

4 1 ELİF ESER 8B 10 9 7,00 9 1 8,67 6 3 5,00 2 2 1,33 8 5 6,33 14 5 12,33 49 25 40,66 328,936 3 4 180 220 14837
% 46

5 10 ALPEREN 8 10 5 8,33 7 2 6,33 5 2 4,33 4 3 3,00 4 1 3,67 15 4 13,67 45 17 39,33 326,262 1 5 182 225 15162
% 47

6 119 ZEYNEP EROL 8B 10 9 7,00 9 1 8,67 9 1 8,67 3 3 2,00 0 1 -0,33 17 2 16,33 48 17 42,34 325,058 4 6 183 227 15298
% 47

7 45 ZÜLAL ÖZTÜRK 8B 11 2 10,33 8 1 7,67 6 2 5,33 14 3 13,00 39 8 36,33 316,202 5 7 200 250 16372
% 50

8 28 ZEYNEP ÜN 8A 9 5 7,33 9 0 9,00 7 0 7,00 3 1 2,67 1 1 0,67 11 6 9,00 40 13 35,67 298,893 2 8 215 271 18427
% 57

9 0 RAFİA KOPAN 8 9 5 7,33 8 1 7,67 7 1 6,67 2 2 1,33 4 0 4,00 8 4 6,67 38 13 33,67 298,582 2 9 217 273 18464
% 57

10 41 SEFA ERDEM  B 5 3 4,00 5 3 4,00 5 5 3,33 4 1 3,67 14 4 12,67 33 16 27,67 292,993 1 10 227 288 19106
% 59

11 6 SÜMEYYE SAKİ  B 9 9 6,00 6 3 5,00 3 6 1,00 1 1 0,67 3 8 0,33 15 3 14,00 37 30 27,00 291,249 2 11 231 293 19333
% 60

12 14 KÜBRA KAYNAR 8B 5 9 2,00 8 1 7,67 6 3 5,00 1 0 1,00 1 2 0,33 12 2 11,33 33 17 27,33 275,388 6 12 253 319 21308
% 66

13 0 YASİ N SAĞLAM  B 7 10 3,67 7 3 6,00 4 4 2,67 1 5 -0,67 14 4 12,67 33 26 24,34 275,172 3 13 255 321 21329
% 66

14 2 HAT CE KÖK 8 10 7 7,67 6 3 5,00 6 3 5,00 7 2 6,33 1 1 0,67 5 3 4,00 35 19 28,67 274,793 3 14 256 322 21369
% 66

15 11 IRAZ SAÇAK 8A 8 6 6,00 4 1 3,67 3 3 2,00 4 3 3,00 1 4 -0,33 11 4 9,67 31 21 24,01 273,735 3 15 257 324 21504
% 66

16 36 UMUT TÜPLEK 8 5 7 2,67 9 1 8,67 7 2 6,33 2 1 1,67 1 1 0,67 3 4 1,67 27 16 21,68 245,016 4 16 294 367 24991
% 77

17 5 FADİME NUR KÜLTE 8A 4 15 -1,00 4 6 2,00 1 9 -2,00 13 7 10,67 22 37 9,67 233,953 4 17 315 390 26343
% 81

18 23 GAMZENUR SALMAN 8A 6 8 3,33 4 5 2,33 5 4 3,67 2 5 0,33 1 3 0,00 4 10 0,67 22 35 10,33 223,349 5 18 337 415 27609
% 85

19 0 NEHİR EFE 8 5 7 2,67 1 4 -0,33 4 2 3,33 1 2 0,33 4 7 1,67 3 8 0,33 18 30 8,00 221,098 5 19 343 421 27927
% 86

20 3 SERKAN TETİK 8B 2 9 -1,00 10 0 10,00 6 4 4,67 3 7 0,67 21 20 14,34 218,650 7 20 346 424 28233
% 87

21 25 HÜSEYİN DADAK  4 13 -0,33 6 3 5,00 4 6 2,00 0 2 -0,67 2 11 -1,67 4 9 1,00 20 44 5,33 201,454 1 21 366 448 30253
% 93
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